
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 41 41 1537 110454

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,0610,68 20,39 2,27 1,71 1,84 1,68 1,88 1,21 3,22 0,94 2,98 3,32 0,72 3,14 0,01 0,01 0,01 7,35 2,67 6,68 1,04 0,50 0,92 1,43 1,54 1,04 1,17 1,67 0,76 0,80 1,48 0,43 45,3523,80 39,40 253,820

Okul Ortalaması 20,8511,93 17,87 2,24 1,44 1,88 1,49 1,88 1,02 2,41 1,39 2,07 3,39 0,90 3,16 0,00 0,00 0,00 2,73 2,12 2,20 0,15 0,07 0,13 0,73 1,00 0,48 0,54 0,88 0,32 0,51 0,61 0,36 35,0422,22 29,49 215,070

KATILIMLAR

1 0 ÇELİK  M 36 3 35,25 2 0 2,00 0 3 -0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 9 2 8,50 4 0 4,00 2 2 1,50 6 0 6,00 69 10 66,50 338,708 13799

2 59 ZEYNEPP SELAKİİ 12 32 5 30,75 5 0 5,00 3 0 3,00 2 0 2,00 5 0 5,00 6 5 4,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 56 12 53,00 298,123 28304

3 52 RECEP 12D 30 10 27,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 11 4 10,00 54 21 48,75 285,650 34376

4 11 RAVZA SİNCAR 12B 33 7 31,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 2 3,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 52 19 47,25 280,623 37156

5 34 KEVSERYVZ 12D 30 10 27,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 49 21 43,75 270,540 43309

6 12 MAHSUM BAYRAK   5 9 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 12 1 11,75 3 0 3,00 5 1 4,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 46 20 41,00 265,823 46461

7 41 SEVGİ ORAL 12B 28 12 25,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 47 20 42,00 265,580 46631

8 39 REMZİYE ELİBOL 12B 27 13 23,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 1 4,75 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 47 23 41,25 263,558 47991

9 0 NUPELDA BULUT 12A 21 14 17,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 8 3 7,25 2 4 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 47 30 39,50 259,225 50987

10 91 BERFİN AKIN 12 26 12 23,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 43 17 38,75 256,185 53200

11 225 ARAZ  M 22 18 17,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 7 10 4,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 48 42 37,50 253,195 55420

12 723 UĞUR ŞAHİN 12 25 14 21,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 43 22 37,50 252,475 55951

13 0 VESİLE GÜLSEVER 12A 27 11 24,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 3 2,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 45 30 37,50 252,198 56146

14 30 GÜLŞAH KABAK   26 11 23,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 3 5,25 1 1 0,75 0 5 -1,25 43 26 36,50 249,158 58400

15 158 SEMA NUR SUNGU 12D 28 12 25,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 4 1,00 1 4 0,00 2 1 1,75 0 5 -1,25 45 34 36,50 249,000 58539

16 186 MELEK ÇELİK 12B 25 15 21,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 41 20 36,00 247,958 59316

17 16 NURŞİN KORTAK 12A 27 5 25,75 2 1 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 0 3,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 39 12 36,00 247,393 59793

18 22 DİLAN ARSLAN 12B 29 6 27,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 1 0,75 38 10 35,50 245,635 61128

19 21 SANEM ÖZEL 12A 25 12 22,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 3 2,25 1 0 1,00 41 25 34,75 244,235 62239

20 54 BÜŞRA TEPEBAŞI 12A 23 11 20,25 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 40 24 34,00 242,248 63676

21 189 HANDAN DAĞ 12A 27 11 24,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 37 15 33,25 239,263 65843

22 18 SEMANUR BYRKK 12C 24 13 20,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 36 22 30,50 231,443 71420

23 173 BERİN YILDIZ 12B 22 17 17,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 36 23 30,25 231,048 71683

24 153 FATMANUR EMEK 12D 21 13 17,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 20 28,00 224,233 76295

25 43 SEMA NUR ASKAY 12A 24 16 20,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 2 2 1,50 33 20 28,00 223,960 76489

26 174 ERDOGAN 12D 21 17 16,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 6 4 5,00 35 30 27,50 222,873 77191

27 156 FATMA AKGÜL   B 21 18 16,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 32 27 25,25 216,110 81423

28 26 BÜŞRA TUNÇAY 12B 19 17 14,75 3 0 3,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 0 3,00 29 22 23,50 211,053 84293

29 127 SONGÜL SELAKİ 12B 23 17 18,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 34 23,50 210,513 84592
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 41 41 1537 110454

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,0610,68 20,39 2,27 1,71 1,84 1,68 1,88 1,21 3,22 0,94 2,98 3,32 0,72 3,14 0,01 0,01 0,01 7,35 2,67 6,68 1,04 0,50 0,92 1,43 1,54 1,04 1,17 1,67 0,76 0,80 1,48 0,43 45,3523,80 39,40 253,820

Okul Ortalaması 20,8511,93 17,87 2,24 1,44 1,88 1,49 1,88 1,02 2,41 1,39 2,07 3,39 0,90 3,16 0,00 0,00 0,00 2,73 2,12 2,20 0,15 0,07 0,13 0,73 1,00 0,48 0,54 0,88 0,32 0,51 0,61 0,36 35,0422,22 29,49 215,070

KATILIMLAR

30 641 YAĞMUR 12C 20 15 16,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 3 0 3,00 27 22 21,50 204,818 87586

31 254 İBRAHİM ORAL 12C 19 15 15,25 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 10 0,50 30 35 21,25 204,193 87872

32 909 ÖZLEM ADIGÜZEL 12C 17 11 14,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 24 14 20,50 202,058 88916

33 25 KADRİYE OKUMUŞ 12A 17 18 12,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 5 2,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 30 39 20,25 201,510 89188

34 0 AKGUL RABİA 12B 16 21 10,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 26 27 19,25 198,738 90481

35 166 BEYZAGÜL DOĞRUYOL 12D 16 14 12,50 2 2 1,50 1 4 0,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 3 0,25 24 26 17,50 193,225 92796

36 116 HALİSE NUR DOĞRUYOL12A 9 13 5,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 6 3,50 0 7 -1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 19 38 9,50 169,873 100577

37 75 EEEEE 12D 12 22 6,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 4 0,00 1 0 1,00 18 40 8,00 165,355 101736

38 33 MEHMET YILM Z 12C 0 0 0,00

39 723 ŞAHİN UĞUR 12C 0 0 0,00

40 254 İBRAHİM ORAL 12C 0 0 0,00

41 113 HİKMET ADGZL 12C 2 11 -0,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 3 19 -1,75

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 41 41 1537 110454

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,0610,68 20,39 2,27 1,71 1,84 1,68 1,88 1,21 3,22 0,94 2,98 3,32 0,72 3,14 0,01 0,01 0,01 7,35 2,67 6,68 1,04 0,50 0,92 1,43 1,54 1,04 1,17 1,67 0,76 0,80 1,48 0,43 45,3523,80 39,40 253,820

Okul Ortalaması 20,8511,93 17,87 2,24 1,44 1,88 1,49 1,88 1,02 2,41 1,39 2,07 3,39 0,90 3,16 0,00 0,00 0,00 2,73 2,12 2,20 0,15 0,07 0,13 0,73 1,00 0,48 0,54 0,88 0,32 0,51 0,61 0,36 35,0422,22 29,49 215,070

SINIF:   

KATILIMLAR

1 12 MAHSUM BAYRAK   5 9 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 12 1 11,75 3 0 3,00 5 1 4,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 46 20 41,00 265,823 46461

2 30 GÜLŞAH KABAK   26 11 23,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 3 5,25 1 1 0,75 0 5 -1,25 43 26 36,50 249,158 58400

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



  B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 41 41 1537 110454

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,0610,68 20,39 2,27 1,71 1,84 1,68 1,88 1,21 3,22 0,94 2,98 3,32 0,72 3,14 0,01 0,01 0,01 7,35 2,67 6,68 1,04 0,50 0,92 1,43 1,54 1,04 1,17 1,67 0,76 0,80 1,48 0,43 45,3523,80 39,40 253,820

Okul Ortalaması 20,8511,93 17,87 2,24 1,44 1,88 1,49 1,88 1,02 2,41 1,39 2,07 3,39 0,90 3,16 0,00 0,00 0,00 2,73 2,12 2,20 0,15 0,07 0,13 0,73 1,00 0,48 0,54 0,88 0,32 0,51 0,61 0,36 35,0422,22 29,49 215,070

SINIF:   B

KATILIMLAR

1 156 FATMA AKGÜL   B 21 18 16,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 32 27 25,25 216,110 81423

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



 M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 41 41 1537 110454

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,0610,68 20,39 2,27 1,71 1,84 1,68 1,88 1,21 3,22 0,94 2,98 3,32 0,72 3,14 0,01 0,01 0,01 7,35 2,67 6,68 1,04 0,50 0,92 1,43 1,54 1,04 1,17 1,67 0,76 0,80 1,48 0,43 45,3523,80 39,40 253,820

Okul Ortalaması 20,8511,93 17,87 2,24 1,44 1,88 1,49 1,88 1,02 2,41 1,39 2,07 3,39 0,90 3,16 0,00 0,00 0,00 2,73 2,12 2,20 0,15 0,07 0,13 0,73 1,00 0,48 0,54 0,88 0,32 0,51 0,61 0,36 35,0422,22 29,49 215,070

SINIF:  M

KATILIMLAR

1 0 ÇELİK  M 36 3 35,25 2 0 2,00 0 3 -0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 9 2 8,50 4 0 4,00 2 2 1,50 6 0 6,00 69 10 66,50 338,708 13799

2 225 ARAZ  M 22 18 17,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 7 10 4,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 48 42 37,50 253,195 55420

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
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300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 41 41 1537 110454

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,0610,68 20,39 2,27 1,71 1,84 1,68 1,88 1,21 3,22 0,94 2,98 3,32 0,72 3,14 0,01 0,01 0,01 7,35 2,67 6,68 1,04 0,50 0,92 1,43 1,54 1,04 1,17 1,67 0,76 0,80 1,48 0,43 45,3523,80 39,40 253,820

Okul Ortalaması 20,8511,93 17,87 2,24 1,44 1,88 1,49 1,88 1,02 2,41 1,39 2,07 3,39 0,90 3,16 0,00 0,00 0,00 2,73 2,12 2,20 0,15 0,07 0,13 0,73 1,00 0,48 0,54 0,88 0,32 0,51 0,61 0,36 35,0422,22 29,49 215,070

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 59 ZEYNEPP SELAKİİ 12 32 5 30,75 5 0 5,00 3 0 3,00 2 0 2,00 5 0 5,00 6 5 4,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 56 12 53,00 298,123 28304

2 91 BERFİN AKIN 12 26 12 23,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 43 17 38,75 256,185 53200

3 723 UĞUR ŞAHİN 12 25 14 21,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 43 22 37,50 252,475 55951

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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40
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100
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300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 41 41 1537 110454

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,0610,68 20,39 2,27 1,71 1,84 1,68 1,88 1,21 3,22 0,94 2,98 3,32 0,72 3,14 0,01 0,01 0,01 7,35 2,67 6,68 1,04 0,50 0,92 1,43 1,54 1,04 1,17 1,67 0,76 0,80 1,48 0,43 45,3523,80 39,40 253,820

Okul Ortalaması 20,8511,93 17,87 2,24 1,44 1,88 1,49 1,88 1,02 2,41 1,39 2,07 3,39 0,90 3,16 0,00 0,00 0,00 2,73 2,12 2,20 0,15 0,07 0,13 0,73 1,00 0,48 0,54 0,88 0,32 0,51 0,61 0,36 35,0422,22 29,49 215,070

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 0 NUPELDA BULUT 12A 21 14 17,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 8 3 7,25 2 4 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 47 30 39,50 259,225 50987

2 0 VESİLE GÜLSEVER 12A 27 11 24,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 3 2,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 45 30 37,50 252,198 56146

3 16 NURŞİN KORTAK 12A 27 5 25,75 2 1 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 0 3,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 39 12 36,00 247,393 59793

4 21 SANEM ÖZEL 12A 25 12 22,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 3 2,25 1 0 1,00 41 25 34,75 244,235 62239

5 54 BÜŞRA TEPEBAŞI 12A 23 11 20,25 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 40 24 34,00 242,248 63676

6 189 HANDAN DAĞ 12A 27 11 24,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 37 15 33,25 239,263 65843

7 43 SEMA NUR ASKAY 12A 24 16 20,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 2 2 1,50 33 20 28,00 223,960 76489

8 25 KADRİYE OKUMUŞ 12A 17 18 12,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 5 2,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 30 39 20,25 201,510 89188

9 116 HALİSE NUR DOĞRUYOL12A 9 13 5,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 6 3,50 0 7 -1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 19 38 9,50 169,873 100577

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 41 41 1537 110454

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,0610,68 20,39 2,27 1,71 1,84 1,68 1,88 1,21 3,22 0,94 2,98 3,32 0,72 3,14 0,01 0,01 0,01 7,35 2,67 6,68 1,04 0,50 0,92 1,43 1,54 1,04 1,17 1,67 0,76 0,80 1,48 0,43 45,3523,80 39,40 253,820

Okul Ortalaması 20,8511,93 17,87 2,24 1,44 1,88 1,49 1,88 1,02 2,41 1,39 2,07 3,39 0,90 3,16 0,00 0,00 0,00 2,73 2,12 2,20 0,15 0,07 0,13 0,73 1,00 0,48 0,54 0,88 0,32 0,51 0,61 0,36 35,0422,22 29,49 215,070

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 11 RAVZA SİNCAR 12B 33 7 31,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 2 3,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 52 19 47,25 280,623 37156

2 41 SEVGİ ORAL 12B 28 12 25,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 47 20 42,00 265,580 46631

3 39 REMZİYE ELİBOL 12B 27 13 23,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 1 4,75 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 47 23 41,25 263,558 47991

4 186 MELEK ÇELİK 12B 25 15 21,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 41 20 36,00 247,958 59316

5 22 DİLAN ARSLAN 12B 29 6 27,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 1 0,75 38 10 35,50 245,635 61128

6 173 BERİN YILDIZ 12B 22 17 17,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 36 23 30,25 231,048 71683

7 26 BÜŞRA TUNÇAY 12B 19 17 14,75 3 0 3,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 0 3,00 29 22 23,50 211,053 84293

8 127 SONGÜL SELAKİ 12B 23 17 18,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 34 23,50 210,513 84592

9 0 AKGUL RABİA 12B 16 21 10,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 26 27 19,25 198,738 90481

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 41 41 1537 110454

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,0610,68 20,39 2,27 1,71 1,84 1,68 1,88 1,21 3,22 0,94 2,98 3,32 0,72 3,14 0,01 0,01 0,01 7,35 2,67 6,68 1,04 0,50 0,92 1,43 1,54 1,04 1,17 1,67 0,76 0,80 1,48 0,43 45,3523,80 39,40 253,820

Okul Ortalaması 20,8511,93 17,87 2,24 1,44 1,88 1,49 1,88 1,02 2,41 1,39 2,07 3,39 0,90 3,16 0,00 0,00 0,00 2,73 2,12 2,20 0,15 0,07 0,13 0,73 1,00 0,48 0,54 0,88 0,32 0,51 0,61 0,36 35,0422,22 29,49 215,070

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 18 SEMANUR BYRKK 12C 24 13 20,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 36 22 30,50 231,443 71420

2 641 YAĞMUR 12C 20 15 16,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 3 0 3,00 27 22 21,50 204,818 87586

3 254 İBRAHİM ORAL 12C 19 15 15,25 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 10 0,50 30 35 21,25 204,193 87872

4 909 ÖZLEM ADIGÜZEL 12C 17 11 14,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 24 14 20,50 202,058 88916

5 254 İBRAHİM ORAL 12C 0 0 0,00

6 33 MEHMET YILM Z 12C 0 0 0,00

7 723 ŞAHİN UĞUR 12C 0 0 0,00

8 113 HİKMET ADGZL 12C 2 11 -0,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 3 19 -1,75

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 41 41 1537 110454

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,0610,68 20,39 2,27 1,71 1,84 1,68 1,88 1,21 3,22 0,94 2,98 3,32 0,72 3,14 0,01 0,01 0,01 7,35 2,67 6,68 1,04 0,50 0,92 1,43 1,54 1,04 1,17 1,67 0,76 0,80 1,48 0,43 45,3523,80 39,40 253,820

Okul Ortalaması 20,8511,93 17,87 2,24 1,44 1,88 1,49 1,88 1,02 2,41 1,39 2,07 3,39 0,90 3,16 0,00 0,00 0,00 2,73 2,12 2,20 0,15 0,07 0,13 0,73 1,00 0,48 0,54 0,88 0,32 0,51 0,61 0,36 35,0422,22 29,49 215,070

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 52 RECEP 12D 30 10 27,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 11 4 10,00 54 21 48,75 285,650 34376

2 34 KEVSERYVZ 12D 30 10 27,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 49 21 43,75 270,540 43309

3 158 SEMA NUR SUNGU 12D 28 12 25,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 4 1,00 1 4 0,00 2 1 1,75 0 5 -1,25 45 34 36,50 249,000 58539

4 153 FATMANUR EMEK 12D 21 13 17,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 20 28,00 224,233 76295

5 174 ERDOGAN 12D 21 17 16,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 6 4 5,00 35 30 27,50 222,873 77191

6 166 BEYZAGÜL DOĞRUYOL 12D 16 14 12,50 2 2 1,50 1 4 0,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 3 0,25 24 26 17,50 193,225 92796

7 75 EEEEE 12D 12 22 6,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 4 0,00 1 0 1,00 18 40 8,00 165,355 101736

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
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200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 41 41 1537 110454

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,1 10,7 20,39 10,5 5,3 9,18 8,4 3,2 7,60 3,4 4,7 2,23 45,4 23,8 39,40 253,820

Okul Ortalaması 20,9 11,9 17,87 9,5 5,6 8,13 2,9 2,2 2,33 1,8 2,5 1,16 35,1 22,2 29,49 215,070

KATILIMLAR

1 0 ÇELİK  M 36 3 35,25 12 3 11,25 9 2 8,50 12 2 11,50 69 10 66,50 338,708 1 1 1 170 13799

2 59 ZEYNEPP SELAKİİ 12 32 5 30,75 15 0 15,00 7 5 5,75 2 2 1,50 56 12 53,00 298,123 1 2 2 335 28304

3 52 RECEP 12D 30 10 27,50 13 7 11,25 11 4 10,00 54 21 48,75 285,650 1 3 3 404 34376

4 11 RAVZA SİNCAR 12B 33 7 31,25 14 5 12,75 4 2 3,50 1 5 -0,25 52 19 47,25 280,623 1 4 4 435 37156

5 34 KEVSERYVZ 12D 30 10 27,50 16 4 15,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 49 21 43,75 270,540 2 5 5 507 43309

6 12 MAHSUM BAYRAK   5 9 2,75 15 2 14,50 15 1 14,75 11 8 9,00 46 20 41,00 265,823 1 6 6 548 46461

7 41 SEVGİ ORAL 12B 28 12 25,00 17 3 16,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 47 20 42,00 265,580 2 7 7 550 46631

8 39 REMZİYE ELİBOL 12B 27 13 23,75 12 8 10,00 6 1 5,75 2 1 1,75 47 23 41,25 263,558 3 8 8 570 47991

9 0 NUPELDA BULUT 12A 21 14 17,50 11 6 9,50 8 3 7,25 7 7 5,25 47 30 39,50 259,225 1 9 9 600 50987

10 91 BERFİN AKIN 12 26 12 23,00 10 3 9,25 3 1 2,75 4 1 3,75 43 17 38,75 256,185 2 10 10 623 53200

11 225 ARAZ  M 22 18 17,50 12 8 10,00 7 10 4,50 7 6 5,50 48 42 37,50 253,195 2 11 11 644 55420

12 723 UĞUR ŞAHİN 12 25 14 21,50 14 6 12,50 3 0 3,00 1 2 0,50 43 22 37,50 252,475 3 12 12 650 55951

13 0 VESİLE GÜLSEVER 12A 27 11 24,25 11 8 9,00 2 1 1,75 5 10 2,50 45 30 37,50 252,198 2 13 13 653 56146

14 30 GÜLŞAH KABAK   26 11 23,25 10 6 8,50 7 4 6,00 0 5 -1,25 43 26 36,50 249,158 2 14 14 681 58400

15 158 SEMA NUR SUNGU 12D 28 12 25,00 12 8 10,00 2 4 1,00 3 10 0,50 45 34 36,50 249,000 3 15 15 684 58539

16 186 MELEK ÇELİK 12B 25 15 21,25 16 4 15,00 0 1 -0,25 41 20 36,00 247,958 4 16 16 699 59316

17 16 NURŞİN KORTAK 12A 27 5 25,75 9 4 8,00 2 1 1,75 1 2 0,50 39 12 36,00 247,393 3 17 17 704 59793

18 22 DİLAN ARSLAN 12B 29 6 27,50 8 3 7,25 1 1 0,75 38 10 35,50 245,635 5 18 18 722 61128

19 21 SANEM ÖZEL 12A 25 12 22,00 10 5 8,75 1 3 0,25 5 5 3,75 41 25 34,75 244,235 4 19 19 743 62239

20 54 BÜŞRA TEPEBAŞI 12A 23 11 20,25 10 5 8,75 7 8 5,00 40 24 34,00 242,248 5 20 20 770 63676

21 189 HANDAN DAĞ 12A 27 11 24,25 8 2 7,50 2 2 1,50 37 15 33,25 239,263 6 21 21 800 65843

22 18 SEMANUR BYRKK 12C 24 13 20,75 11 8 9,00 1 1 0,75 36 22 30,50 231,443 1 22 22 892 71420

23 173 BERİN YILDIZ 12B 22 17 17,75 14 6 12,50 36 23 30,25 231,048 6 23 23 895 71683

24 153 FATMANUR EMEK 12D 21 13 17,75 10 5 8,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 33 20 28,00 224,233 4 24 24 978 76295

25 43 SEMA NUR ASKAY 12A 24 16 20,00 7 2 6,50 2 2 1,50 33 20 28,00 223,960 7 25 25 984 76489

26 174 ERDOGAN 12D 21 17 16,75 8 9 5,75 6 4 5,00 35 30 27,50 222,873 5 26 26 998 77191

27 156 FATMA AKGÜL   B 21 18 16,50 11 9 8,75 32 27 25,25 216,110 1 27 27 1067 81423

28 26 BÜŞRA TUNÇAY 12B 19 17 14,75 10 5 8,75 29 22 23,50 211,053 7 28 28 1118 84293

29 127 SONGÜL SELAKİ 12B 23 17 18,75 9 11 6,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 32 34 23,50 210,513 8 29 29 1124 84592

30 641 YAĞMUR 12C 20 15 16,25 7 7 5,25 27 22 21,50 204,818 2 30 30 1162 87586

31 254 İBRAHİM ORAL 12C 19 15 15,25 8 10 5,50 3 10 0,50 30 35 21,25 204,193 3 31 31 1168 87872

32 909 ÖZLEM ADIGÜZEL 12C 17 11 14,25 7 3 6,25 24 14 20,50 202,058 4 32 32 1196 88916

33 25 KADRİYE OKUMUŞ 12A 17 18 12,50 8 10 5,50 4 5 2,75 1 6 -0,50 30 39 20,25 201,510 8 33 33 1202 89188

34 0 AKGUL RABİA 12B 16 21 10,75 10 6 8,50 26 27 19,25 198,738 9 34 34 1230 90481

35 166 BEYZAGÜL DOĞRUYOL 12D 16 14 12,50 7 9 4,75 1 3 0,25 24 26 17,50 193,225 6 35 35 1271 92796

36 116 HALİSE NUR DOĞRUYOL12A 9 13 5,75 4 8 2,00 5 6 3,50 1 11 -1,75 19 38 9,50 169,873 9 36 36 1397 100577

37 75 EEEEE 12D 12 22 6,50 4 14 0,50 1 4 0,00 1 0 1,00 18 40 8,00 165,355 7 37 37 1419 101736

38 33 MEHMET YILM Z 12C 0 0 0,00

39 723 ŞAHİN UĞUR 12C 0 0 0,00

40 254 İBRAHİM ORAL 12C 0 0 0,00

41 113 HİKMET ADGZL 12C 2 11 -0,75 1 8 -1,00 3 19 -1,75
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 41 41 1537 110454

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,1 10,7 20,39 10,5 5,3 9,18 8,4 3,2 7,60 3,4 4,7 2,23 45,4 23,8 39,40 253,820

Okul Ortalaması 20,9 11,9 17,87 9,5 5,6 8,13 2,9 2,2 2,33 1,8 2,5 1,16 35,1 22,2 29,49 215,070

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 41 41 1537 110454

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,1 10,7 20,39 10,5 5,3 9,18 8,4 3,2 7,60 3,4 4,7 2,23 45,4 23,8 39,40 253,820

Okul Ortalaması 20,9 11,9 17,87 9,5 5,6 8,13 2,9 2,2 2,33 1,8 2,5 1,16 35,1 22,2 29,49 215,070

SINIF:   

KATILIMLAR

1 12 MAHSUM BAYRAK   5 9 2,75 15 2 14,50 15 1 14,75 11 8 9,00 46 20 41,00 265,823 1 6 6 548 46461

2 30 GÜLŞAH KABAK   26 11 23,25 10 6 8,50 7 4 6,00 0 5 -1,25 43 26 36,50 249,158 2 14 14 681 58400

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



  B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 41 41 1537 110454

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,1 10,7 20,39 10,5 5,3 9,18 8,4 3,2 7,60 3,4 4,7 2,23 45,4 23,8 39,40 253,820

Okul Ortalaması 20,9 11,9 17,87 9,5 5,6 8,13 2,9 2,2 2,33 1,8 2,5 1,16 35,1 22,2 29,49 215,070

SINIF:   B

KATILIMLAR

1 156 FATMA AKGÜL   B 21 18 16,50 11 9 8,75 32 27 25,25 216,110 1 27 27 1067 81423

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



 M SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 41 41 1537 110454

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,1 10,7 20,39 10,5 5,3 9,18 8,4 3,2 7,60 3,4 4,7 2,23 45,4 23,8 39,40 253,820

Okul Ortalaması 20,9 11,9 17,87 9,5 5,6 8,13 2,9 2,2 2,33 1,8 2,5 1,16 35,1 22,2 29,49 215,070

SINIF:  M

KATILIMLAR

1 0 ÇELİK  M 36 3 35,25 12 3 11,25 9 2 8,50 12 2 11,50 69 10 66,50 338,708 1 1 1 170 13799

2 225 ARAZ  M 22 18 17,50 12 8 10,00 7 10 4,50 7 6 5,50 48 42 37,50 253,195 2 11 11 644 55420

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



12 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 41 41 1537 110454

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,1 10,7 20,39 10,5 5,3 9,18 8,4 3,2 7,60 3,4 4,7 2,23 45,4 23,8 39,40 253,820

Okul Ortalaması 20,9 11,9 17,87 9,5 5,6 8,13 2,9 2,2 2,33 1,8 2,5 1,16 35,1 22,2 29,49 215,070

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 59 ZEYNEPP SELAKİİ 12 32 5 30,75 15 0 15,00 7 5 5,75 2 2 1,50 56 12 53,00 298,123 1 2 2 335 28304

2 91 BERFİN AKIN 12 26 12 23,00 10 3 9,25 3 1 2,75 4 1 3,75 43 17 38,75 256,185 2 10 10 623 53200

3 723 UĞUR ŞAHİN 12 25 14 21,50 14 6 12,50 3 0 3,00 1 2 0,50 43 22 37,50 252,475 3 12 12 650 55951
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12A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 41 41 1537 110454

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,1 10,7 20,39 10,5 5,3 9,18 8,4 3,2 7,60 3,4 4,7 2,23 45,4 23,8 39,40 253,820

Okul Ortalaması 20,9 11,9 17,87 9,5 5,6 8,13 2,9 2,2 2,33 1,8 2,5 1,16 35,1 22,2 29,49 215,070

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 0 NUPELDA BULUT 12A 21 14 17,50 11 6 9,50 8 3 7,25 7 7 5,25 47 30 39,50 259,225 1 9 9 600 50987

2 0 VESİLE GÜLSEVER 12A 27 11 24,25 11 8 9,00 2 1 1,75 5 10 2,50 45 30 37,50 252,198 2 13 13 653 56146

3 16 NURŞİN KORTAK 12A 27 5 25,75 9 4 8,00 2 1 1,75 1 2 0,50 39 12 36,00 247,393 3 17 17 704 59793

4 21 SANEM ÖZEL 12A 25 12 22,00 10 5 8,75 1 3 0,25 5 5 3,75 41 25 34,75 244,235 4 19 19 743 62239

5 54 BÜŞRA TEPEBAŞI 12A 23 11 20,25 10 5 8,75 7 8 5,00 40 24 34,00 242,248 5 20 20 770 63676

6 189 HANDAN DAĞ 12A 27 11 24,25 8 2 7,50 2 2 1,50 37 15 33,25 239,263 6 21 21 800 65843

7 43 SEMA NUR ASKAY 12A 24 16 20,00 7 2 6,50 2 2 1,50 33 20 28,00 223,960 7 25 25 984 76489

8 25 KADRİYE OKUMUŞ 12A 17 18 12,50 8 10 5,50 4 5 2,75 1 6 -0,50 30 39 20,25 201,510 8 33 33 1202 89188

9 116 HALİSE NUR DOĞRUYOL12A 9 13 5,75 4 8 2,00 5 6 3,50 1 11 -1,75 19 38 9,50 169,873 9 36 36 1397 100577
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12B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 41 41 1537 110454

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,1 10,7 20,39 10,5 5,3 9,18 8,4 3,2 7,60 3,4 4,7 2,23 45,4 23,8 39,40 253,820

Okul Ortalaması 20,9 11,9 17,87 9,5 5,6 8,13 2,9 2,2 2,33 1,8 2,5 1,16 35,1 22,2 29,49 215,070

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 11 RAVZA SİNCAR 12B 33 7 31,25 14 5 12,75 4 2 3,50 1 5 -0,25 52 19 47,25 280,623 1 4 4 435 37156

2 41 SEVGİ ORAL 12B 28 12 25,00 17 3 16,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 47 20 42,00 265,580 2 7 7 550 46631

3 39 REMZİYE ELİBOL 12B 27 13 23,75 12 8 10,00 6 1 5,75 2 1 1,75 47 23 41,25 263,558 3 8 8 570 47991

4 186 MELEK ÇELİK 12B 25 15 21,25 16 4 15,00 0 1 -0,25 41 20 36,00 247,958 4 16 16 699 59316

5 22 DİLAN ARSLAN 12B 29 6 27,50 8 3 7,25 1 1 0,75 38 10 35,50 245,635 5 18 18 722 61128

6 173 BERİN YILDIZ 12B 22 17 17,75 14 6 12,50 36 23 30,25 231,048 6 23 23 895 71683

7 26 BÜŞRA TUNÇAY 12B 19 17 14,75 10 5 8,75 29 22 23,50 211,053 7 28 28 1118 84293

8 127 SONGÜL SELAKİ 12B 23 17 18,75 9 11 6,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 32 34 23,50 210,513 8 29 29 1124 84592

9 0 AKGUL RABİA 12B 16 21 10,75 10 6 8,50 26 27 19,25 198,738 9 34 34 1230 90481

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 41 41 1537 110454

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,1 10,7 20,39 10,5 5,3 9,18 8,4 3,2 7,60 3,4 4,7 2,23 45,4 23,8 39,40 253,820

Okul Ortalaması 20,9 11,9 17,87 9,5 5,6 8,13 2,9 2,2 2,33 1,8 2,5 1,16 35,1 22,2 29,49 215,070

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 18 SEMANUR BYRKK 12C 24 13 20,75 11 8 9,00 1 1 0,75 36 22 30,50 231,443 1 22 22 892 71420

2 641 YAĞMUR 12C 20 15 16,25 7 7 5,25 27 22 21,50 204,818 2 30 30 1162 87586

3 254 İBRAHİM ORAL 12C 19 15 15,25 8 10 5,50 3 10 0,50 30 35 21,25 204,193 3 31 31 1168 87872

4 909 ÖZLEM ADIGÜZEL 12C 17 11 14,25 7 3 6,25 24 14 20,50 202,058 4 32 32 1196 88916

5 254 İBRAHİM ORAL 12C 0 0 0,00

6 33 MEHMET YILM Z 12C 0 0 0,00

7 723 ŞAHİN UĞUR 12C 0 0 0,00

8 113 HİKMET ADGZL 12C 2 11 -0,75 1 8 -1,00 3 19 -1,75
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12D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 41 41 1537 110454

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,1 10,7 20,39 10,5 5,3 9,18 8,4 3,2 7,60 3,4 4,7 2,23 45,4 23,8 39,40 253,820

Okul Ortalaması 20,9 11,9 17,87 9,5 5,6 8,13 2,9 2,2 2,33 1,8 2,5 1,16 35,1 22,2 29,49 215,070

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 52 RECEP 12D 30 10 27,50 13 7 11,25 11 4 10,00 54 21 48,75 285,650 1 3 3 404 34376

2 34 KEVSERYVZ 12D 30 10 27,50 16 4 15,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 49 21 43,75 270,540 2 5 5 507 43309

3 158 SEMA NUR SUNGU 12D 28 12 25,00 12 8 10,00 2 4 1,00 3 10 0,50 45 34 36,50 249,000 3 15 15 684 58539

4 153 FATMANUR EMEK 12D 21 13 17,75 10 5 8,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 33 20 28,00 224,233 4 24 24 978 76295

5 174 ERDOGAN 12D 21 17 16,75 8 9 5,75 6 4 5,00 35 30 27,50 222,873 5 26 26 998 77191

6 166 BEYZAGÜL DOĞRUYOL 12D 16 14 12,50 7 9 4,75 1 3 0,25 24 26 17,50 193,225 6 35 35 1271 92796

7 75 EEEEE 12D 12 22 6,50 4 14 0,50 1 4 0,00 1 0 1,00 18 40 8,00 165,355 7 37 37 1419 101736
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 41 41 1537 110454

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 23,06 10,68 20,39 2,27 1,71 1,84 1,68 1,88 1,21 3,22 0,94 2,98 3,32 0,72 3,14 0,01 0,01 0,01 7,35 2,67 6,68 1,04 0,50 0,92 1,43 1,54 1,04 1,17 1,67 0,76 0,80 1,48 0,43 45,35 23,80 39,40 253,820

İl Ortalaması 22,22 11,76 19,28 2,15 1,72 1,72 1,59 1,95 1,10 3,00 1,08 2,73 3,31 0,71 3,13 0,02 0,01 0,02 6,40 2,57 5,76 0,98 0,44 0,87 1,41 1,53 1,03 1,16 1,64 0,75 0,80 1,47 0,43 43,04 24,88 36,82 245,790

İlçe Ortalaması 20,85 11,93 17,87 2,24 1,44 1,88 1,49 1,88 1,02 2,41 1,39 2,07 3,39 0,90 3,16 0,00 0,00 0,00 2,73 2,12 2,20 0,15 0,07 0,13 0,73 1,00 0,48 0,54 0,88 0,32 0,51 0,61 0,36 35,04 22,22 29,49 215,070

Okul Ortalaması 20,85 11,93 17,87 2,24 1,44 1,88 1,49 1,88 1,02 2,41 1,39 2,07 3,39 0,90 3,16 0,00 0,00 0,00 2,73 2,12 2,20 0,15 0,07 0,13 0,73 1,00 0,48 0,54 0,88 0,32 0,51 0,61 0,36 35,04 22,22 29,49 215,070

KATILIMLAR

1
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

 M 2 29,00 10,50 26,38 2,00 1,50 1,62 1,00 3,00 0,25 4,50 0,50 4,38 4,50 0,50 4,38 8,00 6,00 6,50 3,50 1,00 3,25 2,00 2,50 1,38 4,00 0,50 3,88 58,50 26,00 52,02 295,950

2
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

12 3 27,67 10,33 25,08 4,33 0,67 4,17 2,67 1,33 2,33 2,00 0,67 1,83 4,00 0,33 3,92 4,00 2,00 3,50 0,33 0,00 0,33 1,00 1,00 0,75 1,00 0,33 0,92 0,33 0,33 0,25 47,33 16,99 43,08 268,930

3
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

  2 15,50 10,00 13,00 3,00 1,50 2,62 1,00 1,50 0,62 4,00 0,50 3,88 4,50 0,50 4,38 9,00 2,00 8,50 2,00 0,50 1,88 2,50 3,00 1,75 2,50 1,00 2,25 0,50 2,50 -0,12 44,50 23,00 38,76 257,490

4
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

12B 9 24,67 13,89 21,19 3,11 0,78 2,92 2,44 2,11 1,92 3,00 1,78 2,56 3,67 1,00 3,42 1,33 1,44 0,97 0,11 0,00 0,11 0,22 0,11 0,19 0,00 0,56 -0,14 0,11 0,33 0,03 38,66 22,00 33,17 239,410

5
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

12A 9 22,22 12,33 19,14 1,33 1,56 0,94 1,00 1,67 0,58 2,33 1,67 1,92 4,00 0,67 3,83 2,89 2,33 2,31 0,00 0,22 -0,06 1,11 2,44 0,50 0,89 2,11 0,36 1,00 0,89 0,78 36,77 25,89 30,30 231,100

6
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

12D 7 22,57 14,00 19,07 2,43 2,14 1,89 1,71 2,86 1,00 2,29 2,00 1,79 3,57 1,00 3,32 3,57 3,00 2,82 0,29 0,86 0,07 0,29 0,57 0,14 0,14 1,00 -0,11 36,86 27,43 29,99 230,130

7
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

  B 1 21,00 18,00 16,50 3,00 2,00 2,50 2,00 3,00 1,25 4,00 1,00 3,75 2,00 3,00 1,25 32,00 27,00 25,25 216,110

8
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

12C 8 10,25 8,13 8,22 1,13 1,63 0,72 0,50 0,88 0,28 1,00 0,88 0,78 1,63 1,13 1,34 0,38 1,25 0,06 0,13 0,13 0,09 15,02 14,03 11,49 105,310
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 41 41 1537 110454

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 23,06 10,68 20,39 2,27 1,71 1,84 1,68 1,88 1,21 3,22 0,94 2,98 3,32 0,72 3,14 0,01 0,01 0,01 7,35 2,67 6,68 1,04 0,50 0,92 1,43 1,54 1,04 1,17 1,67 0,76 0,80 1,48 0,43 45,35 23,80 39,40 253,820

İl Ortalaması 22,22 11,76 19,28 2,15 1,72 1,72 1,59 1,95 1,10 3,00 1,08 2,73 3,31 0,71 3,13 0,02 0,01 0,02 6,40 2,57 5,76 0,98 0,44 0,87 1,41 1,53 1,03 1,16 1,64 0,75 0,80 1,47 0,43 43,04 24,88 36,82 245,790

İlçe Ortalaması 20,85 11,93 17,87 2,24 1,44 1,88 1,49 1,88 1,02 2,41 1,39 2,07 3,39 0,90 3,16 0,00 0,00 0,00 2,73 2,12 2,20 0,15 0,07 0,13 0,73 1,00 0,48 0,54 0,88 0,32 0,51 0,61 0,36 35,04 22,22 29,49 215,070

Okul Ortalaması 20,85 11,93 17,87 2,24 1,44 1,88 1,49 1,88 1,02 2,41 1,39 2,07 3,39 0,90 3,16 0,00 0,00 0,00 2,73 2,12 2,20 0,15 0,07 0,13 0,73 1,00 0,48 0,54 0,88 0,32 0,51 0,61 0,36 35,04 22,22 29,49 215,070

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLŞAH KABAK 30   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,158 253,820 2 14 14 681 58400

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 2 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 13,00 17,87 20,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,62 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,62 1,02 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,88 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,50 8,13 9,18

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 8,50 2,20 6,68

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,88 0,13 0,92

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 10,38 2,33 7,60

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,75 0,48 1,04

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,25 0,32 0,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,12 0,36 0,43

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 3,88 1,16 2,23

Toplam: 120 43 26 36,50 30 38,75 29,49 39,41

TYT Türkçe ADBbAbdDd c BaCcbBCCcEDCEABABDdDECA DdCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal  adBB c d BAEDeDBAbE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DcE D C  edD               B          aB

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen cdcdb               

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 2 1 33
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHSUM BAYRAK 12   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,823 253,820 1 6 6 548 46461

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 2 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 9 2,75 7 13,00 17,87 20,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,62 1,02 1,21

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,88 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,50 8,13 9,18

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 8,50 2,20 6,68

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,88 0,13 0,92

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 10,38 2,33 7,60

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,75 0,48 1,04

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,25 0,32 0,76

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,12 0,36 0,43

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 3,88 1,16 2,23

Toplam: 120 46 20 41,00 34 38,75 29,49 39,41

TYT Türkçe cDebACCbc aca Cc                        

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CDdBB DAb BA DCDBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DcECDCCBBCE         AE        DD    B   

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EABeD CCDcaCDBacAdde

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 2 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA AKGÜL 156   B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,110 253,820 1 27 27 1067 81423

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 1 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 16,50 17,87 20,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,02 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,25 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,75 8,13 9,18

Toplam: 120 32 27 25,25 21 25,25 29,49 39,41

TYT Türkçe bbBabCb cDaABaCcDdCCAcbCbABAcDbDECdBcCCd

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CacBBdDAbbBAcDCbBbbE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAZ 225  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,195 253,820 2 11 11 644 55420

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 2 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 26,38 17,87 20,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,62 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,25 1,02 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,38 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,62 8,13 9,18

Matematik-1 30 7 10 4,50 15 6,50 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,13 0,92

TYT Matematik 40 7 10 4,50 11 6,50 2,33 7,60

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,25 0,48 1,04

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,38 0,32 0,76

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,88 0,36 0,43

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,50 1,16 2,23

Toplam: 120 48 42 37,50 31 52,00 29,49 39,41

TYT Türkçe AaBaACdccaEbBDCcDdaCAEabEAeAcDEadCdBDCaB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CcccBdDAddBbEDCbBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DAEebbd BCaDc ab  A   cb                

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EbBd E Ce Ed c Bb  C

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 6 1 2 17
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇELİK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,708 253,820 1 1 1 170 13799

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 2 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 26,38 17,87 20,39

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,62 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,25 1,02 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,38 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,62 8,13 9,18

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 6,50 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,13 0,92

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 6,50 2,33 7,60

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,25 0,48 1,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,38 0,32 0,76

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,88 0,36 0,43

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 8,50 1,16 2,23

Toplam: 120 69 10 66,50 55 52,00 29,49 39,41

TYT Türkçe ADBEACCD DEABDCEDBdCAbaCEABABDEDECABDCCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal    BBaeb  BAEDCDBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik e c  CC BC D E  EEA                     

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EABC   Ce Eb  CBAEBC

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN AKIN 91 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,185 253,820 2 10 10 623 53200

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 3 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,08 17,87 20,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,17 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,33 1,02 1,21

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,83 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,92 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 12,25 8,13 9,18

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 3,50 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,13 0,92

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 3,83 2,33 7,60

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,75 0,48 1,04

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,92 0,32 0,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,36 0,43

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 1,92 1,16 2,23

Toplam: 120 43 17 38,75 32 43,08 29,49 39,41

TYT Türkçe bDBEedCeBDEABcb DdCCAEDCaAeb DEDECbBDCdB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CDAeBBDAe  c     ACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DA  D      a                            

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EA  b  C E          

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR ŞAHİN 723 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,475 253,820 3 12 12 650 55951

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 3 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 25,08 17,87 20,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,17 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,33 1,02 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,83 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,25 8,13 9,18

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 3,50 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,13 0,92

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 3,83 2,33 7,60

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,75 0,48 1,04

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,92 0,32 0,76

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,25 0,36 0,43

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,92 1,16 2,23

Toplam: 120 43 22 37,50 31 43,08 29,49 39,41

TYT Türkçe AaebACbccDE BDCdDdaCAEeCEABAaDbDECbBDCCc

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CDcBBdDcCcBAEaCDBAbE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik D                     E  A              

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen a         E   b     

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEPP SELAKİİ 59 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,123 253,820 1 2 2 335 28304

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 3 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,08 17,87 20,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,17 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,33 1,02 1,21

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,83 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 0 15,00 75 12,25 8,13 9,18

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 3,50 2,20 6,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,33 0,13 0,92

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 3,83 2,33 7,60

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,75 0,48 1,04

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,92 0,32 0,76

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,25 0,36 0,43

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,92 1,16 2,23

Toplam: 120 56 12 53,00 44 43,08 29,49 39,41

TYT Türkçe A BEACCDBDEbBaCEbBCCAEcC ABABDd ECABDCCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CDABBBDA   AE  DBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik bAEa CCBa  bdE                         B

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen E    c       a     C

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 0 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA TEPEBAŞI 54 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,248 253,820 5 20 20 770 63676

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 9 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 19,14 17,87 20,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,94 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,58 1,02 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,92 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,28 8,13 9,18

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,50 0,48 1,04

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,36 0,32 0,76

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,78 0,36 0,43

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 1,64 1,16 2,23

Toplam: 120 40 24 34,00 28 30,31 29,49 39,41

TYT Türkçe ADBEAC eB c BeC DcCC baCEAeABDdDEC BDddc

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal Ca B dDd  BAa CDBAaE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Fen cABd a eDbaC  aBb BC

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Mayoz 1 1 0 100
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİSE NUR DOĞRUYOL 116 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,873 253,820 9 36 36 1397 100577

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 9 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 13 5,75 14 19,14 17,87 20,39

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,94 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,58 1,02 1,21

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,92 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,83 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 7,28 8,13 9,18

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 2,31 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,13 0,92

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 2,25 2,33 7,60

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,50 0,48 1,04

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,36 0,32 0,76

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,78 0,36 0,43

TYT Fen 20 1 11 -1,75 -9 1,64 1,16 2,23

Toplam: 120 19 38 9,50 8 30,31 29,49 39,41

TYT Türkçe ADa bC cd  cB bcD dC ba EA   cEc b      

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal ea a ac d    cCD AaE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik D Ebb C  C c  ebd            C          

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen cedebde   c  abBc   

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 1 2 14
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HANDAN DAĞ 189 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,263 253,820 6 21 21 800 65843

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 9 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 19,14 17,87 20,39

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,94 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,58 1,02 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,92 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 7,28 8,13 9,18

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,31 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,13 0,92

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,25 2,33 7,60

Toplam: 120 37 15 33,25 28 30,31 29,49 39,41

TYT Türkçe DAEaCAd  bbECBDBCEDAECCDBABAEDdCDcabacDb

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal           CeAEcAEDBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik E e                     Cd              

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADRİYE OKUMUŞ 25 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,510 253,820 8 33 33 1202 89188

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 9 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 19,14 17,87 20,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,94 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,58 1,02 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,92 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,83 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 7,28 8,13 9,18

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 2,31 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,13 0,92

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 2,25 2,33 7,60

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,50 0,48 1,04

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,36 0,32 0,76

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,78 0,36 0,43

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 1,64 1,16 2,23

Toplam: 120 30 39 20,25 17 30,31 29,49 39,41

TYT Türkçe AaBccC be E B ddDdCCA aCbAdAeDEDECbebaba

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal aDcBadD d ecEaCDBcaE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik D E   C    ba     A   ba   d            

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen   de E    ab a  c   

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 3 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUPELDA BULUT 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,225 253,820 1 9 9 600 50987

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 9 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 19,14 17,87 20,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,94 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,58 1,02 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,92 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,28 8,13 9,18

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 2,31 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,13 0,92

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 2,25 2,33 7,60

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,50 0,48 1,04

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,36 0,32 0,76

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,78 0,36 0,43

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 1,64 1,16 2,23

Toplam: 120 47 30 39,50 33 30,31 29,49 39,41

TYT Türkçe AbccAC  B ab  bEDBdCecaCEAacBDEDEdABDCbB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal Ca BdeD d aAaDCDBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik e c  CC Bd D E  EEA                     

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen cABd abCe Eb  C c BC

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURŞİN KORTAK 16 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,393 253,820 3 17 17 704 59793

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 9 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 19,14 17,87 20,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,94 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,58 1,02 1,21

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,92 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,83 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 7,28 8,13 9,18

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,31 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,13 0,92

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 2,25 2,33 7,60

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,50 0,48 1,04

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,36 0,32 0,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,78 0,36 0,43

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,64 1,16 2,23

Toplam: 120 39 12 36,00 30 30,31 29,49 39,41

TYT Türkçe ADB AC  c E   CdDdCCA DCEABABDEDECABDdCd

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal  c BBdDAC ab  CDB  E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik D E            d                        

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen   B  a    b         

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SANEM ÖZEL 21 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,235 253,820 4 19 19 743 62239

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 9 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 19,14 17,87 20,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,94 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,58 1,02 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,92 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,28 8,13 9,18

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,31 2,20 6,68

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,06 0,13 0,92

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 2,25 2,33 7,60

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,50 0,48 1,04

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,36 0,32 0,76

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,78 0,36 0,43

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 1,64 1,16 2,23

Toplam: 120 41 25 34,75 29 30,31 29,49 39,41

TYT Türkçe ADBaAC bcDad D dDBCCAccCEAeABDbDaCbBDCCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal C  dB DA  dAaeCDBAbE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik De                            aa        

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen c c  E Ce EdDaC     

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 2 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA NUR ASKAY 43 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,960 253,820 7 25 25 984 76489

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 9 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 19,14 17,87 20,39

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,94 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,58 1,02 1,21

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,92 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 7,28 8,13 9,18

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,31 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,13 0,92

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,25 2,33 7,60

Toplam: 120 33 20 28,00 23 30,31 29,49 39,41

TYT Türkçe AcaEACdbdcEbBDCEDBaCbEDCEABABDcDdCbaDbac

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal         e  A cCDBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik e E                    C   d            

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VESİLE GÜLSEVER 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,198 253,820 2 13 13 653 56146

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 9 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 19,14 17,87 20,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,94 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,58 1,02 1,21

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,92 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,28 8,13 9,18

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,31 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,13 0,92

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 2,25 2,33 7,60

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,50 0,48 1,04

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,36 0,32 0,76

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,78 0,36 0,43

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 1,64 1,16 2,23

Toplam: 120 45 30 37,50 31 30,31 29,49 39,41

TYT Türkçe baB ACdDd EcBDCcDBCCbEaeEAeABDEDECABbCCB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CeeBcaDeddBAE CDBAaE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik e     C      E                          

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen E BaaEbae daDa Bc  b

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKGUL RABİA 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,738 253,820 9 34 34 1230 90481

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 9 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 21,19 17,87 20,39

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,92 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,92 1,02 1,21

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,56 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,81 8,13 9,18

Toplam: 120 26 27 19,25 16 33,17 29,49 39,41

TYT Türkçe bAaBbAcb DbaCaadCEe ECCadAeAE dCDbBdeeba

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal a e BdBD bCBAE bEDBa     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİN YILDIZ 173 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,048 253,820 6 23 23 895 71683

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 9 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 21,19 17,87 20,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,92 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,92 1,02 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,81 8,13 9,18

Toplam: 120 36 23 30,25 25 33,17 29,49 39,41

TYT Türkçe DAaaCAcDCceaCB dCbDAbCCaeAaAcDEdDEBAdcDb

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DCBAB*dDcCCdAEedEDBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA TUNÇAY 26 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,053 253,820 7 28 28 1118 84293

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 9 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 21,19 17,87 20,39

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,92 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,92 1,02 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,56 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,42 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,81 8,13 9,18

Toplam: 120 29 22 23,50 20 33,17 29,49 39,41

TYT Türkçe Ace Ab ccDE acCEedCCbbDCEdBdeDdDEC BDCad

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal  D BBdDcC cAccCD A E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN ARSLAN 22 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,635 253,820 5 18 18 722 61128

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 9 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 21,19 17,87 20,39

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,92 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,92 1,02 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,56 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,42 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 10,81 8,13 9,18

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,97 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,13 0,92

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,08 2,33 7,60

Toplam: 120 38 10 35,50 30 33,17 29,49 39,41

TYT Türkçe DA BCABD D ECBedCcDAECCDdABAEDECDd  CBDa

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal      AdD  CBb DAEbB      

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik            C a                          

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 2 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK ÇELİK 186 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,958 253,820 4 16 16 699 59316

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 9 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 21,19 17,87 20,39

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,92 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,92 1,02 1,21

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,56 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,81 8,13 9,18

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,97 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,13 0,92

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,08 2,33 7,60

Toplam: 120 41 20 36,00 30 33,17 29,49 39,41

TYT Türkçe ADBaAbCccaaeBeCdDBCCAEaCEAcAeDEDECABDbdc

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CDABBdDACaaAEDCDBdCE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik   d                                     

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZA SİNCAR 11 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,623 253,820 1 4 4 435 37156

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 9 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 21,19 17,87 20,39

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,92 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,92 1,02 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,81 8,13 9,18

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 0,97 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,13 0,92

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 1,08 2,33 7,60

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,19 0,48 1,04

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,14 0,32 0,76

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,03 0,36 0,43

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,08 1,16 2,23

Toplam: 120 52 19 47,25 39 33,17 29,49 39,41

TYT Türkçe ADBEACCDBDaABDeEDBCCAEaCEAcABDcDECABDdaB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal  DABBaDACaeAaDCDBAbE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DcE   C B d                             

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen          cad   e E b

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REMZİYE ELİBOL 39 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,558 253,820 3 8 8 570 47991

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 9 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 21,19 17,87 20,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,92 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,92 1,02 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,81 8,13 9,18

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 0,97 2,20 6,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,11 0,13 0,92

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 1,08 2,33 7,60

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,19 0,48 1,04

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,14 0,32 0,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,03 0,36 0,43

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,08 1,16 2,23

Toplam: 120 47 23 41,25 34 33,17 29,49 39,41

TYT Türkçe AbebACCDdDEABaCcDdCCAcDdEABABDbDEdABDeaB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal eDcBBdDAbcBAbcCDBAaE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik D E   C  C     a          E   D         

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen E    E    c         

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 1 0 50
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ ORAL 41 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,580 253,820 2 7 7 550 46631

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 9 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 21,19 17,87 20,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,92 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,92 1,02 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,56 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,81 8,13 9,18

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 0,97 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,13 0,92

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 1,08 2,33 7,60

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,19 0,48 1,04

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,14 0,32 0,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,03 0,36 0,43

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,08 1,16 2,23

Toplam: 120 47 20 42,00 35 33,17 29,49 39,41

TYT Türkçe aAbBCAcDeDAECBeBCcDAcCCbBABAEDECDaBAacDa

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DCBcBABDECCeAEcAEDBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik E  cbBa                    b            

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen        a            

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL SELAKİ 127 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,513 253,820 8 29 29 1124 84592

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 9 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 21,19 17,87 20,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,92 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,92 1,02 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,56 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 10,81 8,13 9,18

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 0,97 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,13 0,92

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 1,08 2,33 7,60

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,19 0,48 1,04

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,14 0,32 0,76

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,03 0,36 0,43

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,08 1,16 2,23

Toplam: 120 32 34 23,50 20 33,17 29,49 39,41

TYT Türkçe baBdACbDcaEbBDaEDBCCAcadEAceBDEDaCeBDeaB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CaeBBdcbdEaAbeCDBAbb     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik       d        a    d    d              

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen b             d     

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİKMET ADGZL 113 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 8 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 11 -0,75 -2 8,22 17,87 20,39

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,72 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,28 1,02 1,21

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,78 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,34 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 8 -1,00 -5 3,12 8,13 9,18

Toplam: 120 3 19 -1,75 -1 11,50 29,49 39,41

TYT Türkçe  D  c ba edAae                      cbae

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal Ceed           bdcea     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ORAL 254 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 8 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 11,50 29,49 39,41

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ORAL 254 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,193 253,820 3 31 31 1168 87872

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 8 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 8,22 17,87 20,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,72 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,28 1,02 1,21

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,78 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,34 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 3,12 8,13 9,18

Matematik-1 30 3 10 0,50 2 0,06 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,13 0,92

TYT Matematik 40 3 10 0,50 1 0,06 2,33 7,60

Toplam: 120 30 35 21,25 18 11,50 29,49 39,41

TYT Türkçe eDaEAC  dea Bc dDcCCA DCEAB caEDaCeBDaba

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CaeBddDcb BA cCDBcbd     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik e ddcaCB  aba  b   dA                   

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 2 57
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 6 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET YILM Z 33 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 8 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 11,50 29,49 39,41

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM ADIGÜZEL 909 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,058 253,820 4 32 32 1196 88916

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 8 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 8,22 17,87 20,39

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,72 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,28 1,02 1,21

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,78 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,34 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 3,12 8,13 9,18

Toplam: 120 24 14 20,50 17 11,50 29,49 39,41

TYT Türkçe ADc ACd c E BaaEDBdC  aC ABcd  DECdBb   

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal  aeB  D   eA   DBA E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 1 1 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİN UĞUR 723 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 8 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 11,50 29,49 39,41

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR BYRKK 18 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,443 253,820 1 22 22 892 71420

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 8 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 8,22 17,87 20,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,72 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,28 1,02 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,78 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,34 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 3,12 8,13 9,18

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,09 0,48 1,04

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,32 0,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,36 0,43

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,09 1,16 2,23

Toplam: 120 36 22 30,50 25 11,50 29,49 39,41

TYT Türkçe ADBdACacc d BDCE cCCAEaCEAdAeDEeECABedbB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CaecBdDAd aAEcCDBAaE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Fen E e                 

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 2 71
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünme Süreci 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR 641 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,818 253,820 2 30 30 1162 87586

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 8 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 8,22 17,87 20,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,72 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,28 1,02 1,21

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,78 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,34 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 3,12 8,13 9,18

Toplam: 120 27 22 21,50 18 11,50 29,49 39,41

TYT Türkçe bAEeCAc    ddBDBCEDAbCb BcdAEDdCDcabCdDb

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal aCBeB ac  Ccc c EDB      

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 4 43
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZAGÜL DOĞRUYOL 166 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,225 253,820 6 35 35 1271 92796

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 7 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 14 12,50 31 19,07 17,87 20,39

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,89 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,00 1,02 1,21

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,79 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,32 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 8,00 8,13 9,18

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 2,82 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,13 0,92

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 2,82 2,33 7,60

Toplam: 120 24 26 17,50 15 30,00 29,49 39,41

TYT Türkçe bAadC c C  EaBeeddDb CCDe BAdcECDE    eC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal a BeBbaDddCeA  bEDc      

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik de  C      e                            

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 5 1 71
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EEEEE 75 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,355 253,820 7 37 37 1419 101736

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 7 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 22 6,50 16 19,07 17,87 20,39

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,89 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,00 1,02 1,21

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,79 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,32 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 14 0,50 3 8,00 8,13 9,18

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 2,82 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,13 0,92

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 2,82 2,33 7,60

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,07 0,48 1,04

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,14 0,32 0,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,11 0,36 0,43

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,11 1,16 2,23

Toplam: 120 18 40 8,00 7 30,00 29,49 39,41

TYT Türkçe AaBc C  c d aadcDBCC babadabcDEDECdceebd

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal eabaedDbad bbcd cACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik     D      c  b a         b             

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen E                   

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
Özne ve Yüklem 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDOGAN 174 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,873 253,820 5 26 26 998 77191

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 7 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 19,07 17,87 20,39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,89 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,00 1,02 1,21

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,79 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,32 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 8,00 8,13 9,18

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 2,82 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,13 0,92

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 2,82 2,33 7,60

Toplam: 120 35 30 27,50 23 30,00 29,49 39,41

TYT Türkçe AaBaACdcc E BeCcDdaCAEaCEAeAeDEadCbBeCaB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CceaBdDAd a  eCaBAdE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik DAEeb C cC D    b                       

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 4 3 57
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 1 1 17
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR EMEK 153 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,233 253,820 4 24 24 978 76295

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 7 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 19,07 17,87 20,39

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,89 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,00 1,02 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,79 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,32 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,00 8,13 9,18

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 2,82 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,13 0,92

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 2,82 2,33 7,60

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,07 0,48 1,04

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,14 0,32 0,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,11 0,36 0,43

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,11 1,16 2,23

Toplam: 120 33 20 28,00 23 30,00 29,49 39,41

TYT Türkçe DA BCAd bDAECB dCdD cCdaeAaAEc CDEBeb Da

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal   BeB  DddCBAcbAEDB      

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik E D                                     

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen       aa            

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 3 3 43
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 2 2 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSERYVZ 34 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,540 253,820 2 5 5 507 43309

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 7 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 19,07 17,87 20,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,89 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,00 1,02 1,21

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,79 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,32 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,00 8,13 9,18

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,82 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,13 0,92

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,82 2,33 7,60

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,07 0,48 1,04

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,14 0,32 0,76

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 -0,11 0,36 0,43

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,11 1,16 2,23

Toplam: 120 49 21 43,75 36 30,00 29,49 39,41

TYT Türkçe DAaBCAcadbeECBDdCEDAcCbDBABAEDECDEBAaBDC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DCBcBbBDceCBAEDAEDBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik   eAC      a                            

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen       ab     aB b  c

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 6 1 86
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 4 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 6 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP 52 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,650 253,820 1 3 3 404 34376

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 7 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 19,07 17,87 20,39

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,89 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,00 1,02 1,21

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,79 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,32 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,00 8,13 9,18

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 2,82 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,13 0,92

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 2,82 2,33 7,60

Toplam: 120 54 21 48,75 41 30,00 29,49 39,41

TYT Türkçe DAEBCAcDCDcECBbdCbDAbCCeeABAEDECDEBAdBDd

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DCBcBcdDbCCeAaDAEDBa     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik  CDACBDC    cac  dEEEA                  

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
Özne ve Yüklem 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 2 0 33
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA NUR SUNGU 158 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,000 253,820 3 15 15 684 58539

Puanı Hesaplanan: 37 37 1482 106858

Katılımlar: 7 41 41 1537 110454

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 19,07 17,87 20,39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,89 1,88 1,84

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,00 1,02 1,21

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,79 2,07 2,98

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,32 3,16 3,14

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,00 8,13 9,18

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 2,82 2,20 6,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,13 0,92

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 2,82 2,33 7,60

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,07 0,48 1,04

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,14 0,32 0,76

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 -0,11 0,36 0,43

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 0,11 1,16 2,23

Toplam: 120 45 34 36,50 30 30,00 29,49 39,41

TYT Türkçe ADebACdccaEABDCcDBCCAcDCEABABDEDECdBedCc

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal eDeBBaDACceAbcCbBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik c E  C a  d      c                      

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen E ceaa  D aC  beed d

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
Özne ve Yüklem 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 7 7 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 4 3 1 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Hukuk Alanındaki Yenilikler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Akıl Yürütme Becerilerini Diğer Alanlarda Kullanma 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 6 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 2 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
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