
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 681 ZELAL ORAL 11B 22 4 21,00 8 1 7,75 8 1 7,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 49 13 45,75 266,345 1325 396,548 117 123,851 7184 267,101 1355

2 720 SULTAN TUGAY 11B 14 7 12,25 7 1 6,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 30 14 26,50 213,988 5353 268,290 3134 127,474 6747 213,381 3899

3 670 ESRA URAK 11C 12 11 9,25 5 4 4,00 6 3 5,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 27 22 21,50 200,489 6954 244,970 4447 112,730 8639 177,860 6785

4 505 MUHAMMED CEYLAN 11B 8 15 4,25 5 5 3,75 4 5 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 26 28 19,00 194,179 7700 230,567 5256 118,211 7891 143,725 9777

5 519 MERYEM SOYDUT 11B 12 9 9,75 4 3 3,25 2 4 1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 23 21 17,75 190,031 8141 228,131 5387 109,497 11193 178,265 6739

6 739 SEMA KARAER 11A 8 4 7,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 5 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 22 21 16,75 187,696 8421 190,205 7416 137,293 5939 167,011 7803

7 0 MERT SARIYILDIZ 11C 11 19 6,25 5 5 3,75 3 7 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 22 38 12,50 175,889 9591 191,671 7351 112,730 8639 157,379 8675

8 642 KÃ�BRA EROL 111 9 21 3,75 5 4 4,00 2 7 0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 19 34 10,50 170,640 10031 177,959 7982 112,730 8639 140,311 10009

9 691 Ã�ME RALT 111 5 15 1,25 3 6 1,50 5 5 3,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 9 0,75 18 36 9,00 166,778 10305 160,861 8640 117,580 7948 127,756 10847

10 629 MEHMET EKEN 11B 4 6 2,50 4 6 2,50 4 6 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 14 26 7,50 162,470 10546 157,490 8740 112,730 8639 131,778 10610

11 882 AYÅŞE GENÃç 831 7 16 3,00 2 6 0,50 2 6 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 16 34 7,50 162,411 10549 149,841 8979 122,429 7258 144,215 9747

12 512 BERFÄ°N AKYOL 311 3 14 -0,50 3 4 2,00 2 5 0,75 3 1 2,75 1 4 0,00 4 7 2,25 16 35 7,25 162,134 10560 145,315 9115 127,279 6761 124,833 10981

13 285 MEHMET ALÄ° ERCAN 311 5 12 2,00 3 3 2,25 2 7 0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 13 29 5,75 157,668 10768 149,671 8980 109,692 11158 126,860 10861

14 281 EDANUR AKGÃ�L 211 1 8 -1,00 1 8 -1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 4 0,00 6 15 2,25 1 0 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 16 42 5,50 157,452 10778 112,346 9996 146,527 5338 121,419 11163

15 609 ZEKÄ°YE CEYLAN 311 8 15 4,25 1 8 -1,00 1 9 -1,25 2 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 14 35 5,25 156,023 10845 140,158 9277 117,580 7948 148,237 9445

16 714 SÄ°PAN DAÄŞ  21 7 13 3,75 3 5 1,75 1 8 -1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 10 0,50 3 4 2,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 18 52 5,00 155,426 10884 131,223 9553 120,433 7541 143,319 9829

17 452 HALÄ°ME DEÄŞÄ°RMENCÄ 946 6 21 0,75 1 4 0,00 4 6 2,50 2 3 1,25 13 34 4,50 154,359 10924 139,444 9291 112,730 8639 119,830 11199

18 689 Ã�ZLEM ÃçETÄ°NKAYA 203 8 20 3,00 1 6 -0,50 2 7 0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 8 0,00 16 48 4,00 152,705 10990 136,167 9402 112,730 8639 135,191 10385

19 4700 BÃ�ÅŞRA OÄŞUZ 37 7 20 2,00 1 6 -0,50 2 8 0,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 13 37 3,75 152,131 11005 136,921 9384 112,730 8639 128,364 10796

20 832 BAHAR CEYLAN 11C 10 20 5,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 13 37 3,75 151,774 11029 132,926 9481 112,730 8639 148,845 9354

21 649 AYÅŞE ASKAY 211 3 10 0,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 9 23 3,25 150,932 11063 119,779 9824 126,115 6863 128,652 10788

22 276 SAMET Ã�ZDEMÄ°R  21 0 2 -0,50 6 12 3,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 8 21 2,75 149,665 11109 105,644 11765 134,542 6182 129,345 10772

23 340 Ä°BRAHÄ°M Ã�ZDEMÄ°R   5 18 0,50 2 4 1,00 3 7 1,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 11 34 2,50 148,843 11137 123,357 9744 112,730 8639 118,124 11251

24 626 A* EY Ã�KSEL 211 4 11 1,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 10 -1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 10 31 2,25 148,116 11168 122,186 9759 112,168 10746 114,220 11581

25 721 SEYRAN YALÃçINKAYA 311 2 18 -2,50 0 4 -1,00 5 2 4,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 4 1,00 10 35 1,25 145,734 11213 108,582 11717 119,196 7643 103,659 11835

26 625 Ä°MEN ÅŞÄ°MÅŞ KKK   3 18 -1,50 1 5 -0,25 2 8 0,00 0 5 -1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 11 39 1,25 145,643 11214 98,272 11860 129,061 6622 114,998 11357

27 221 ABDULKADÄ°R Ã�ZTÃ�RK   2 1 0 1,00 5 13 1,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 7 24 1,00 144,559 11265 115,263 9910 112,088 10749 132,065 10596

28 667 ELÄ°F Ã�NKOL  21 4 10 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 12 -3,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 5 -0,25 11 41 0,75 143,844 11281 138,242 9337 87,972 11947 106,903 11767

29 687 HATÄ°CE BARLIK 211 3 9 0,75 2 11 -0,75 1 2 0,50 6 22 0,50 143,286 11295 113,660 9971 110,724 11120 115,318 11353
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

30 250 HÃ�SEYÄ°N AYDIN JR 231 3 18 -1,50 1 6 -0,50 4 5 2,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 3 2,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 12 49 -0,25 141,428 11315 96,166 11878 123,662 7195 118,006 11274

31 990 HÄ°LAL GÃ�LTEKÄ°N 503 4 12 1,00 1 4 0,00 1 7 -0,75 1 3 0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 8 33 -0,25 141,158 11319 112,431 9995 107,881 11418 117,025 11309

32 672 HANÄ°FE KESK Ä°N  31 4 13 0,75 0 8 -2,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 8 39 -1,75 137,028 11373 106,967 11752 104,648 11679 112,310 11628

33 700 ÅŞAYHMUS ALTINBAÅŞ 631 4 14 0,50 1 5 -0,25 0 7 -1,75 1 3 0,25 1 2 0,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 7 39 -2,75 134,266 11389 104,174 11782 100,188 11849 109,100 11712

34 516 FASLA OÄŞUZ 311 3 20 -2,00 0 8 -2,00 0 4 -1,00 5 0 5,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 10 36 1,00 124,563 9718 109,497 11193 98,048 11889

35 441 ZÄ°LAN ÅŞÄ°MÅŞEK 648 2 12 -1,00 2 2 1,50 2 6 0,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 8 29 0,75 110,769 10014 114,347 8443 109,387 11704

36 260 Ä°SMAÄ°L YILDIZ 011 3 27 -3,75 2 6 0,50 3 7 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 12 46 0,50 113,430 9983 112,730 8639 89,109 11943

37 679 SÃ�MEYYEOÄŞUZ 631 0 28 -7,00 4 4 3,00 5 5 3,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 11 42 0,50 117,106 9873 111,114 10827 65,417 11976

38 0 HÃ�SEYÄ°N EVCÄ°   1 3 16 -1,00 0 4 -1,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 6 27 -0,75 103,143 11795 112,730 8639 107,883 11741

39 621 ÅŞEVKA KAYMAZ 311 0 24 -6,00 2 6 0,50 3 5 1,75 3 1 2,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 9 44 -2,00 107,958 11725 104,648 11679 66,228 11975

40 246 OSMAN SELÃçUK 311 5 25 -1,25 1 8 -1,00 3 7 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 8 -2,00 0 1 -0,25 12 56 -2,00 111,977 10004 98,377 11871 94,144 11915

41 288 SÃ�MEYYE TÃ�RK  31 4 17 -0,25 2 6 0,50 0 8 -2,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 8 42 -2,50 92,245 11911 114,347 8443 114,507 11580

42 686 GÃ�LBÄ°N SAYGI 0 1 1 20 -4,00 2 5 0,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 5 38 -4,50 86,515 11938 106,264 11561 81,386 11966

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
    1   2  21  31 0 1 011 111 11A 11B 11C 203 211 231 311 37 503 631 648 831 946

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
    1   2  21  31 0 1 011 111



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF:   

KATILIMLAR

1 340 Ä°BRAHÄ°M Ã�ZDEMÄ°R   5 18 0,50 2 4 1,00 3 7 1,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 11 34 2,50 148,843 11137 123,357 9744 112,730 8639 118,124 11251

2 625 Ä°MEN ÅŞÄ°MÅŞ KKK   3 18 -1,50 1 5 -0,25 2 8 0,00 0 5 -1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 11 39 1,25 145,643 11214 98,272 11860 129,061 6622 114,998 11357

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



  1 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF:   1

KATILIMLAR

1 0 HÃ�SEYÄ°N EVCÄ°   1 3 16 -1,00 0 4 -1,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 6 27 -0,75 103,143 11795 112,730 8639 107,883 11741

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



  2 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF:   2

KATILIMLAR

1 221 ABDULKADÄ°R Ã�ZTÃ�RK   2 1 0 1,00 5 13 1,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 7 24 1,00 144,559 11265 115,263 9910 112,088 10749 132,065 10596

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



 21 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF:  21

KATILIMLAR

1 714 SÄ°PAN DAÄŞ  21 7 13 3,75 3 5 1,75 1 8 -1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 10 0,50 3 4 2,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 18 52 5,00 155,426 10884 131,223 9553 120,433 7541 143,319 9829

2 276 SAMET Ã�ZDEMÄ°R  21 0 2 -0,50 6 12 3,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 8 21 2,75 149,665 11109 105,644 11765 134,542 6182 129,345 10772

3 667 ELÄ°F Ã�NKOL  21 4 10 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 12 -3,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 5 -0,25 11 41 0,75 143,844 11281 138,242 9337 87,972 11947 106,903 11767

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



 31 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF:  31

KATILIMLAR

1 672 HANÄ°FE KESK Ä°N  31 4 13 0,75 0 8 -2,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 8 39 -1,75 137,028 11373 106,967 11752 104,648 11679 112,310 11628

2 288 SÃ�MEYYE TÃ�RK  31 4 17 -0,25 2 6 0,50 0 8 -2,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 8 42 -2,50 92,245 11911 114,347 8443 114,507 11580

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



0 1 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 0 1

KATILIMLAR

1 686 GÃ�LBÄ°N SAYGI 0 1 1 20 -4,00 2 5 0,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 5 38 -4,50 86,515 11938 106,264 11561 81,386 11966

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



011 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 011

KATILIMLAR

1 260 Ä°SMAÄ°L YILDIZ 011 3 27 -3,75 2 6 0,50 3 7 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 12 46 0,50 113,430 9983 112,730 8639 89,109 11943

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



111 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 111

KATILIMLAR

1 642 KÃ�BRA EROL 111 9 21 3,75 5 4 4,00 2 7 0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 19 34 10,50 170,640 10031 177,959 7982 112,730 8639 140,311 10009

2 691 Ã�ME RALT 111 5 15 1,25 3 6 1,50 5 5 3,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 9 0,75 18 36 9,00 166,778 10305 160,861 8640 117,580 7948 127,756 10847

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 739 SEMA KARAER 11A 8 4 7,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 5 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 22 21 16,75 187,696 8421 190,205 7416 137,293 5939 167,011 7803

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 681 ZELAL ORAL 11B 22 4 21,00 8 1 7,75 8 1 7,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 49 13 45,75 266,345 1325 396,548 117 123,851 7184 267,101 1355

2 720 SULTAN TUGAY 11B 14 7 12,25 7 1 6,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 30 14 26,50 213,988 5353 268,290 3134 127,474 6747 213,381 3899

3 505 MUHAMMED CEYLAN 11B 8 15 4,25 5 5 3,75 4 5 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 26 28 19,00 194,179 7700 230,567 5256 118,211 7891 143,725 9777

4 519 MERYEM SOYDUT 11B 12 9 9,75 4 3 3,25 2 4 1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 23 21 17,75 190,031 8141 228,131 5387 109,497 11193 178,265 6739

5 629 MEHMET EKEN 11B 4 6 2,50 4 6 2,50 4 6 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 14 26 7,50 162,470 10546 157,490 8740 112,730 8639 131,778 10610

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 670 ESRA URAK 11C 12 11 9,25 5 4 4,00 6 3 5,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 27 22 21,50 200,489 6954 244,970 4447 112,730 8639 177,860 6785

2 0 MERT SARIYILDIZ 11C 11 19 6,25 5 5 3,75 3 7 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 22 38 12,50 175,889 9591 191,671 7351 112,730 8639 157,379 8675

3 832 BAHAR CEYLAN 11C 10 20 5,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 13 37 3,75 151,774 11029 132,926 9481 112,730 8639 148,845 9354

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



203 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 203

KATILIMLAR

1 689 Ã�ZLEM ÃçETÄ°NKAYA 203 8 20 3,00 1 6 -0,50 2 7 0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 8 0,00 16 48 4,00 152,705 10990 136,167 9402 112,730 8639 135,191 10385

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



211 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 211

KATILIMLAR

1 281 EDANUR AKGÃ�L 211 1 8 -1,00 1 8 -1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 4 0,00 6 15 2,25 1 0 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 16 42 5,50 157,452 10778 112,346 9996 146,527 5338 121,419 11163

2 649 AYÅŞE ASKAY 211 3 10 0,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 9 23 3,25 150,932 11063 119,779 9824 126,115 6863 128,652 10788

3 626 A* EY Ã�KSEL 211 4 11 1,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 10 -1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 10 31 2,25 148,116 11168 122,186 9759 112,168 10746 114,220 11581

4 687 HATÄ°CE BARLIK 211 3 9 0,75 2 11 -0,75 1 2 0,50 6 22 0,50 143,286 11295 113,660 9971 110,724 11120 115,318 11353

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



231 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 231

KATILIMLAR

1 250 HÃ�SEYÄ°N AYDIN JR 231 3 18 -1,50 1 6 -0,50 4 5 2,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 3 2,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 12 49 -0,25 141,428 11315 96,166 11878 123,662 7195 118,006 11274

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



311 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 311

KATILIMLAR

1 512 BERFÄ°N AKYOL 311 3 14 -0,50 3 4 2,00 2 5 0,75 3 1 2,75 1 4 0,00 4 7 2,25 16 35 7,25 162,134 10560 145,315 9115 127,279 6761 124,833 10981

2 285 MEHMET ALÄ° ERCAN 311 5 12 2,00 3 3 2,25 2 7 0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 13 29 5,75 157,668 10768 149,671 8980 109,692 11158 126,860 10861

3 609 ZEKÄ°YE CEYLAN 311 8 15 4,25 1 8 -1,00 1 9 -1,25 2 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 14 35 5,25 156,023 10845 140,158 9277 117,580 7948 148,237 9445

4 721 SEYRAN YALÃçINKAYA 311 2 18 -2,50 0 4 -1,00 5 2 4,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 4 1,00 10 35 1,25 145,734 11213 108,582 11717 119,196 7643 103,659 11835

5 516 FASLA OÄŞUZ 311 3 20 -2,00 0 8 -2,00 0 4 -1,00 5 0 5,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 10 36 1,00 124,563 9718 109,497 11193 98,048 11889

6 246 OSMAN SELÃçUK 311 5 25 -1,25 1 8 -1,00 3 7 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 8 -2,00 0 1 -0,25 12 56 -2,00 111,977 10004 98,377 11871 94,144 11915

7 621 ÅŞEVKA KAYMAZ 311 0 24 -6,00 2 6 0,50 3 5 1,75 3 1 2,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 9 44 -2,00 107,958 11725 104,648 11679 66,228 11975

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



37 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 37

KATILIMLAR

1 4700 BÃ�ÅŞRA OÄŞUZ 37 7 20 2,00 1 6 -0,50 2 8 0,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 13 37 3,75 152,131 11005 136,921 9384 112,730 8639 128,364 10796

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



503 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 503

KATILIMLAR

1 990 HÄ°LAL GÃ�LTEKÄ°N 503 4 12 1,00 1 4 0,00 1 7 -0,75 1 3 0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 8 33 -0,25 141,158 11319 112,431 9995 107,881 11418 117,025 11309

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



631 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 631

KATILIMLAR

1 700 ÅŞAYHMUS ALTINBAÅŞ 631 4 14 0,50 1 5 -0,25 0 7 -1,75 1 3 0,25 1 2 0,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 7 39 -2,75 134,266 11389 104,174 11782 100,188 11849 109,100 11712

2 679 SÃ�MEYYEOÄŞUZ 631 0 28 -7,00 4 4 3,00 5 5 3,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 11 42 0,50 117,106 9873 111,114 10827 65,417 11976

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



648 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 648

KATILIMLAR

1 441 ZÄ°LAN ÅŞÄ°MÅŞEK 648 2 12 -1,00 2 2 1,50 2 6 0,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 8 29 0,75 110,769 10014 114,347 8443 109,387 11704

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



831 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 831

KATILIMLAR

1 882 AYÅŞE GENÃç 831 7 16 3,00 2 6 0,50 2 6 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 16 34 7,50 162,411 10549 149,841 8979 122,429 7258 144,215 9747

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



946 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 946

KATILIMLAR

1 452 HALÄ°ME DEÄŞÄ°RMENCÄ 946 6 21 0,75 1 4 0,00 4 6 2,50 2 3 1,25 13 34 4,50 154,359 10924 139,444 9291 112,730 8639 119,830 11199

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 681 ZELAL ORAL 11B 22 4 21,00 24 4 23,00 2 2 1,50 1 3 0,25 49 13 45,75 266,345 1 1 1325 396,548 1 1 117 123,851 2 8 7184 267,101 1 1 1355

2 720 SULTAN TUGAY 11B 14 7 12,25 13 4 12,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 30 14 26,50 213,988 2 2 5353 268,290 2 2 3134 127,474 1 5 6747 213,381 2 2 3899

3 670 ESRA URAK 11C 12 11 9,25 15 11 12,25 27 22 21,50 200,489 1 3 6954 244,970 1 3 4447 112,730 1 18 8639 177,860 1 4 6785

4 505 MUHAMMED CEYLAN 11B 8 15 4,25 17 12 14,00 1 1 0,75 26 28 19,00 194,179 3 4 7700 230,567 3 4 5256 118,211 3 13 7891 143,725 4 10 9777

5 519 MERYEM SOYDUT 11B 12 9 9,75 11 10 8,50 0 2 -0,50 23 21 17,75 190,031 4 5 8141 228,131 4 5 5387 109,497 5 34 11193 178,265 3 3 6739

6 739 SEMA KARAER 11A 8 4 7,00 8 8 6,00 2 5 0,75 4 4 3,00 22 21 16,75 187,696 1 6 8421 190,205 1 7 7416 137,293 1 2 5939 167,011 1 5 7803

7 0 MERT SARIYILDIZ 11C 11 19 6,25 11 19 6,25 22 38 12,50 175,889 2 7 9591 191,671 2 6 7351 112,730 1 18 8639 157,379 2 6 8675

8 642 KÃ�BRA EROL 111 9 21 3,75 10 13 6,75 19 34 10,50 170,640 1 8 10031 177,959 1 8 7982 112,730 2 18 8639 140,311 1 12 10009

9 691 Ã�ME RALT 111 5 15 1,25 10 12 7,00 3 9 0,75 18 36 9,00 166,778 2 9 10305 160,861 2 9 8640 117,580 1 14 7948 127,756 2 19 10847

10 629 MEHMET EKEN 11B 4 6 2,50 10 20 5,00 14 26 7,50 162,470 5 10 10546 157,490 5 10 8740 112,730 4 18 8639 131,778 5 15 10610

11 882 AYÅŞE GENÃç 831 7 16 3,00 7 16 3,00 2 2 1,50 16 34 7,50 162,411 1 11 10549 149,841 1 11 8979 122,429 1 10 7258 144,215 1 9 9747

12 512 BERFÄ°N AKYOL 311 3 14 -0,50 9 14 5,50 4 7 2,25 16 35 7,25 162,134 1 12 10560 145,315 2 13 9115 127,279 1 6 6761 124,833 3 21 10981

13 285 MEHMET ALÄ° ERCAN 311 5 12 2,00 8 15 4,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 13 29 5,75 157,668 2 13 10768 149,671 1 12 8980 109,692 4 33 11158 126,860 2 20 10861

14 281 EDANUR AKGÃ�L 211 1 8 -1,00 5 15 1,25 6 15 2,25 4 4 3,00 16 42 5,50 157,452 1 14 10778 112,346 4 30 9996 146,527 1 1 5338 121,419 2 22 11163

15 609 ZEKÄ°YE CEYLAN 311 8 15 4,25 5 19 0,25 1 1 0,75 14 35 5,25 156,023 3 15 10845 140,158 3 14 9277 117,580 3 14 7948 148,237 1 8 9445

16 714 SÄ°PAN DAÄŞ  21 7 13 3,75 4 17 -0,25 3 10 0,50 4 12 1,00 18 52 5,00 155,426 1 16 10884 131,223 2 20 9553 120,433 2 11 7541 143,319 1 11 9829

17 452 HALÄ°ME DEÄŞÄ°RMENCÄ946 6 21 0,75 7 13 3,75 13 34 4,50 154,359 1 17 10924 139,444 1 15 9291 112,730 1 18 8639 119,830 1 23 11199

18 689 Ã�ZLEM ÃçETÄ°NKAYA 203 8 20 3,00 6 20 1,00 2 8 0,00 16 48 4,00 152,705 1 18 10990 136,167 1 18 9402 112,730 1 18 8639 135,191 1 13 10385

19 4700 BÃ�ÅŞRA OÄŞUZ 37 7 20 2,00 6 17 1,75 13 37 3,75 152,131 1 19 11005 136,921 1 17 9384 112,730 1 18 8639 128,364 1 18 10796

20 832 BAHAR CEYLAN 11C 10 20 5,00 3 17 -1,25 13 37 3,75 151,774 3 20 11029 132,926 3 19 9481 112,730 1 18 8639 148,845 3 7 9354

21 649 AYÅŞE ASKAY 211 3 10 0,50 2 5 0,75 3 5 1,75 1 3 0,25 9 23 3,25 150,932 2 21 11063 119,779 2 24 9824 126,115 2 7 6863 128,652 1 17 10788

22 276 SAMET Ã�ZDEMÄ°R  21 0 2 -0,50 6 12 3,00 2 7 0,25 8 21 2,75 149,665 2 22 11109 105,644 3 36 11765 134,542 1 3 6182 129,345 2 16 10772

23 340 Ä°BRAHÄ°M Ã�ZDEMÄ°R   5 18 0,50 6 16 2,00 11 34 2,50 148,843 1 23 11137 123,357 1 22 9744 112,730 2 18 8639 118,124 1 24 11251

24 626 A* EY Ã�KSEL 211 4 11 1,25 3 8 1,00 1 10 -1,50 2 2 1,50 10 31 2,25 148,116 3 24 11168 122,186 1 23 9759 112,168 3 29 10746 114,220 4 30 11581

25 721 SEYRAN YALÃçINKAYA 311 2 18 -2,50 6 13 2,75 2 4 1,00 10 35 1,25 145,734 4 25 11213 108,582 6 33 11717 119,196 2 12 7643 103,659 4 36 11835

26 625 Ä°MEN ÅŞÄ°MÅŞ KKK   3 18 -1,50 5 19 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 11 39 1,25 145,643 2 26 11214 98,272 2 39 11860 129,061 1 4 6622 114,998 2 28 11357

27 221 ABDULKADÄ°R Ã�ZTÃ�RK   2 1 0 1,00 5 13 1,75 1 11 -1,75 7 24 1,00 144,559 1 27 11265 115,263 1 26 9910 112,088 1 30 10749 132,065 1 14 10596

28 667 ELÄ°F Ã�NKOL  21 4 10 1,50 5 8 3,00 0 12 -3,00 2 11 -0,75 11 41 0,75 143,844 3 28 11281 138,242 1 16 9337 87,972 3 42 11947 106,903 3 35 11767

29 687 HATÄ°CE BARLIK 211 3 9 0,75 2 11 -0,75 1 2 0,50 6 22 0,50 143,286 4 29 11295 113,660 3 27 9971 110,724 4 32 11120 115,318 3 27 11353

30 250 HÃ�SEYÄ°N AYDIN JR 231 3 18 -1,50 5 21 -0,25 3 3 2,25 1 7 -0,75 12 49 -0,25 141,428 1 30 11315 96,166 1 40 11878 123,662 1 9 7195 118,006 1 25 11274
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

31 990 HÄ°LAL GÃ�LTEKÄ°N 503 4 12 1,00 4 18 -0,50 0 3 -0,75 8 33 -0,25 141,158 1 31 11319 112,431 1 29 9995 107,881 1 36 11418 117,025 1 26 11309

32 672 HANÄ°FE KESK Ä°N  31 4 13 0,75 4 21 -1,25 0 5 -1,25 8 39 -1,75 137,028 1 32 11373 106,967 1 35 11752 104,648 2 38 11679 112,310 2 31 11628

33 700 ÅŞAYHMUS ALTINBAÅŞ 631 4 14 0,50 3 17 -1,25 0 6 -1,50 0 2 -0,50 7 39 -2,75 134,266 1 33 11389 104,174 2 37 11782 100,188 2 40 11849 109,100 1 33 11712

34 516 FASLA OÄŞUZ 311 3 20 -2,00 7 14 3,50 0 2 -0,50 10 36 1,00 124,563 4 21 9718 109,497 5 34 11193 98,048 5 37 11889

35 441 ZÄ°LAN ÅŞÄ°MÅŞEK 648 2 12 -1,00 5 14 1,50 1 3 0,25 8 29 0,75 110,769 1 32 10014 114,347 1 16 8443 109,387 1 32 11704

36 260 Ä°SMAÄ°L YILDIZ 011 3 27 -3,75 9 19 4,25 12 46 0,50 113,430 1 28 9983 112,730 1 18 8639 89,109 1 39 11943

37 679 SÃ�MEYYEOÄŞUZ 631 0 28 -7,00 11 13 7,75 0 1 -0,25 11 42 0,50 117,106 1 25 9873 111,114 1 31 10827 65,417 2 42 11976

38 0 HÃ�SEYÄ°N EVCÄ°   1 3 16 -1,00 3 11 0,25 6 27 -0,75 103,143 1 38 11795 112,730 1 18 8639 107,883 1 34 11741

39 621 ÅŞEVKA KAYMAZ 311 0 24 -6,00 9 15 5,25 0 5 -1,25 9 44 -2,00 107,958 7 34 11725 104,648 6 38 11679 66,228 7 41 11975

40 246 OSMAN SELÃçUK 311 5 25 -1,25 7 22 1,50 0 8 -2,00 0 1 -0,25 12 56 -2,00 111,977 5 31 10004 98,377 7 41 11871 94,144 6 38 11915

41 288 SÃ�MEYYE TÃ�RK  31 4 17 -0,25 3 22 -2,50 1 3 0,25 8 42 -2,50 92,245 2 41 11911 114,347 1 16 8443 114,507 1 29 11580

42 686 GÃ�LBÄ°N SAYGI 0 1 1 20 -4,00 4 14 0,50 0 4 -1,00 5 38 -4,50 86,515 1 42 11938 106,264 1 37 11561 81,386 1 40 11966
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   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF:   

KATILIMLAR

1 340 Ä°BRAHÄ°M Ã�ZDEMÄ°R   5 18 0,50 6 16 2,00 11 34 2,50 148,843 1 23 11137 123,357 1 22 9744 112,730 2 18 8639 118,124 1 24 11251

2 625 Ä°MEN ÅŞÄ°MÅŞ KKK   3 18 -1,50 5 19 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 11 39 1,25 145,643 2 26 11214 98,272 2 39 11860 129,061 1 4 6622 114,998 2 28 11357
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  1 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF:   1

KATILIMLAR

1 0 HÃ�SEYÄ°N EVCÄ°   1 3 16 -1,00 3 11 0,25 6 27 -0,75 103,143 1 38 11795 112,730 1 18 8639 107,883 1 34 11741
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  2 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF:   2

KATILIMLAR

1 221 ABDULKADÄ°R Ã�ZTÃ�RK   2 1 0 1,00 5 13 1,75 1 11 -1,75 7 24 1,00 144,559 1 27 11265 115,263 1 26 9910 112,088 1 30 10749 132,065 1 14 10596

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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 21 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF:  21

KATILIMLAR

1 714 SÄ°PAN DAÄŞ  21 7 13 3,75 4 17 -0,25 3 10 0,50 4 12 1,00 18 52 5,00 155,426 1 16 10884 131,223 2 20 9553 120,433 2 11 7541 143,319 1 11 9829

2 276 SAMET Ã�ZDEMÄ°R  21 0 2 -0,50 6 12 3,00 2 7 0,25 8 21 2,75 149,665 2 22 11109 105,644 3 36 11765 134,542 1 3 6182 129,345 2 16 10772

3 667 ELÄ°F Ã�NKOL  21 4 10 1,50 5 8 3,00 0 12 -3,00 2 11 -0,75 11 41 0,75 143,844 3 28 11281 138,242 1 16 9337 87,972 3 42 11947 106,903 3 35 11767
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 31 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF:  31

KATILIMLAR

1 672 HANÄ°FE KESK Ä°N  31 4 13 0,75 4 21 -1,25 0 5 -1,25 8 39 -1,75 137,028 1 32 11373 106,967 1 35 11752 104,648 2 38 11679 112,310 2 31 11628

2 288 SÃ�MEYYE TÃ�RK  31 4 17 -0,25 3 22 -2,50 1 3 0,25 8 42 -2,50 92,245 2 41 11911 114,347 1 16 8443 114,507 1 29 11580

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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0 1 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 0 1

KATILIMLAR

1 686 GÃ�LBÄ°N SAYGI 0 1 1 20 -4,00 4 14 0,50 0 4 -1,00 5 38 -4,50 86,515 1 42 11938 106,264 1 37 11561 81,386 1 40 11966

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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011 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 011

KATILIMLAR

1 260 Ä°SMAÄ°L YILDIZ 011 3 27 -3,75 9 19 4,25 12 46 0,50 113,430 1 28 9983 112,730 1 18 8639 89,109 1 39 11943

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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111 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 111

KATILIMLAR

1 642 KÃ�BRA EROL 111 9 21 3,75 10 13 6,75 19 34 10,50 170,640 1 8 10031 177,959 1 8 7982 112,730 2 18 8639 140,311 1 12 10009

2 691 Ã�ME RALT 111 5 15 1,25 10 12 7,00 3 9 0,75 18 36 9,00 166,778 2 9 10305 160,861 2 9 8640 117,580 1 14 7948 127,756 2 19 10847

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 739 SEMA KARAER 11A 8 4 7,00 8 8 6,00 2 5 0,75 4 4 3,00 22 21 16,75 187,696 1 6 8421 190,205 1 7 7416 137,293 1 2 5939 167,011 1 5 7803

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 681 ZELAL ORAL 11B 22 4 21,00 24 4 23,00 2 2 1,50 1 3 0,25 49 13 45,75 266,345 1 1 1325 396,548 1 1 117 123,851 2 8 7184 267,101 1 1 1355

2 720 SULTAN TUGAY 11B 14 7 12,25 13 4 12,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 30 14 26,50 213,988 2 2 5353 268,290 2 2 3134 127,474 1 5 6747 213,381 2 2 3899

3 505 MUHAMMED CEYLAN 11B 8 15 4,25 17 12 14,00 1 1 0,75 26 28 19,00 194,179 3 4 7700 230,567 3 4 5256 118,211 3 13 7891 143,725 4 10 9777

4 519 MERYEM SOYDUT 11B 12 9 9,75 11 10 8,50 0 2 -0,50 23 21 17,75 190,031 4 5 8141 228,131 4 5 5387 109,497 5 34 11193 178,265 3 3 6739

5 629 MEHMET EKEN 11B 4 6 2,50 10 20 5,00 14 26 7,50 162,470 5 10 10546 157,490 5 10 8740 112,730 4 18 8639 131,778 5 15 10610

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 670 ESRA URAK 11C 12 11 9,25 15 11 12,25 27 22 21,50 200,489 1 3 6954 244,970 1 3 4447 112,730 1 18 8639 177,860 1 4 6785

2 0 MERT SARIYILDIZ 11C 11 19 6,25 11 19 6,25 22 38 12,50 175,889 2 7 9591 191,671 2 6 7351 112,730 1 18 8639 157,379 2 6 8675

3 832 BAHAR CEYLAN 11C 10 20 5,00 3 17 -1,25 13 37 3,75 151,774 3 20 11029 132,926 3 19 9481 112,730 1 18 8639 148,845 3 7 9354
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203 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 203

KATILIMLAR

1 689 Ã�ZLEM ÃçETÄ°NKAYA 203 8 20 3,00 6 20 1,00 2 8 0,00 16 48 4,00 152,705 1 18 10990 136,167 1 18 9402 112,730 1 18 8639 135,191 1 13 10385
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211 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 211

KATILIMLAR

1 281 EDANUR AKGÃ�L 211 1 8 -1,00 5 15 1,25 6 15 2,25 4 4 3,00 16 42 5,50 157,452 1 14 10778 112,346 4 30 9996 146,527 1 1 5338 121,419 2 22 11163

2 649 AYÅŞE ASKAY 211 3 10 0,50 2 5 0,75 3 5 1,75 1 3 0,25 9 23 3,25 150,932 2 21 11063 119,779 2 24 9824 126,115 2 7 6863 128,652 1 17 10788

3 626 A* EY Ã�KSEL 211 4 11 1,25 3 8 1,00 1 10 -1,50 2 2 1,50 10 31 2,25 148,116 3 24 11168 122,186 1 23 9759 112,168 3 29 10746 114,220 4 30 11581

4 687 HATÄ°CE BARLIK 211 3 9 0,75 2 11 -0,75 1 2 0,50 6 22 0,50 143,286 4 29 11295 113,660 3 27 9971 110,724 4 32 11120 115,318 3 27 11353
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231 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 231

KATILIMLAR

1 250 HÃ�SEYÄ°N AYDIN JR 231 3 18 -1,50 5 21 -0,25 3 3 2,25 1 7 -0,75 12 49 -0,25 141,428 1 30 11315 96,166 1 40 11878 123,662 1 9 7195 118,006 1 25 11274

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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311 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 311

KATILIMLAR

1 512 BERFÄ°N AKYOL 311 3 14 -0,50 9 14 5,50 4 7 2,25 16 35 7,25 162,134 1 12 10560 145,315 2 13 9115 127,279 1 6 6761 124,833 3 21 10981

2 285 MEHMET ALÄ° ERCAN 311 5 12 2,00 8 15 4,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 13 29 5,75 157,668 2 13 10768 149,671 1 12 8980 109,692 4 33 11158 126,860 2 20 10861

3 609 ZEKÄ°YE CEYLAN 311 8 15 4,25 5 19 0,25 1 1 0,75 14 35 5,25 156,023 3 15 10845 140,158 3 14 9277 117,580 3 14 7948 148,237 1 8 9445

4 721 SEYRAN YALÃçINKAYA 311 2 18 -2,50 6 13 2,75 2 4 1,00 10 35 1,25 145,734 4 25 11213 108,582 6 33 11717 119,196 2 12 7643 103,659 4 36 11835

5 516 FASLA OÄŞUZ 311 3 20 -2,00 7 14 3,50 0 2 -0,50 10 36 1,00 124,563 4 21 9718 109,497 5 34 11193 98,048 5 37 11889

6 246 OSMAN SELÃçUK 311 5 25 -1,25 7 22 1,50 0 8 -2,00 0 1 -0,25 12 56 -2,00 111,977 5 31 10004 98,377 7 41 11871 94,144 6 38 11915

7 621 ÅŞEVKA KAYMAZ 311 0 24 -6,00 9 15 5,25 0 5 -1,25 9 44 -2,00 107,958 7 34 11725 104,648 6 38 11679 66,228 7 41 11975
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37 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 37

KATILIMLAR

1 4700 BÃ�ÅŞRA OÄŞUZ 37 7 20 2,00 6 17 1,75 13 37 3,75 152,131 1 19 11005 136,921 1 17 9384 112,730 1 18 8639 128,364 1 18 10796
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503 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 503

KATILIMLAR

1 990 HÄ°LAL GÃ�LTEKÄ°N 503 4 12 1,00 4 18 -0,50 0 3 -0,75 8 33 -0,25 141,158 1 31 11319 112,431 1 29 9995 107,881 1 36 11418 117,025 1 26 11309

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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631 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 631

KATILIMLAR

1 700 ÅŞAYHMUS ALTINBAÅŞ 631 4 14 0,50 3 17 -1,25 0 6 -1,50 0 2 -0,50 7 39 -2,75 134,266 1 33 11389 104,174 2 37 11782 100,188 2 40 11849 109,100 1 33 11712

2 679 SÃ�MEYYEOÄŞUZ 631 0 28 -7,00 11 13 7,75 0 1 -0,25 11 42 0,50 117,106 1 25 9873 111,114 1 31 10827 65,417 2 42 11976
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648 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 648

KATILIMLAR

1 441 ZÄ°LAN ÅŞÄ°MÅŞEK 648 2 12 -1,00 5 14 1,50 1 3 0,25 8 29 0,75 110,769 1 32 10014 114,347 1 16 8443 109,387 1 32 11704

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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831 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 831

KATILIMLAR

1 882 AYÅŞE GENÃç 831 7 16 3,00 7 16 3,00 2 2 1,50 16 34 7,50 162,411 1 11 10549 149,841 1 11 8979 122,429 1 10 7258 144,215 1 9 9747

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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946 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,8 7,3 6,92 10,9 5,8 9,45 6,4 3,4 5,51 5,1 4,2 3,99 31,1 20,7 25,87 206,000 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 5,4 14,6 1,79 6,9 13,5 3,54 1,3 4,2 0,24 0,6 1,7 0,16 14,2 34,0 5,73 127,740 0,000 0,000 0,000

SINIF: 946

KATILIMLAR

1 452 HALÄ°ME DEÄŞÄ°RMENCÄ946 6 21 0,75 7 13 3,75 13 34 4,50 154,359 1 17 10924 139,444 1 15 9291 112,730 1 18 8639 119,830 1 23 11199
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000

İl Ortalaması 5,36 7,51 3,48 2,81 2,33 2,22 1,77 2,40 1,17 1,35 1,00 1,10 1,72 1,10 1,44 6,17 3,90 5,19 2,56 1,73 2,13 1,45 1,21 1,15 1,07 1,64 0,66 24,26 22,82 18,54 177,970

İlçe Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740

KATILIMLAR

1
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

11B 5 12,00 8,20 9,95 5,60 3,20 4,80 4,00 3,20 3,20 2,60 1,40 2,25 2,80 2,20 2,25 1,00 1,20 0,70 0,20 1,00 -0,05 0,20 0,00 0,20 28,40 20,40 23,30 205,400

2
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

11A 1 8,00 4,00 7,00 3,00 2,00 2,50 1,00 2,00 0,50 0,00 3,00 -0,75 4,00 1,00 3,75 2,00 5,00 0,75 1,00 1,00 0,75 1,00 2,00 0,50 2,00 1,00 1,75 22,00 21,00 16,75 187,700

3
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

11C 3 11,00 16,67 6,83 4,00 5,67 2,58 3,33 6,33 1,75 0,67 2,00 0,17 1,67 1,67 1,25 20,67 32,34 12,58 176,050

4
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

111 2 7,00 18,00 2,50 4,00 5,00 2,75 3,50 6,00 2,00 0,50 0,50 0,38 2,00 1,00 1,75 1,50 4,50 0,38 18,50 35,00 9,76 168,710

5
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

831 1 7,00 16,00 3,00 2,00 6,00 0,50 2,00 6,00 0,50 2,00 1,00 1,75 1,00 3,00 0,25 2,00 2,00 1,50 16,00 34,00 7,50 162,410

6
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

946 1 6,00 21,00 0,75 1,00 4,00 0,00 4,00 6,00 2,50 2,00 3,00 1,25 13,00 34,00 4,50 154,360

7
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

203 1 8,00 20,00 3,00 1,00 6,00 -0,50 2,00 7,00 0,25 2,00 3,00 1,25 1,00 4,00 0,00 2,00 8,00 0,00 16,00 48,00 4,00 152,710

8
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

37 1 7,00 20,00 2,00 1,00 6,00 -0,50 2,00 8,00 0,00 3,00 1,00 2,75 0,00 2,00 -0,50 13,00 37,00 3,75 152,130

9
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

211 4 2,75 9,50 0,38 0,25 2,50 -0,38 0,50 1,00 0,25 1,00 1,00 0,75 0,75 2,50 0,12 3,00 10,25 0,44 0,75 0,75 0,56 0,50 0,75 0,31 0,75 1,25 0,44 10,25 29,50 2,87 149,950

10
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

 21 3 3,67 8,33 1,58 1,33 2,67 0,67 1,00 3,00 0,25 0,33 1,33 0,00 0,33 1,33 0,00 3,00 11,33 0,17 1,33 3,00 0,58 0,33 3,00 -0,42 1,00 4,00 0,00 12,32 37,99 2,83 149,650

11
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

  2 4,00 18,00 -0,50 1,50 4,50 0,38 2,50 7,50 0,62 0,00 4,50 -1,12 1,50 1,00 1,25 1,00 0,50 0,88 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 -0,12 11,00 36,50 1,89 147,240

12
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

  2 1 1,00 0,00 1,00 5,00 13,00 1,75 1,00 4,00 0,00 0,00 3,00 -0,75 0,00 4,00 -1,00 7,00 24,00 1,00 144,560

13
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

231 1 3,00 18,00 -1,50 1,00 6,00 -0,50 4,00 5,00 2,75 0,00 5,00 -1,25 0,00 5,00 -1,25 3,00 3,00 2,25 0,00 5,00 -1,25 0,00 1,00 -0,25 1,00 1,00 0,75 12,00 49,00 -0,25 141,430



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000

İl Ortalaması 5,36 7,51 3,48 2,81 2,33 2,22 1,77 2,40 1,17 1,35 1,00 1,10 1,72 1,10 1,44 6,17 3,90 5,19 2,56 1,73 2,13 1,45 1,21 1,15 1,07 1,64 0,66 24,26 22,82 18,54 177,970

İlçe Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOP
11B (1) 11A (2) 11C (3) 111 (4) 831 (5) 946 (6) 203 (7) 37 (8) 211 (9)  21 (10)    (11)   2 (12) 231 (13)

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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TYT TYT TYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYTTYT
11B (1) 11A (2) 11C (3) 111 (4) 831 (5) 946 (6) 203 (7) 37 (8) 211 (9)  21 (10)    (11)   2 (12) 231 (13)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000

İl Ortalaması 5,36 7,51 3,48 2,81 2,33 2,22 1,77 2,40 1,17 1,35 1,00 1,10 1,72 1,10 1,44 6,17 3,90 5,19 2,56 1,73 2,13 1,45 1,21 1,15 1,07 1,64 0,66 24,26 22,82 18,54 177,970

İlçe Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740

KATILIMLAR

14
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

503 1 4,00 12,00 1,00 1,00 4,00 0,00 1,00 7,00 -0,75 1,00 3,00 0,25 1,00 4,00 0,00 0,00 3,00 -0,75 8,00 33,00 -0,25 141,160

15
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

311 7 3,71 18,29 -0,86 1,43 5,86 -0,04 2,29 5,57 0,89 2,29 1,57 1,89 1,29 3,00 0,54 1,00 4,00 0,00 0,00 0,29 -0,07 12,01 38,58 2,35 88,790

16
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

 31 2 4,00 15,00 0,25 1,00 7,00 -0,75 0,50 7,00 -1,25 1,50 3,00 0,75 0,50 4,50 -0,62 0,50 4,00 -0,50 8,00 40,50 -2,12 68,510

17
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

631 2 2,00 21,00 -3,25 2,50 4,50 1,38 2,50 6,00 1,00 1,50 2,00 1,00 0,50 2,50 -0,12 0,00 3,50 -0,88 0,00 1,00 -0,25 9,00 40,50 -1,12 67,130

18
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

648 1 2,00 12,00 -1,00 2,00 2,00 1,50 2,00 6,00 0,50 0,00 4,00 -1,00 1,00 2,00 0,50 1,00 3,00 0,25 8,00 29,00 0,75

19
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

011 1 3,00 27,00 -3,75 2,00 6,00 0,50 3,00 7,00 1,25 2,00 3,00 1,25 2,00 3,00 1,25 12,00 46,00 0,50

20
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

  1 1 3,00 16,00 -1,00 0,00 4,00 -1,00 3,00 4,00 2,00 0,00 2,00 -0,50 0,00 1,00 -0,25 6,00 27,00 -0,75

21
MARDİN / SAVUR
SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU
ANADOLU LİSESİ

0 1 1 1,00 20,00 -4,00 2,00 5,00 0,75 2,00 5,00 0,75 0,00 1,00 -0,25 0,00 3,00 -0,75 0,00 4,00 -1,00 5,00 38,00 -4,50

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNMAT1FİZKİMBİYTOP
503 (14) 311 (15)  31 (16) 631 (17) 648 (18) 011 (19)   1 (20) 0 1 (21)



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN SAVUR SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME 42 42 144 11977

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 8,75 7,32 6,92 3,90 2,07 3,38 2,62 1,98 2,13 1,87 0,90 1,65 2,51 0,82 2,30 6,36 3,41 5,51 2,41 1,56 2,02 1,54 1,15 1,26 1,09 1,51 0,71 31,05 20,72 25,88 206,000

İl Ortalaması 5,36 7,51 3,48 2,81 2,33 2,22 1,77 2,40 1,17 1,35 1,00 1,10 1,72 1,10 1,44 6,17 3,90 5,19 2,56 1,73 2,13 1,45 1,21 1,15 1,07 1,64 0,66 24,26 22,82 18,54 177,970

İlçe Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740

Okul Ortalaması 5,43 14,57 1,79 2,12 4,40 1,02 2,26 4,83 1,05 1,31 1,93 0,83 1,21 2,31 0,64 1,29 4,17 0,24 0,24 0,74 0,05 0,12 0,43 0,01 0,24 0,57 0,10 14,22 33,95 5,73 127,740

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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TYT TYT TYTTYTTYTTYTTYTTYT
503 (14) 311 (15)  31 (16) 631 (17) 648 (18) 011 (19)   1 (20) 0 1 (21)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Ä°BRAHÄ°M Ã�ZDEMÄ°R 340   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,843 206,000 1 23 23 119 11137

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
123,357 0,000 1 22 22 86 9744

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
112,730 0,000 2 18 18 101 8639

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
118,124 0,000 1 24 24 120 11251

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 2 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 18 0,50 2 -0,50 1,79 6,92

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 0,38 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 0,62 1,05 2,13

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 -1,12 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,25 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 6 16 2,00 7 1,12 3,54 9,45

Toplam: 120 11 34 2,50 2 1,88 5,73 25,88

TYT Türkçe   2aaDeeBeca  bCaAcaccaee cE  

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal     AcaBcaeEbdddDCdcaecd A   a

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 2 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Ä°MEN ÅŞÄ°MÅŞ KKK 625   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,643 206,000 2 26 26 122 11214

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
98,272 0,000 2 39 39 141 11860

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
129,061 0,000 1 4 4 76 6622

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
114,998 0,000 2 28 28 125 11357

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 2 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 18 -1,50 -5 -0,50 1,79 6,92

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 0,38 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 0,62 1,05 2,13

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -1,12 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,25 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 5 19 0,25 1 1,12 3,54 9,45

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 0,88 0,24 5,51

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,00 0,05 2,02

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,50 0,01 1,26

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 -0,12 0,10 0,71

TYT Fen 30 1 1 0,75 3 0,38 0,16 3,99

Toplam: 120 11 39 1,25 1 1,88 5,73 25,88

TYT Türkçe    aacecBebD  eabb acda d adC 

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal     bcadAeBcaEddbadadccdaA B d

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

TYT Matematik     B A c                     

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB

TYT Fen              B               e

Cevap Anahtarı B DBECEECDBCCDCBBBEDCBCBDBEAAECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 1 2 25
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 1 0 25
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 2 1 0 50
Derişim Birimleri 3 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 0 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Kalbin Çalışması 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÃ�SEYÄ°N EVCÄ° 0   1

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
103,143 0,000 1 38 38 140 11795

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
112,730 0,000 1 18 18 101 8639

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
107,883 0,000 1 34 34 135 11741

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 1 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 16 -1,00 -3 -1,00 1,79 6,92

Tarih-1 10 0 4 -1,00 -10 -1,00 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,00 1,05 2,13

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 -0,50 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 3 11 0,25 1 0,25 3,54 9,45

Toplam: 120 6 27 -0,75 -1 -0,75 5,73 25,88

TYT Türkçe  2b cceA  dbdd ee d D   c bceB

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal     bbbc  BEe  dbC dee      c 

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADÄ°R Ã�ZTÃ�RK 221   2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,559 206,000 1 27 27 123 11265

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
115,263 0,000 1 26 26 91 9910

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
112,088 0,000 1 30 30 125 10749

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
132,065 0,000 1 14 14 108 10596

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 1 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 0 1,00 3 1,00 1,79 6,92

Matematik-1 30 5 13 1,75 6 1,75 0,24 5,51

Fizik 10 1 4 0,00 0 0,00 0,05 2,02

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 -0,75 0,01 1,26

Biyoloji 10 0 4 -1,00 -10 -1,00 0,10 0,71

TYT Fen 30 1 11 -1,75 -6 -1,75 0,16 3,99

Toplam: 120 7 24 1,00 1 1,00 5,73 25,88

TYT Türkçe   A                           

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Matematik    bcbdC c aA dc   dDbdb D eE 

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB

TYT Fen    Cd e cebcd        ecac     

Cevap Anahtarı B DBECEECDBCCDCBBBEDCBCBDBEAAECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 4 13
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 1 2 25
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 2 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 1 1 20
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 2 0 1 0
Derişim Birimleri 3 0 2 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Kalbin Çalışması 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 1 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELÄ°F Ã�NKOL 667  21

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,844 206,000 3 28 28 124 11281

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
138,242 0,000 1 16 16 79 9337

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
87,972 0,000 3 42 42 144 11947

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
106,903 0,000 3 35 35 137 11767

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 3 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 10 1,50 5 1,58 1,79 6,92

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 0,67 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 0,25 1,05 2,13

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,00 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,00 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 5 8 3,00 10 0,92 3,54 9,45

Matematik-1 30 0 12 -3,00 -10 0,17 0,24 5,51

Fizik 10 1 3 0,25 3 0,58 0,05 2,02

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 -0,42 0,01 1,26

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 0,00 0,10 0,71

TYT Fen 30 2 11 -0,75 -3 0,17 0,16 3,99

Toplam: 120 11 41 0,75 1 2,83 5,73 25,88

TYT Türkçe 2aA d aAdb      b cDa E     e 

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal   ceA   d Bd     C  C aa b  aC

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

TYT Matematik   c cded c   d  a  d de  e    

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB

TYT Fen   a  E  ad    c  a e da Ee  da

Cevap Anahtarı B DBECEECDBCCDCBBBEDCBCBDBEAAECB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 4 1 1 25
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 1 1 25
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 0 50
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 2 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 4 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 2 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 2 0 0 0
Derişim Birimleri 3 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Kalbin Çalışması 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 1 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET Ã�ZDEMÄ°R 276  21

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,665 206,000 2 22 22 118 11109

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
105,644 0,000 3 36 36 138 11765

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
134,542 0,000 1 3 3 72 6182

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
129,345 0,000 2 16 16 110 10772

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 3 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 0 2 -0,50 -2 1,58 1,79 6,92

Matematik-1 30 6 12 3,00 10 0,17 0,24 5,51

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 0,58 0,05 2,02

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 -0,42 0,01 1,26

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 0,00 0,10 0,71

TYT Fen 30 2 7 0,25 1 0,17 0,16 3,99

Toplam: 120 8 21 2,75 2 2,83 5,73 25,88

TYT Türkçe 2b                            

Cevap Anahtarı A ACEDBEDBCADEBECACDABEDBACEADBC

TYT Matematik   Cd  deAc DacA  Bc   cb cDe b

Cevap Anahtarı A BBCBEACDAACDEEAECBBDBCAAEEDBBE

TYT Fen     a  e          aedeEe    A 

Cevap Anahtarı A EDBECCEBCDDBCCBDBEBCBCEADBBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 1 1 25
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 3 3 38
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 1 1 25
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 1 3 20
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 2 0 0 0
Derişim Birimleri 3 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Kalbin Çalışması 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 1 0 100
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÄ°PAN DAÄŞ 714  21

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,426 206,000 1 16 16 112 10884

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
131,223 0,000 2 20 20 84 9553

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
120,433 0,000 2 11 11 89 7541

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
143,319 0,000 1 11 11 101 9829

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 3 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 13 3,75 13 1,58 1,79 6,92

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 0,67 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 1 8 -1,00 -10 0,25 1,05 2,13

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,00 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 0,00 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 4 17 -0,25 -1 0,92 3,54 9,45

Matematik-1 30 3 10 0,50 2 0,17 0,24 5,51

Fizik 10 3 4 2,00 20 0,58 0,05 2,02

Kimya 10 1 4 0,00 0 -0,42 0,01 1,26

Biyoloji 10 0 4 -1,00 -10 0,00 0,10 0,71

TYT Fen 30 4 12 1,00 3 0,17 0,16 3,99

Toplam: 120 18 52 5,00 4 2,83 5,73 25,88

TYT Türkçe 2aAdEebABb  bcAC Acb   e   c e

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal   beADDddcadbbe edbBbd      ae

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

TYT Matematik       bbce  ed   C B   bE bea 

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB

TYT Fen   a EECcebC  d  db e  e  dc d 

Cevap Anahtarı B DBECEECDBCCDCBBBEDCBCBDBEAAECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 4 1 1 25
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 1 2 25
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 4 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 1 0 25
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 1 1 20
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 2 0 1 0
Derişim Birimleri 3 1 0 33
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 0 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Kalbin Çalışması 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 1 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HANÄ°FE KESK Ä°N 672  31

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,028 206,000 1 32 32 128 11373

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
106,967 0,000 1 35 35 136 11752

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
104,648 0,000 2 38 38 139 11679

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
112,310 0,000 2 31 31 130 11628

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 2 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 13 0,75 3 0,25 1,79 6,92

Tarih-1 10 0 8 -2,00 -20 -0,75 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 1 6 -0,50 -5 -1,25 1,05 2,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,75 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 -0,62 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 4 21 -1,25 -4 -1,88 3,54 9,45

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 -0,50 0,24 5,51

Toplam: 120 8 39 -1,75 -1 -2,12 5,73 25,88

TYT Türkçe  aAeE eAdba  ede  dDa     c  a

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal   bedbbddeBaedea a  CeaaBbDcad

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

TYT Matematik       c bc         e e        

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 0 3 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÃ�MEYYE TÃ�RK 288  31

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
92,245 0,000 2 41 41 143 11911

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
114,347 0,000 1 16 16 96 8443

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
114,507 0,000 1 29 29 128 11580

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 2 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 17 -0,25 -1 0,25 1,79 6,92

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 -0,75 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 0 8 -2,00 -20 -1,25 1,05 2,13

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,75 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 -0,62 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 3 22 -2,50 -8 -1,88 3,54 9,45

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 -0,50 0,24 5,51

Toplam: 120 8 42 -2,50 -2 -2,12 5,73 25,88

TYT Türkçe  bceabacdbDdB  baccabD  a    C

Cevap Anahtarı A ACEDBEDBCADEBECACDABEDBACEADBC

TYT Sosyal   dbdcaDdAd ded acdcc aaDebadb

Cevap Anahtarı A CEAECDDDBAEDBAECBECDACEBDDACBE

TYT Matematik        D     c   d    b       

Cevap Anahtarı A BBCBEACDAACDEEAECBBDBCAAEEDBBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 1 2 25
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÃ�LBÄ°N SAYGI 686 0 1

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
86,515 0,000 1 42 42 144 11938

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
106,264 0,000 1 37 37 138 11561

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
81,386 0,000 1 40 40 142 11966

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 1 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 20 -4,00 -13 -4,00 1,79 6,92

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 0,75 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 0,75 1,05 2,13

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 -0,75 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 4 14 0,50 2 0,50 3,54 9,45

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 -1,00 0,24 5,51

Toplam: 120 5 38 -4,50 -4 -4,50 5,73 25,88

TYT Türkçe  bceab e ab  dbbacca d eeA  de

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal   EC caddba  Ed aCdc   a   adb

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

TYT Matematik      a   c       d    d       

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 4 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Ä°SMAÄ°L YILDIZ 260 011

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
113,430 0,000 1 28 28 93 9983

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
112,730 0,000 1 18 18 101 8639

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
89,109 0,000 1 39 39 141 11943

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 1 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 27 -3,75 -13 -3,75 1,79 6,92

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 0,50 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 1,25 1,05 2,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,25 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 9 19 4,25 14 4,25 3,54 9,45

Toplam: 120 12 46 0,50 0 0,50 5,73 25,88

TYT Türkçe 2bacdceBeccbeadAaecacbeAdccaab

Cevap Anahtarı A ACEDBEDBCADEBECACDABEDBACEADBC

TYT Sosyal   daCaaaBcEDecbbaEdcACbabedCBa

Cevap Anahtarı A CEAECDDDBAEDBAECBECDACEBDDACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 1 2 25
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Ã�ME RALT 691 111

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,778 206,000 2 9 9 103 10305

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
160,861 0,000 2 9 9 67 8640

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
117,580 0,000 1 14 14 93 7948

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
127,756 0,000 2 19 19 114 10847

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 2 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 15 1,25 4 2,50 1,79 6,92

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 2,75 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 2,00 1,05 2,13

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,38 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,75 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 10 12 7,00 23 6,88 3,54 9,45

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 0,38 0,24 5,51

Toplam: 120 18 36 9,00 8 9,75 5,73 25,88

TYT Türkçe bdEaBae  bbcBcaACc  be     ec 

Cevap Anahtarı A ACEDBEDBCADEBECACDABEDBACEADBC

TYT Sosyal  EbddaDDadceBbECBdbDb     A B 

Cevap Anahtarı A CEAECDDDBAEDBAECBECDACEBDDACBE

TYT Matematik     b b ced E   bc    e  EaB  

Cevap Anahtarı A BBCBEACDAACDEEAECBBDBCAAEEDBBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 4 0 3 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 1 3 25
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 3 13
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 2 1 40
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÃ�BRA EROL 642 111

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,640 206,000 1 8 8 99 10031

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
177,959 0,000 1 8 8 55 7982

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
112,730 0,000 2 18 18 101 8639

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
140,311 0,000 1 12 12 105 10009

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 2 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 21 3,75 13 2,50 1,79 6,92

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 2,75 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 2,00 1,05 2,13

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,38 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,75 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 10 13 6,75 23 6,88 3,54 9,45

Toplam: 120 19 34 10,50 9 9,75 5,73 25,88

TYT Türkçe beEaBdecbbDdBbdbCeAaEacdCaeeBd

Cevap Anahtarı A ACEDBEDBCADEBECACDABEDBACEADBC

TYT Sosyal  EAdCaaDBddeccc BcCcA    bAeB 

Cevap Anahtarı A CEAECDDDBAEDBAECBECDACEBDDACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 3 1 75
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA KARAER 739 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,696 206,000 1 6 6 75 8421

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
190,205 0,000 1 7 7 49 7416

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
137,293 0,000 1 2 2 70 5939

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
167,011 0,000 1 5 5 66 7803

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 1 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 4 7,00 23 7,00 1,79 6,92

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,50 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 0,50 1,05 2,13

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 -0,75 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 8 8 6,00 20 6,00 3,54 9,45

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 0,75 0,24 5,51

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,75 0,05 2,02

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,50 0,01 1,26

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 1,75 0,10 0,71

TYT Fen 30 4 4 3,00 10 3,00 0,16 3,99

Toplam: 120 22 21 16,75 14 16,75 5,73 25,88

TYT Türkçe  bdBE       EB C A Dec       B

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal  Ccd D B  c     aC  be  eADBbC

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

TYT Matematik be  B          B        aa a  

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB

TYT Fen cB             dE d  BD a     

Cevap Anahtarı B DBECEECDBCCDCBBBEDCBCBDBEAAECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 1 0 25
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 1 2 25
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 1 0 25
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 2 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 2 0 0 0
Derişim Birimleri 3 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 1 0 100
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Kalbin Çalışması 1 1 0 100
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EKEN 629 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,470 206,000 5 10 10 104 10546

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
157,490 0,000 5 10 10 69 8740

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
112,730 0,000 4 18 18 101 8639

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
131,778 0,000 5 15 15 109 10610

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 5 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 6 2,50 8 9,95 1,79 6,92

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 4,80 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 3,20 1,05 2,13

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,25 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,25 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 10 20 5,00 17 12,50 3,54 9,45

Toplam: 120 14 26 7,50 6 23,30 5,73 25,88

TYT Türkçe CcAccDdAeb                    

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal EeddAcDBceebcbAaDeCBbbabBAbead

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 4 1 1 25
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 3 1 75
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM SOYDUT 519 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,031 206,000 4 5 5 71 8141

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
228,131 0,000 4 5 5 31 5387

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
109,497 0,000 5 34 34 131 11193

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
178,265 0,000 3 3 3 56 6739

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 5 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 9 9,75 33 9,95 1,79 6,92

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 4,80 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 3,20 1,05 2,13

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,25 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,25 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 11 10 8,50 28 12,50 3,54 9,45

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,70 0,24 5,51

Toplam: 120 23 21 17,75 15 23,30 5,73 25,88

TYT Türkçe dEdBa CABDd E ACCAd  Bde c   a

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal Ebd AD B ceb  b DCe aA  BADBbd

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

TYT Matematik                      b  a     

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 4 2 1 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 3 0 75
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED CEYLAN 505 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,179 206,000 3 4 4 67 7700

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
230,567 0,000 3 4 4 29 5256

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
118,211 0,000 3 13 13 92 7891

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
143,725 0,000 4 10 10 100 9777

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 5 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 15 4,25 14 9,95 1,79 6,92

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 4,80 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 3,20 1,05 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,25 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,25 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 17 12 14,00 47 12,50 3,54 9,45

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,05 0,05 2,02

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 0,01 1,26

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,20 0,10 0,71

TYT Fen 30 1 1 0,75 3 0,15 0,16 3,99

Toplam: 120 26 28 19,00 16 23,30 5,73 25,88

TYT Türkçe dCEDdd B   caECAaacabeeeCbc   

Cevap Anahtarı A ACEDBEDBCADEBECACDABEDBACEADBC

TYT Sosyal CEAbdDDeacdDecddB CDACEBaDACBb

Cevap Anahtarı A CEAECDDDBAEDBAECBECDACEBDDACBE

TYT Fen a                   B         

Cevap Anahtarı A EDBECCEBCDDBCCBDBEBCBCEADBBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 2 2 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 2 0 0 0
Derişim Birimleri 3 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 1 0 100
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Kalbin Çalışması 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN TUGAY 720 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,988 206,000 2 2 2 38 5353

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
268,290 0,000 2 2 2 19 3134

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
127,474 0,000 1 5 5 77 6747

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
213,381 0,000 2 2 2 24 3899

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 5 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 7 12,25 41 9,95 1,79 6,92

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 4,80 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 3,20 1,05 2,13

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,25 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,25 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 13 4 12,00 40 12,50 3,54 9,45

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 0,70 0,24 5,51

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,05 0,05 2,02

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 0,01 1,26

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,20 0,10 0,71

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 0,15 0,16 3,99

Toplam: 120 30 14 26,50 22 23,30 5,73 25,88

TYT Türkçe bEABaDe eD  E AC A  Da CeA bCB

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal EbECADDB   ED       CA   AaBce

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

TYT Matematik C  A   Ce           e         

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB

TYT Fen       a                       

Cevap Anahtarı B DBECEECDBCCDCBBBEDCBCBDBEAAECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 3 0 75
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 0 50
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 1 0 25
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 2 0 0 0
Derişim Birimleri 3 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 0 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Kalbin Çalışması 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL ORAL 681 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,345 206,000 1 1 1 7 1325

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
396,548 0,000 1 1 1 1 117

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
123,851 0,000 2 8 8 84 7184

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
267,101 0,000 1 1 1 7 1355

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 5 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 4 21,00 70 9,95 1,79 6,92

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,80 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 3,20 1,05 2,13

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,25 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,25 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 24 4 23,00 77 12,50 3,54 9,45

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,70 0,24 5,51

Fizik 10 1 3 0,25 3 -0,05 0,05 2,02

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 0,01 1,26

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,20 0,10 0,71

TYT Fen 30 1 3 0,25 1 0,15 0,16 3,99

Toplam: 120 49 13 45,75 38 23,30 5,73 25,88

TYT Türkçe ACEDB DBCA  BECACDAcdDBAC bDdC

Cevap Anahtarı A ACEDBEDBCADEBECACDABEDBACEADBC

TYT Sosyal CEAECDD BdEDBAEC cCDAaEBDDACBb

Cevap Anahtarı A CEAECDDDBAEDBAECBECDACEBDDACBE

TYT Matematik    d AC          e            

Cevap Anahtarı A BBCBEACDAACDEEAECBBDBCAAEEDBBE

TYT Fen a  b aE                       

Cevap Anahtarı A EDBECCEBCDDBCCBDBEBCBCEADBBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 4 2 0 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 3 1 75
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 2 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 2 0 0 0
Derişim Birimleri 3 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 0 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Kalbin Çalışması 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR CEYLAN 832 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,774 206,000 3 20 20 116 11029

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
132,926 0,000 3 19 19 83 9481

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
112,730 0,000 1 18 18 101 8639

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
148,845 0,000 3 7 7 88 9354

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 3 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 20 5,00 17 6,83 1,79 6,92

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 2,58 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 1,75 1,05 2,13

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,17 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,25 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 3 17 -1,25 -4 5,75 3,54 9,45

Toplam: 120 13 37 3,75 3 12,58 5,73 25,88

TYT Türkçe eEAcccbbBDdbaacCCAaeacdCAeccCc

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal cdcCAacceeeaeabEcdaa          

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 1 3 25
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA URAK 670 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,489 206,000 1 3 3 61 6954

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
244,970 0,000 1 3 3 26 4447

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
112,730 0,000 1 18 18 101 8639

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
177,860 0,000 1 4 4 57 6785

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 3 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 6,83 1,79 6,92

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 2,58 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 1,75 1,05 2,13

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,17 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,25 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 5,75 3,54 9,45

Toplam: 120 27 22 21,50 18 12,58 5,73 25,88

TYT Türkçe Aea BdDB   cBE ACDAaEcceCc c d

Cevap Anahtarı A ACEDBEDBCADEBECACDABEDBACEADBC

TYT Sosyal CEAbC DcabaDeAbCB CD a abDACBc

Cevap Anahtarı A CEAECDDDBAEDBAECBECDACEBDDACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 4 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 2 2 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT SARIYILDIZ 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,889 206,000 2 7 7 92 9591

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
191,671 0,000 2 6 6 46 7351

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
112,730 0,000 1 18 18 101 8639

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
157,379 0,000 2 6 6 80 8675

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 3 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 19 6,25 21 6,83 1,79 6,92

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,58 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 1,75 1,05 2,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,17 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,25 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 11 19 6,25 21 5,75 3,54 9,45

Toplam: 120 22 38 12,50 10 12,58 5,73 25,88

TYT Türkçe dEABdeCABcEadeeCdceeaddCdAadCa

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal ECdaADDaceBdbEbEebaeaAbEcbDedb

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 4 3 1 75
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 2 2 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Ã�ZLEM ÃçETÄ°NKAYA 689 203

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,705 206,000 1 18 18 114 10990

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
136,167 0,000 1 18 18 81 9402

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
112,730 0,000 1 18 18 101 8639

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
135,191 0,000 1 13 13 107 10385

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 1 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 20 3,00 10 3,00 1,79 6,92

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 -0,50 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 0,25 1,05 2,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,00 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 6 20 1,00 3 1,00 3,54 9,45

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 0,00 0,24 5,51

Toplam: 120 16 48 4,00 3 4,00 5,73 25,88

TYT Türkçe   bBEabAdcbbdaAdaAcDaadCdecEad

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal    ececadDaaDEedea dCcDaabeBad

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

TYT Matematik    bB db c        c D  e  c  e

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 0 3 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 1 0 25
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 1 1 25
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 2 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
A* EY Ã�KSEL 626 211

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,116 206,000 3 24 24 120 11168

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
122,186 0,000 1 23 23 88 9759

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
112,168 0,000 3 29 29 124 10746

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
114,220 0,000 4 30 30 129 11581

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 4 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 11 1,25 4 0,38 1,79 6,92

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 -0,38 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 0,25 1,05 2,13

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,75 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,12 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 3 8 1,00 3 0,75 3,54 9,45

Matematik-1 30 1 10 -1,50 -5 0,44 0,24 5,51

Fizik 10 1 0 1,00 10 0,56 0,05 2,02

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,31 0,01 1,26

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,44 0,10 0,71

TYT Fen 30 2 2 1,50 5 1,31 0,16 3,99

Toplam: 120 10 31 2,25 2 2,88 5,73 25,88

TYT Türkçe bCEa acd bDd d  C c d  e      

Cevap Anahtarı A ACEDBEDBCADEBECACDABEDBACEADBC

TYT Sosyal     ba     ee    dC   a  bAdB 

Cevap Anahtarı A CEAECDDDBAEDBAECBECDACEBDDACBE

TYT Matematik  cC dde c d  a  d  e d        

Cevap Anahtarı A BBCBEACDAACDEEAECBBDBCAAEEDBBE

TYT Fen     C                 E b  d  

Cevap Anahtarı A EDBECCEBCDDBCCBDBEBCBCEADBBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 4 1 2 25
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 1 1 25
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 3 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 2 0 0 0
Derişim Birimleri 3 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 0 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Kalbin Çalışması 1 0 1 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÅŞE ASKAY 649 211

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,932 206,000 2 21 21 117 11063

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
119,779 0,000 2 24 24 89 9824

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
126,115 0,000 2 7 7 80 6863

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
128,652 0,000 1 17 17 111 10788

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 4 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 10 0,50 2 0,38 1,79 6,92

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 -0,38 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,25 1,05 2,13

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,75 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 0,12 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 2 5 0,75 3 0,75 3,54 9,45

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 0,44 0,24 5,51

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 0,56 0,05 2,02

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,31 0,01 1,26

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,44 0,10 0,71

TYT Fen 30 1 3 0,25 1 1,31 0,16 3,99

Toplam: 120 9 23 3,25 3 2,88 5,73 25,88

TYT Türkçe a  c aadBD     daea a  C      

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal                      A Eeb acb

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

TYT Matematik     dE C    d    aa D    c    

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB

TYT Fen         c         b Cd        

Cevap Anahtarı B DBECEECDBCCDCBBBEDCBCBDBEAAECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 4 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 1 1 25
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 2 0 0 0
Derişim Birimleri 3 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 1 0 100
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Kalbin Çalışması 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR AKGÃ�L 281 211

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,452 206,000 1 14 14 110 10778

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
112,346 0,000 4 30 30 95 9996

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
146,527 0,000 1 1 1 65 5338

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
121,419 0,000 2 22 22 117 11163

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 4 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 8 -1,00 -3 0,38 1,79 6,92

Tarih-1 10 1 8 -1,00 -10 -0,38 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 0,25 1,05 2,13

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,75 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,12 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 5 15 1,25 4 0,75 3,54 9,45

Matematik-1 30 6 15 2,25 8 0,44 0,24 5,51

Fizik 10 1 0 1,00 10 0,56 0,05 2,02

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,31 0,01 1,26

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,44 0,10 0,71

TYT Fen 30 4 4 3,00 10 1,31 0,16 3,99

Toplam: 120 16 42 5,50 5 2,88 5,73 25,88

TYT Türkçe a e  b       eA a da       c  

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal  bEaeceddba  E       AeEebDacb

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

TYT Matematik  BBcd  C cbddb B dBeecd acE  a

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB

TYT Fen         B  Db  B  e dB      a 

Cevap Anahtarı B DBECEECDBCCDCBBBEDCBCBDBEAAECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 4 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 0 3 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 2 1 50
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 5 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 2 2 50
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 1 4 20
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 2 1 0 50
Derişim Birimleri 3 1 1 33
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 1 0 100
Hipofiz Bezi 1 0 1 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Kalbin Çalışması 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATÄ°CE BARLIK 687 211

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,286 206,000 4 29 29 125 11295

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
113,660 0,000 3 27 27 92 9971

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
110,724 0,000 4 32 32 129 11120

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
115,318 0,000 3 27 27 124 11353

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 4 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 9 0,75 3 0,38 1,79 6,92

Matematik-1 30 2 11 -0,75 -3 0,44 0,24 5,51

Fizik 10 1 2 0,50 5 0,56 0,05 2,02

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,31 0,01 1,26

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,44 0,10 0,71

TYT Fen 30 1 2 0,50 2 1,31 0,16 3,99

Toplam: 120 6 22 0,50 0 2,88 5,73 25,88

TYT Türkçe   daaa  b D     CbA d  e  e   

Cevap Anahtarı A ACEDBEDBCADEBECACDABEDBACEADBC

TYT Matematik  cC dde c d  a  d  e d e   B  

Cevap Anahtarı A BBCBEACDAACDEEAECBBDBCAAEEDBBE

TYT Fen  a b     D                    

Cevap Anahtarı A EDBECCEBCDDBCCBDBEBCBCEADBBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 4 1 1 25
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 1 1 25
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 3 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 1 1 20
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 2 0 0 0
Derişim Birimleri 3 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 0 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Kalbin Çalışması 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÃ�SEYÄ°N AYDIN JR 250 231

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,428 206,000 1 30 30 126 11315

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
96,166 0,000 1 40 40 142 11878

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
123,662 0,000 1 9 9 85 7195

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
118,006 0,000 1 25 25 121 11274

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 1 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 18 -1,50 -5 -1,50 1,79 6,92

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 -0,50 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 2,75 1,05 2,13

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 5 21 -0,25 -1 -0,25 3,54 9,45

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 2,25 0,24 5,51

Fizik 10 0 5 -1,25 -13 -1,25 0,05 2,02

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,25 0,01 1,26

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,75 0,10 0,71

TYT Fen 30 1 7 -0,75 -3 -0,75 0,16 3,99

Toplam: 120 12 49 -0,25 0 -0,25 5,73 25,88

TYT Türkçe 1beeabeAc bD  cbaAca d  ec   c

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal   Eb cadbaaEDbd DCdcdbaadebadb

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

TYT Matematik    A d  DD       b    e       

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB

TYT Fen     ac ecbb            B    b 

Cevap Anahtarı B DBECEECDBCCDCBBBEDCBCBDBEAAECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 4 2 2 50
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 2 0 0 0
Derişim Birimleri 3 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 0 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Kalbin Çalışması 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 1 0 100
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 1 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÅŞEVKA KAYMAZ 621 311

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
107,958 0,000 7 34 34 135 11725

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
104,648 0,000 6 38 38 139 11679

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
66,228 0,000 7 41 41 143 11975

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 7 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 0 24 -6,00 -20 -0,86 1,79 6,92

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 -0,04 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 0,89 1,05 2,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,89 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,54 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 9 15 5,25 18 3,29 3,54 9,45

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 0,00 0,24 5,51

Toplam: 120 9 44 -2,00 -2 2,36 5,73 25,88

TYT Türkçe aadeb dddcbbda d cdeee bbb  dc

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal  bEaAee cedbDbcEcC  dA EB Dace

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

TYT Matematik       b  c       bc        a  

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 1 1 25
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFÄ°N AKYOL 512 311

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,134 206,000 1 12 12 107 10560

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
145,315 0,000 2 13 13 73 9115

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
127,279 0,000 1 6 6 78 6761

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
124,833 0,000 3 21 21 116 10981

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 7 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 14 -0,50 -2 -0,86 1,79 6,92

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 -0,04 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 0,89 1,05 2,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,89 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,54 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 9 14 5,50 18 3,29 3,54 9,45

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 0,00 0,24 5,51

Toplam: 120 16 35 7,25 6 2,36 5,73 25,88

TYT Türkçe aabB badBc  aB dacdaa         

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal  CEa cDd aadDdA c  dbA EBdDacb

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

TYT Matematik  B cacAC    d    Ce e    b    

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 4 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 1 1 25
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 1 13
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 2 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FASLA OÄŞUZ 516 311

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
124,563 0,000 4 21 21 85 9718

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
109,497 0,000 5 34 34 131 11193

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
98,048 0,000 5 37 37 139 11889

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 7 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 20 -2,00 -7 -0,86 1,79 6,92

Tarih-1 10 0 8 -2,00 -20 -0,04 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 0 4 -1,00 -10 0,89 1,05 2,13

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,89 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,54 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 7 14 3,50 12 3,29 3,54 9,45

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,00 0,24 5,51

Toplam: 120 10 36 1,00 1 2,36 5,73 25,88

TYT Türkçe addeababBDbc ddeacdaad   c E  

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal  b abbaddcd ed a    CADEB DBcb

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

TYT Matematik                   e e         

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 0 3 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 2 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALÄ° ERCAN 285 311

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,668 206,000 2 13 13 108 10768

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
149,671 0,000 1 12 12 71 8980

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
109,692 0,000 4 33 33 130 11158

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
126,860 0,000 2 20 20 115 10861

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 7 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 12 2,00 7 -0,86 1,79 6,92

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 -0,04 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 0,89 1,05 2,13

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,89 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,54 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 8 15 4,25 14 3,29 3,54 9,45

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,00 0,24 5,51

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,07 0,05 2,02

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 0,01 1,26

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,00 0,10 0,71

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 -0,07 0,16 3,99

Toplam: 120 13 29 5,75 5 2,36 5,73 25,88

TYT Türkçe bCa  a   bD c  ACcAad ce   bc 

Cevap Anahtarı A ACEDBEDBCADEBECACDABEDBACEADBC

TYT Sosyal  E bCaD  ddbedE edCcA  debAdBb

Cevap Anahtarı A CEAECDDDBAEDBAECBECDACEBDDACBE

TYT Matematik             c                 

Cevap Anahtarı A BBCBEACDAACDEEAECBBDBCAAEEDBBE

TYT Fen      d                        

Cevap Anahtarı A EDBECCEBCDDBCCBDBEBCBCEADBBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 4 1 1 25
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 1 1 25
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 2 0 0 0
Derişim Birimleri 3 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 0 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Kalbin Çalışması 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN SELÃçUK 246 311

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
111,977 0,000 5 31 31 96 10004

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
98,377 0,000 7 41 41 143 11871

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
94,144 0,000 6 38 38 140 11915

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 7 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 25 -1,25 -4 -0,86 1,79 6,92

Tarih-1 10 1 8 -1,00 -10 -0,04 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 0,89 1,05 2,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,89 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,54 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 7 22 1,50 5 3,29 3,54 9,45

Matematik-1 30 0 8 -2,00 -7 0,00 0,24 5,51

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,07 0,05 2,02

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 0,01 1,26

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,00 0,10 0,71

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 -0,07 0,16 3,99

Toplam: 120 12 56 -2,00 -2 2,36 5,73 25,88

TYT Türkçe aadebaeeBcaadcAdacBaaacCdbecaB

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal  bEadcecebdEDbebcbaBdbaEBdDacb

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

TYT Matematik  ecbd  ba         d b         

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB

TYT Fen    a                          

Cevap Anahtarı B DBECEECDBCCDCBBBEDCBCBDBEAAECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 0 3 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 3 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 2 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 2 0 0 0
Derişim Birimleri 3 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 0 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Kalbin Çalışması 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYRAN YALÃçINKAYA 721 311

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,734 206,000 4 25 25 121 11213

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
108,582 0,000 6 33 33 134 11717

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
119,196 0,000 2 12 12 90 7643

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
103,659 0,000 4 36 36 138 11835

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 7 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 18 -2,50 -8 -0,86 1,79 6,92

Tarih-1 10 0 4 -1,00 -10 -0,04 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 0,89 1,05 2,13

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,89 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,54 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 6 13 2,75 9 3,29 3,54 9,45

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 0,00 0,24 5,51

Toplam: 120 10 35 1,25 1 2,36 5,73 25,88

TYT Türkçe  aAa babac  beeCacdaad   ce   

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal  eade      EDb ED Ccdba e Dacb

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

TYT Matematik        C           ee  ec E   

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 4 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 0 50
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 2 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 1 1 20
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKÄ°YE CEYLAN 609 311

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,023 206,000 3 15 15 111 10845

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
140,158 0,000 3 14 14 77 9277

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
117,580 0,000 3 14 14 93 7948

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
148,237 0,000 1 8 8 90 9445

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 7 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 15 4,25 14 -0,86 1,79 6,92

Tarih-1 10 1 8 -1,00 -10 -0,04 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 0,89 1,05 2,13

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,89 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,54 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 5 19 0,25 1 3,29 3,54 9,45

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,00 0,24 5,51

Toplam: 120 14 35 5,25 4 2,36 5,73 25,88

TYT Türkçe bdAabeCdBbdbE A b aaD  eA edC 

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal  ebdbaDdcaeEbdeaedacCA    adE 

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

TYT Matematik       c D                     

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 2 0 100
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 0 3 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÃ�ÅŞRA OÄŞUZ 4700 37

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,131 206,000 1 19 19 115 11005

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
136,921 0,000 1 17 17 80 9384

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
112,730 0,000 1 18 18 101 8639

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
128,364 0,000 1 18 18 112 10796

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 1 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 20 2,00 7 2,00 1,79 6,92

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 -0,50 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 0,00 1,05 2,13

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 -0,50 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 6 17 1,75 6 1,75 3,54 9,45

Toplam: 120 13 37 3,75 3 3,75 5,73 25,88

TYT Türkçe  2 adE BdeaaBbabaeAcdaadCcAcBe

Cevap Anahtarı A ACEDBEDBCADEBECACDABEDBACEADBC

TYT Sosyal    aeebcBdabcbEecbCaACdB    ea

Cevap Anahtarı A CEAECDDDBAEDBAECBECDACEBDDACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 1 1 25
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÄ°LAL GÃ�LTEKÄ°N 990 503

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,158 206,000 1 31 31 127 11319

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
112,431 0,000 1 29 29 94 9995

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
107,881 0,000 1 36 36 134 11418

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
117,025 0,000 1 26 26 122 11309

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 1 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 12 1,00 3 1,00 1,79 6,92

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 0,00 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 1 7 -0,75 -8 -0,75 1,05 2,13

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,25 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,00 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 4 18 -0,50 -2 -0,50 3,54 9,45

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 -0,75 0,24 5,51

Toplam: 120 8 33 -0,25 0 -0,25 5,73 25,88

TYT Türkçe   beEDeA  bb   aaA ca d ee    

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal    eb  eAbcEeced  ecbA aedeBbd

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

TYT Matematik    c   b                  d   

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 1 2 25
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÅŞAYHMUS ALTINBAÅŞ 700 631

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,266 206,000 1 33 33 129 11389

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
104,174 0,000 2 37 37 139 11782

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
100,188 0,000 2 40 40 141 11849

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
109,100 0,000 1 33 33 134 11712

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 2 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 14 0,50 2 -3,25 1,79 6,92

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 1,38 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 0 7 -1,75 -18 1,00 1,05 2,13

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,00 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 -0,12 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 3 17 -1,25 -4 3,25 3,54 9,45

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 -0,88 0,24 5,51

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 -0,25 0,05 2,02

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 0,01 1,26

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,00 0,10 0,71

TYT Fen 30 0 2 -0,50 -2 -0,25 0,16 3,99

Toplam: 120 7 39 -2,75 -2 -1,12 5,73 25,88

TYT Türkçe  aAdEaeAda   ae dAec ea b     

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal    eA cadeaaedb ed  Cda e  daC

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

TYT Matematik    ea b    b        ce        

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB

TYT Fen      d c                      

Cevap Anahtarı B DBECEECDBCCDCBBBEDCBCBDBEAAECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 4 1 1 25
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 1 2 25
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Koligatif Özellikler 2 0 0 0
Derişim Birimleri 3 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Omurilik 1 0 0 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İskelet Kaslarının Çalışması 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Kalbin Çalışması 1 0 0 0
Bağışıklık Sistemi 1 0 0 0
Solunum Gazlarının Taşınması 1 0 0 0
Üriner Sistemin Yapısı 1 0 0 0
Dişi Üreme Sisteminin Yapısı 1 0 0 0
İnsanda Embriyonik Gelişim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÃ�MEYYEOÄŞUZ 679 631

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
117,106 0,000 1 25 25 90 9873

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
111,114 0,000 1 31 31 126 10827

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
65,417 0,000 2 42 42 144 11976

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 2 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 0 28 -7,00 -23 -3,25 1,79 6,92

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,38 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 1,00 1,05 2,13

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,00 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 -0,12 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 11 13 7,75 26 3,25 3,54 9,45

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,88 0,24 5,51

Toplam: 120 11 42 0,50 0 -1,12 5,73 25,88

TYT Türkçe 2aacdabedbcbcaedeacedadd  ccab

Cevap Anahtarı A ACEDBEDBCADEBECACDABEDBACEADBC

TYT Sosyal   dEaDDDdeaDceECBdbDAC  eb d c

Cevap Anahtarı A CEAECDDDBAEDBAECBECDACEBDDACBE

TYT Matematik    a                          

Cevap Anahtarı A BBCBEACDAACDEEAECBBDBCAAEEDBBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 0 3 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÄ°LAN ÅŞÄ°MÅŞEK 441 648

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
110,769 0,000 1 32 32 97 10014

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
114,347 0,000 1 16 16 96 8443

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
109,387 0,000 1 32 32 133 11704

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 1 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 12 -1,00 -3 -1,00 1,79 6,92

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 1,50 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 0,50 1,05 2,13

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 -1,00 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,50 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 5 14 1,50 5 1,50 3,54 9,45

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,25 0,24 5,51

Toplam: 120 8 29 0,75 1 0,75 5,73 25,88

TYT Türkçe    Babab    E   a abaaad  e   

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal     bb  ADdbDbebD a dcc cA eb 

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

TYT Matematik          c  c      e    E     

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 4 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 0 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 1 1 25
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 0 2 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 1 0 20
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÅŞE GENÃç 882 831

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,411 206,000 1 11 11 105 10549

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
149,841 0,000 1 11 11 70 8979

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
122,429 0,000 1 10 10 86 7258

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
144,215 0,000 1 9 9 99 9747

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 1 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 16 3,00 10 3,00 1,79 6,92

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 0,50 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 0,50 1,05 2,13

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,75 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,25 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 7 16 3,00 10 3,00 3,54 9,45

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,50 0,24 5,51

Toplam: 120 16 34 7,50 6 7,50 5,73 25,88

TYT Türkçe  aAcE aAdbceae aCAceD a c bE a

Cevap Anahtarı B CEABEDCABDEDEBACCABDDBECAADECB

TYT Sosyal   beAeeBdecacdb DdC CA a b dbC

Cevap Anahtarı B ECECADDBADBEDEAEDCCBCADEBADBEC

TYT Matematik   Bde    D                    

Cevap Anahtarı B CBBABEACDDACAEEBECBBDAACEDEBEB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 4 1 3 25
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 1 0 100
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 2 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 0 2 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Trigonometrik Fonksiyonlar 4 1 1 25
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 8 1 0 13
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 4 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 5 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK 11.SINIF 2.DENEME

MARDİN / SAVUR / SAVUR NURİ CINGILLIOĞLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALÄ°ME DEÄŞÄ°RMENCÄ 452 946

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,359 206,000 1 17 17 113 10924

Puanı Hesaplanan: 33 33 129 11400

SÖZ
139,444 0,000 1 15 15 78 9291

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

SAY
112,730 0,000 1 18 18 101 8639

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

EA
119,830 0,000 1 23 23 119 11199

Puanı Hesaplanan: 42 42 144 11977

Katılımlar: 1 42 42 144 11977

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 21 0,75 3 0,75 1,79 6,92

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 0,00 1,02 3,38

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 2,50 1,05 2,13

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 0,83 1,65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 0,64 2,30

TYT Sosyal 30 7 13 3,75 13 3,75 3,54 9,45

Toplam: 120 13 34 4,50 4 4,50 5,73 25,88

TYT Türkçe    2aaDBecbdBbbeaDecabeAdceeBb

Cevap Anahtarı A ACEDBEDBCADEBECACDABEDBACEADBC

TYT Sosyal      beDecEDeAaaeEbaAdEcb     

Cevap Anahtarı A CEAECDDDBAEDBAECBECDACEBDDACBE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 4 0 4 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Dini ve milli duyarlılıkları yansıtan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi sohbet yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Fecriati şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 1 0
1910-1923 arasında gelişen Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türkiye dışında yazılan çağdaş Türk şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.4 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü açıklar. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 2 1 1 50
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl-MS  2. Yüzyıl Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen kavramları tanımanın İslam'ı doğru anlamadaki önemini fark eder. 1 0 0 0
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