
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN ARTUKLU SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS) 38 168 185 2350

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,22 7,04 6,47 3,41 2,12 2,88 2,49 2,40 1,90 0,97 1,55 0,58 1,53 1,03 1,27 5,44 4,48 4,32 2,41 2,56 1,77 1,24 1,99 0,74 1,56 2,15 1,02 27,27 25,32 20,95 194,570

Okul Ortalaması 5,76 7,71 3,84 3,82 1,89 3,34 1,87 3,45 1,01 0,74 1,58 0,34 1,32 1,34 0,98 3,03 4,53 1,89 0,95 2,58 0,30 0,47 1,47 0,11 0,68 1,71 0,26 18,64 26,26 12,07 157,210

KATILIMLAR

1 121 M SEFA TEKİN 10C 12 3 11,25 6 1 5,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 10 5 8,75 4 3 3,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 36 24 30,00 269,106 491

2 213 CEMRE ÖZGÜL 10C 12 3 11,25 6 1 5,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 10 4 9,00 3 3 2,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 35 22 29,50 268,878 493

3 412 MSALİH ULAŞ 10C 9 10 6,50 5 1 4,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 9 5 7,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 34 27 27,25 240,981 737

4 145 FATMA NUR ÇINAR 10C 7 8 5,00 5 1 4,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 10 2 9,50 1 4 0,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 32 27 25,25 238,131 774

5 289 CEYLAN GENÇ 10C 9 8 7,00 4 1 3,75 1 4 0,00 1 1 0,75 2 1 1,75 4 4 3,00 0 2 -0,50 21 21 15,75 185,931 1293

6 435 CEMİLE ADIGÜ EL 10C 7 6 5,50 3 4 2,00 3 3 2,25 1 2 0,50 3 0 3,00 3 4 2,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 22 29 14,75 173,706 1428

7 461 TEVFİKA YAĞDIRAN 10A 5 6 3,50 6 1 5,75 2 4 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 5 6 3,50 1 0 1,00 20 21 14,75 173,531 1431

8 474 ELANUR AYAZ 10C 9 10 6,50 5 1 4,75 3 3 2,25 1 2 0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 0 1,00 22 22 16,50 172,241 1449

9 477 FATMA DEMİRTAŞ 10C 11 9 8,75 5 2 4,50 2 5 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 0 10 -2,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 2 2 1,50 27 40 17,00 170,825 1463

10 445 AYŞE GENÇ 10C 9 7 7,25 3 3 2,25 2 4 1,00 1 2 0,50 3 0 3,00 18 16 14,00 167,956 1491

11 466 NİHALS 10C 7 6 5,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 4 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 4 0,00 19 22 13,50 164,866 1533

12 479 FURKAN ÖZKAN 10B 6 6 4,50 6 1 5,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 17 22 11,50 163,434 1553

13 601 MERVE SALMAN 10B 6 7 4,25 6 1 5,75 1 4 0,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 7 1,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 21 29 13,75 163,131 1556

14 627 AYŞE DEĞİRMENCİOĞLU 10A 6 6 4,50 2 5 0,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 19 20 14,00 161,394 1573

15 509 ŞEVVAL ARSLAN 10B 6 5 4,75 2 2 1,50 3 3 2,25 2 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 16 15 12,25 160,906 1578

16 459 HİLAL AKGÜL 10B 6 6 4,50 6 1 5,75 1 4 0,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 5 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 19 22 13,50 160,584 1580

17 981 EREN AKAR 10B 3 7 1,25 4 1 3,75 2 4 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 4 3,00 1 4 0,00 2 1 1,75 1 2 0,50 19 24 13,00 158,372 1611

18 462 HASAN KABBK 10B 7 9 4,75 6 1 5,75 2 5 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 3 10 0,50 0 6 -1,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 22 39 12,25 156,856 1633

19 393 EMİNE ÖZTÜRK 10C 7 8 5,00 4 1 3,75 2 4 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 18 27 11,25 155,522 1642

20 47 ESO 10C 7 7 5,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 15 14 11,50 153,778 1660

21 624 EMRE KAVAK 10B 5 14 1,50 5 2 4,50 1 6 -0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 3 2,25 2 5 0,75 2 4 1,00 23 38 13,50 153,744 1661

22 482 SEMA NUR TAŞDELEN 10B 6 9 3,75 6 1 5,75 2 5 0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 7 1,25 18 27 11,25 153,641 1664

23 597 ELİF ÖZ 10B 5 7 3,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 15 23 9,25 150,956 1684

24 608 SÜMEYYE TURAN 10A 4 5 2,75 4 3 3,25 2 2 1,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 15 19 10,25 148,041 1718

25 453 AYŞ* 10B 4 7 2,25 3 1 2,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 4 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 16 22 10,50 145,038 1736

26 532 ABDULKADİR TEPEBAŞI 10A 4 5 2,75 6 1 5,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 14 18 9,50 140,722 1785

27 451 BERAT DEMİR 10C 4 9 1,75 3 3 2,25 2 4 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 6 2,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 16 35 7,25 140,228 1791

28 592 AZİZ KESKİN 10A 6 8 4,00 2 1 1,75 4 2 3,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 8 -1,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 18 33 9,75 139,791 1797

29 87 YAKUP ALPAY 10B 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 4 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 12 16 8,00 138,178 1809
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN ARTUKLU SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS) 38 168 185 2350

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,22 7,04 6,47 3,41 2,12 2,88 2,49 2,40 1,90 0,97 1,55 0,58 1,53 1,03 1,27 5,44 4,48 4,32 2,41 2,56 1,77 1,24 1,99 0,74 1,56 2,15 1,02 27,27 25,32 20,95 194,570

Okul Ortalaması 5,76 7,71 3,84 3,82 1,89 3,34 1,87 3,45 1,01 0,74 1,58 0,34 1,32 1,34 0,98 3,03 4,53 1,89 0,95 2,58 0,30 0,47 1,47 0,11 0,68 1,71 0,26 18,64 26,26 12,07 157,210

KATILIMLAR

30 529 DİLAN KARADAĞ 10B 3 2 2,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 9 12 6,00 137,200 1824

31 805 ŞÜKRİYE OĞUZ 10B 4 6 2,50 4 2 3,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 10 0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 15 35 6,25 130,769 1892

32 559 MEVLÜT GÜMÜŞ 10A 3 4 2,00 2 3 1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 4 2,00 1 3 0,25 10 21 4,75 130,553 1894

33 473 ŞÜKRAN KORTAK 10C 3 17 -1,25 2 1 1,75 3 3 2,25 1 2 0,50 1 2 0,50 4 7 2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 17 38 7,50 129,922 1899

34 555 KHABİB SALTO   MENCO 10A 4 10 1,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 4 1,00 1 0 1,00 14 26 7,50 124,275 1943

35 499 MELEK DEĞİRMENCİOĞLU 10B 2 10 -0,50 6 1 5,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 6 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 13 27 6,25 121,250 1965

36 510 AZİZ CAN 10A 4 16 0,00 2 5 0,75 3 4 2,00 3 0 3,00 1 2 0,50 5 15 1,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 19 61 3,75 119,000 1982

37 557 MUHAMMED KAYA 10A 3 8 1,00 0 3 -0,75 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 10 29 2,75 110,622 2042

38 9 İSMAİL ÖNKOL 10A 2 16 -2,00 0 6 -1,50 0 7 -1,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 35 -6,75
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN ARTUKLU SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS) 38 168 185 2350

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,22 7,04 6,47 3,41 2,12 2,88 2,49 2,40 1,90 0,97 1,55 0,58 1,53 1,03 1,27 5,44 4,48 4,32 2,41 2,56 1,77 1,24 1,99 0,74 1,56 2,15 1,02 27,27 25,32 20,95 194,570

Okul Ortalaması 5,76 7,71 3,84 3,82 1,89 3,34 1,87 3,45 1,01 0,74 1,58 0,34 1,32 1,34 0,98 3,03 4,53 1,89 0,95 2,58 0,30 0,47 1,47 0,11 0,68 1,71 0,26 18,64 26,26 12,07 157,210

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 461 TEVFİKA YAĞDIRAN 10A 5 6 3,50 6 1 5,75 2 4 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 5 6 3,50 1 0 1,00 20 21 14,75 173,531 1431

2 627 AYŞE DEĞİRMENCİOĞLU 10A 6 6 4,50 2 5 0,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 19 20 14,00 161,394 1573

3 608 SÜMEYYE TURAN 10A 4 5 2,75 4 3 3,25 2 2 1,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 15 19 10,25 148,041 1718

4 532 ABDULKADİR TEPEBAŞI 10A 4 5 2,75 6 1 5,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 14 18 9,50 140,722 1785

5 592 AZİZ KESKİN 10A 6 8 4,00 2 1 1,75 4 2 3,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 8 -1,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 18 33 9,75 139,791 1797

6 559 MEVLÜT GÜMÜŞ 10A 3 4 2,00 2 3 1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 4 2,00 1 3 0,25 10 21 4,75 130,553 1894

7 555 KHABİB SALTO   MENCO 10A 4 10 1,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 4 1,00 1 0 1,00 14 26 7,50 124,275 1943

8 510 AZİZ CAN 10A 4 16 0,00 2 5 0,75 3 4 2,00 3 0 3,00 1 2 0,50 5 15 1,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 19 61 3,75 119,000 1982

9 557 MUHAMMED KAYA 10A 3 8 1,00 0 3 -0,75 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 10 29 2,75 110,622 2042

10 9 İSMAİL ÖNKOL 10A 2 16 -2,00 0 6 -1,50 0 7 -1,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 35 -6,75
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN ARTUKLU SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS) 38 168 185 2350

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,22 7,04 6,47 3,41 2,12 2,88 2,49 2,40 1,90 0,97 1,55 0,58 1,53 1,03 1,27 5,44 4,48 4,32 2,41 2,56 1,77 1,24 1,99 0,74 1,56 2,15 1,02 27,27 25,32 20,95 194,570

Okul Ortalaması 5,76 7,71 3,84 3,82 1,89 3,34 1,87 3,45 1,01 0,74 1,58 0,34 1,32 1,34 0,98 3,03 4,53 1,89 0,95 2,58 0,30 0,47 1,47 0,11 0,68 1,71 0,26 18,64 26,26 12,07 157,210

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 479 FURKAN ÖZKAN 10B 6 6 4,50 6 1 5,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 17 22 11,50 163,434 1553

2 601 MERVE SALMAN 10B 6 7 4,25 6 1 5,75 1 4 0,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 7 1,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 21 29 13,75 163,131 1556

3 509 ŞEVVAL ARSLAN 10B 6 5 4,75 2 2 1,50 3 3 2,25 2 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 16 15 12,25 160,906 1578

4 459 HİLAL AKGÜL 10B 6 6 4,50 6 1 5,75 1 4 0,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 5 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 19 22 13,50 160,584 1580

5 981 EREN AKAR 10B 3 7 1,25 4 1 3,75 2 4 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 4 3,00 1 4 0,00 2 1 1,75 1 2 0,50 19 24 13,00 158,372 1611

6 462 HASAN KABBK 10B 7 9 4,75 6 1 5,75 2 5 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 3 10 0,50 0 6 -1,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 22 39 12,25 156,856 1633

7 624 EMRE KAVAK 10B 5 14 1,50 5 2 4,50 1 6 -0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 3 2,25 2 5 0,75 2 4 1,00 23 38 13,50 153,744 1661

8 482 SEMA NUR TAŞDELEN 10B 6 9 3,75 6 1 5,75 2 5 0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 7 1,25 18 27 11,25 153,641 1664

9 597 ELİF ÖZ 10B 5 7 3,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 15 23 9,25 150,956 1684

10 453 AYŞ* 10B 4 7 2,25 3 1 2,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 4 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 16 22 10,50 145,038 1736

11 87 YAKUP ALPAY 10B 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 4 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 12 16 8,00 138,178 1809

12 529 DİLAN KARADAĞ 10B 3 2 2,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 9 12 6,00 137,200 1824

13 805 ŞÜKRİYE OĞUZ 10B 4 6 2,50 4 2 3,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 10 0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 15 35 6,25 130,769 1892

14 499 MELEK DEĞİRMENCİOĞLU 10B 2 10 -0,50 6 1 5,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 6 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 13 27 6,25 121,250 1965
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10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN ARTUKLU SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS) 38 168 185 2350

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,22 7,04 6,47 3,41 2,12 2,88 2,49 2,40 1,90 0,97 1,55 0,58 1,53 1,03 1,27 5,44 4,48 4,32 2,41 2,56 1,77 1,24 1,99 0,74 1,56 2,15 1,02 27,27 25,32 20,95 194,570

Okul Ortalaması 5,76 7,71 3,84 3,82 1,89 3,34 1,87 3,45 1,01 0,74 1,58 0,34 1,32 1,34 0,98 3,03 4,53 1,89 0,95 2,58 0,30 0,47 1,47 0,11 0,68 1,71 0,26 18,64 26,26 12,07 157,210

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 121 M SEFA TEKİN 10C 12 3 11,25 6 1 5,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 10 5 8,75 4 3 3,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 36 24 30,00 269,106 491

2 213 CEMRE ÖZGÜL 10C 12 3 11,25 6 1 5,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 10 4 9,00 3 3 2,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 35 22 29,50 268,878 493

3 412 MSALİH ULAŞ 10C 9 10 6,50 5 1 4,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 9 5 7,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 34 27 27,25 240,981 737

4 145 FATMA NUR ÇINAR 10C 7 8 5,00 5 1 4,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 10 2 9,50 1 4 0,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 32 27 25,25 238,131 774

5 289 CEYLAN GENÇ 10C 9 8 7,00 4 1 3,75 1 4 0,00 1 1 0,75 2 1 1,75 4 4 3,00 0 2 -0,50 21 21 15,75 185,931 1293

6 435 CEMİLE ADIGÜ EL 10C 7 6 5,50 3 4 2,00 3 3 2,25 1 2 0,50 3 0 3,00 3 4 2,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 22 29 14,75 173,706 1428

7 474 ELANUR AYAZ 10C 9 10 6,50 5 1 4,75 3 3 2,25 1 2 0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 0 1,00 22 22 16,50 172,241 1449

8 477 FATMA DEMİRTAŞ 10C 11 9 8,75 5 2 4,50 2 5 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 0 10 -2,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 2 2 1,50 27 40 17,00 170,825 1463

9 445 AYŞE GENÇ 10C 9 7 7,25 3 3 2,25 2 4 1,00 1 2 0,50 3 0 3,00 18 16 14,00 167,956 1491

10 466 NİHALS 10C 7 6 5,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 4 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 4 0,00 19 22 13,50 164,866 1533

11 393 EMİNE ÖZTÜRK 10C 7 8 5,00 4 1 3,75 2 4 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 18 27 11,25 155,522 1642

12 47 ESO 10C 7 7 5,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 15 14 11,50 153,778 1660

13 451 BERAT DEMİR 10C 4 9 1,75 3 3 2,25 2 4 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 6 2,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 16 35 7,25 140,228 1791

14 473 ŞÜKRAN KORTAK 10C 3 17 -1,25 2 1 1,75 3 3 2,25 1 2 0,50 1 2 0,50 4 7 2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 17 38 7,50 129,922 1899
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN ARTUKLU SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)38 168 185 2350

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,2 7,0 6,48 8,4 7,1 6,65 5,5 4,5 4,34 5,2 6,7 3,55 27,3 25,3 21,02 194,570

Okul Ortalaması 5,8 7,7 3,84 7,7 8,3 5,67 3,0 4,5 1,89 2,1 5,8 0,66 18,6 26,3 12,06 157,210

KATILIMLAR

1 121 M SEFA TEKİN 10C 12 3 11,25 10 7 8,25 10 5 8,75 4 9 1,75 36 24 30,00 269,106 1 1 28 29 491

2 213 CEMRE ÖZGÜL 10C 12 3 11,25 10 6 8,50 10 4 9,00 3 9 0,75 35 22 29,50 268,878 2 2 29 30 493

3 412 MSALİH ULAŞ 10C 9 10 6,50 12 5 10,75 9 5 7,75 4 7 2,25 34 27 27,25 240,981 3 3 37 39 737

4 145 FATMA NUR ÇINAR 10C 7 8 5,00 12 5 10,75 10 2 9,50 3 12 0,00 32 27 25,25 238,131 4 4 38 40 774

5 289 CEYLAN GENÇ 10C 9 8 7,00 8 7 6,25 4 4 3,00 0 2 -0,50 21 21 15,75 185,931 5 5 62 68 1293

6 435 CEMİLE ADIGÜ EL 10C 7 6 5,50 10 9 7,75 3 4 2,00 2 10 -0,50 22 29 14,75 173,706 6 6 74 80 1428

7 461 TEVFİKA YAĞDIRAN 10A 5 6 3,50 9 9 6,75 5 6 3,50 1 0 1,00 20 21 14,75 173,531 1 7 75 81 1431

8 474 ELANUR AYAZ 10C 9 10 6,50 11 7 9,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 22 22 16,50 172,241 7 8 77 84 1449

9 477 FATMA DEMİRTAŞ 10C 11 9 8,75 11 9 8,75 0 10 -2,50 5 12 2,00 27 40 17,00 170,825 8 9 78 85 1463

10 445 AYŞE GENÇ 10C 9 7 7,25 9 9 6,75 18 16 14,00 167,956 9 10 80 87 1491

11 466 NİHALS 10C 7 6 5,50 7 5 5,75 2 4 1,00 3 7 1,25 19 22 13,50 164,866 10 11 81 89 1533

12 479 FURKAN ÖZKAN 10B 6 6 4,50 7 9 4,75 3 1 2,75 1 6 -0,50 17 22 11,50 163,434 1 12 86 94 1553

13 601 MERVE SALMAN 10B 6 7 4,25 10 8 8,00 3 7 1,25 2 7 0,25 21 29 13,75 163,131 2 13 87 95 1556

14 627 AYŞE DEĞİRMENCİOĞLU10A 6 6 4,50 7 10 4,50 1 1 0,75 5 3 4,25 19 20 14,00 161,394 2 14 90 98 1573

15 509 ŞEVVAL ARSLAN 10B 6 5 4,75 7 6 5,50 2 2 1,50 1 2 0,50 16 15 12,25 160,906 3 15 92 100 1578

16 459 HİLAL AKGÜL 10B 6 6 4,50 9 9 6,75 2 5 0,75 2 2 1,50 19 22 13,50 160,584 4 16 93 101 1580

17 981 EREN AKAR 10B 3 7 1,25 8 6 6,50 4 4 3,00 4 7 2,25 19 24 13,00 158,372 5 17 95 104 1611

18 462 HASAN KABBK 10B 7 9 4,75 10 10 7,50 3 10 0,50 2 10 -0,50 22 39 12,25 156,856 6 18 99 108 1633

19 393 EMİNE ÖZTÜRK 10C 7 8 5,00 8 8 6,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 18 27 11,25 155,522 11 19 101 110 1642

20 47 ESO 10C 7 7 5,25 8 6 6,50 0 1 -0,25 15 14 11,50 153,778 12 20 104 114 1660

21 624 EMRE KAVAK 10B 5 14 1,50 9 10 6,50 2 2 1,50 7 12 4,00 23 38 13,50 153,744 7 21 105 115 1661

22 482 SEMA NUR TAŞDELEN 10B 6 9 3,75 9 11 6,25 3 7 1,25 18 27 11,25 153,641 8 22 106 116 1664

23 597 ELİF ÖZ 10B 5 7 3,25 5 8 3,00 3 2 2,50 2 6 0,50 15 23 9,25 150,956 9 23 107 117 1684

24 608 SÜMEYYE TURAN 10A 4 5 2,75 7 9 4,75 2 2 1,50 2 3 1,25 15 19 10,25 148,041 3 24 111 121 1718

25 453 AYŞ* 10B 4 7 2,25 7 5 5,75 2 4 1,00 3 6 1,50 16 22 10,50 145,038 10 25 113 124 1736

26 532 ABDULKADİR TEPEBAŞI 10A 4 5 2,75 9 8 7,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 14 18 9,50 140,722 4 26 117 128 1785

27 451 BERAT DEMİR 10C 4 9 1,75 6 9 3,75 4 6 2,50 2 11 -0,75 16 35 7,25 140,228 13 27 118 129 1791

28 592 AZİZ KESKİN 10A 6 8 4,00 8 6 6,50 1 8 -1,00 3 11 0,25 18 33 9,75 139,791 5 28 121 132 1797

29 87 YAKUP ALPAY 10B 2 3 1,25 5 8 3,00 3 4 2,00 2 1 1,75 12 16 8,00 138,178 11 29 124 135 1809

30 529 DİLAN KARADAĞ 10B 3 2 2,50 2 4 1,00 3 3 2,25 1 3 0,25 9 12 6,00 137,200 12 30 126 138 1824

31 805 ŞÜKRİYE OĞUZ 10B 4 6 2,50 7 11 4,25 3 10 0,50 1 8 -1,00 15 35 6,25 130,769 13 31 133 145 1892

32 559 MEVLÜT GÜMÜŞ 10A 3 4 2,00 3 10 0,50 3 4 2,00 1 3 0,25 10 21 4,75 130,553 6 32 134 146 1894

33 473 ŞÜKRAN KORTAK 10C 3 17 -1,25 7 8 5,00 4 7 2,25 3 6 1,50 17 38 7,50 129,922 14 33 136 148 1899

34 555 KHABİB SALTO   MENCO10A 4 10 1,50 7 8 5,00 0 4 -1,00 3 4 2,00 14 26 7,50 124,275 7 34 146 159 1943

35 499 MELEK DEĞİRMENCİOĞLU10B 2 10 -0,50 9 9 6,75 2 6 0,50 0 2 -0,50 13 27 6,25 121,250 14 35 147 160 1965

36 510 AZİZ CAN 10A 4 16 0,00 9 11 6,25 5 15 1,25 1 19 -3,75 19 61 3,75 119,000 8 36 148 161 1982

37 557 MUHAMMED KAYA 10A 3 8 1,00 2 10 -0,50 1 5 -0,25 4 6 2,50 10 29 2,75 110,622 9 37 154 170 2042

38 9 İSMAİL ÖNKOL 10A 2 16 -2,00 0 19 -4,75 2 35 -6,75
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN ARTUKLU SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)38 168 185 2350

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,2 7,0 6,48 8,4 7,1 6,65 5,5 4,5 4,34 5,2 6,7 3,55 27,3 25,3 21,02 194,570

Okul Ortalaması 5,8 7,7 3,84 7,7 8,3 5,67 3,0 4,5 1,89 2,1 5,8 0,66 18,6 26,3 12,06 157,210

KATILIMLAR
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10A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN ARTUKLU SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)38 168 185 2350

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,2 7,0 6,48 8,4 7,1 6,65 5,5 4,5 4,34 5,2 6,7 3,55 27,3 25,3 21,02 194,570

Okul Ortalaması 5,8 7,7 3,84 7,7 8,3 5,67 3,0 4,5 1,89 2,1 5,8 0,66 18,6 26,3 12,06 157,210

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 461 TEVFİKA YAĞDIRAN 10A 5 6 3,50 9 9 6,75 5 6 3,50 1 0 1,00 20 21 14,75 173,531 1 7 75 81 1431

2 627 AYŞE DEĞİRMENCİOĞLU10A 6 6 4,50 7 10 4,50 1 1 0,75 5 3 4,25 19 20 14,00 161,394 2 14 90 98 1573

3 608 SÜMEYYE TURAN 10A 4 5 2,75 7 9 4,75 2 2 1,50 2 3 1,25 15 19 10,25 148,041 3 24 111 121 1718

4 532 ABDULKADİR TEPEBAŞI 10A 4 5 2,75 9 8 7,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 14 18 9,50 140,722 4 26 117 128 1785

5 592 AZİZ KESKİN 10A 6 8 4,00 8 6 6,50 1 8 -1,00 3 11 0,25 18 33 9,75 139,791 5 28 121 132 1797

6 559 MEVLÜT GÜMÜŞ 10A 3 4 2,00 3 10 0,50 3 4 2,00 1 3 0,25 10 21 4,75 130,553 6 32 134 146 1894

7 555 KHABİB SALTO   MENCO10A 4 10 1,50 7 8 5,00 0 4 -1,00 3 4 2,00 14 26 7,50 124,275 7 34 146 159 1943

8 510 AZİZ CAN 10A 4 16 0,00 9 11 6,25 5 15 1,25 1 19 -3,75 19 61 3,75 119,000 8 36 148 161 1982

9 557 MUHAMMED KAYA 10A 3 8 1,00 2 10 -0,50 1 5 -0,25 4 6 2,50 10 29 2,75 110,622 9 37 154 170 2042

10 9 İSMAİL ÖNKOL 10A 2 16 -2,00 0 19 -4,75 2 35 -6,75
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10B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN ARTUKLU SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)38 168 185 2350

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,2 7,0 6,48 8,4 7,1 6,65 5,5 4,5 4,34 5,2 6,7 3,55 27,3 25,3 21,02 194,570

Okul Ortalaması 5,8 7,7 3,84 7,7 8,3 5,67 3,0 4,5 1,89 2,1 5,8 0,66 18,6 26,3 12,06 157,210

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 479 FURKAN ÖZKAN 10B 6 6 4,50 7 9 4,75 3 1 2,75 1 6 -0,50 17 22 11,50 163,434 1 12 86 94 1553

2 601 MERVE SALMAN 10B 6 7 4,25 10 8 8,00 3 7 1,25 2 7 0,25 21 29 13,75 163,131 2 13 87 95 1556

3 509 ŞEVVAL ARSLAN 10B 6 5 4,75 7 6 5,50 2 2 1,50 1 2 0,50 16 15 12,25 160,906 3 15 92 100 1578

4 459 HİLAL AKGÜL 10B 6 6 4,50 9 9 6,75 2 5 0,75 2 2 1,50 19 22 13,50 160,584 4 16 93 101 1580

5 981 EREN AKAR 10B 3 7 1,25 8 6 6,50 4 4 3,00 4 7 2,25 19 24 13,00 158,372 5 17 95 104 1611

6 462 HASAN KABBK 10B 7 9 4,75 10 10 7,50 3 10 0,50 2 10 -0,50 22 39 12,25 156,856 6 18 99 108 1633

7 624 EMRE KAVAK 10B 5 14 1,50 9 10 6,50 2 2 1,50 7 12 4,00 23 38 13,50 153,744 7 21 105 115 1661

8 482 SEMA NUR TAŞDELEN 10B 6 9 3,75 9 11 6,25 3 7 1,25 18 27 11,25 153,641 8 22 106 116 1664

9 597 ELİF ÖZ 10B 5 7 3,25 5 8 3,00 3 2 2,50 2 6 0,50 15 23 9,25 150,956 9 23 107 117 1684

10 453 AYŞ* 10B 4 7 2,25 7 5 5,75 2 4 1,00 3 6 1,50 16 22 10,50 145,038 10 25 113 124 1736

11 87 YAKUP ALPAY 10B 2 3 1,25 5 8 3,00 3 4 2,00 2 1 1,75 12 16 8,00 138,178 11 29 124 135 1809

12 529 DİLAN KARADAĞ 10B 3 2 2,50 2 4 1,00 3 3 2,25 1 3 0,25 9 12 6,00 137,200 12 30 126 138 1824

13 805 ŞÜKRİYE OĞUZ 10B 4 6 2,50 7 11 4,25 3 10 0,50 1 8 -1,00 15 35 6,25 130,769 13 31 133 145 1892

14 499 MELEK DEĞİRMENCİOĞLU10B 2 10 -0,50 9 9 6,75 2 6 0,50 0 2 -0,50 13 27 6,25 121,250 14 35 147 160 1965
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10C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MARDİN ARTUKLU SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)38 168 185 2350

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8,2 7,0 6,48 8,4 7,1 6,65 5,5 4,5 4,34 5,2 6,7 3,55 27,3 25,3 21,02 194,570

Okul Ortalaması 5,8 7,7 3,84 7,7 8,3 5,67 3,0 4,5 1,89 2,1 5,8 0,66 18,6 26,3 12,06 157,210

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 121 M SEFA TEKİN 10C 12 3 11,25 10 7 8,25 10 5 8,75 4 9 1,75 36 24 30,00 269,106 1 1 28 29 491

2 213 CEMRE ÖZGÜL 10C 12 3 11,25 10 6 8,50 10 4 9,00 3 9 0,75 35 22 29,50 268,878 2 2 29 30 493

3 412 MSALİH ULAŞ 10C 9 10 6,50 12 5 10,75 9 5 7,75 4 7 2,25 34 27 27,25 240,981 3 3 37 39 737

4 145 FATMA NUR ÇINAR 10C 7 8 5,00 12 5 10,75 10 2 9,50 3 12 0,00 32 27 25,25 238,131 4 4 38 40 774

5 289 CEYLAN GENÇ 10C 9 8 7,00 8 7 6,25 4 4 3,00 0 2 -0,50 21 21 15,75 185,931 5 5 62 68 1293

6 435 CEMİLE ADIGÜ EL 10C 7 6 5,50 10 9 7,75 3 4 2,00 2 10 -0,50 22 29 14,75 173,706 6 6 74 80 1428

7 474 ELANUR AYAZ 10C 9 10 6,50 11 7 9,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 22 22 16,50 172,241 7 8 77 84 1449

8 477 FATMA DEMİRTAŞ 10C 11 9 8,75 11 9 8,75 0 10 -2,50 5 12 2,00 27 40 17,00 170,825 8 9 78 85 1463

9 445 AYŞE GENÇ 10C 9 7 7,25 9 9 6,75 18 16 14,00 167,956 9 10 80 87 1491

10 466 NİHALS 10C 7 6 5,50 7 5 5,75 2 4 1,00 3 7 1,25 19 22 13,50 164,866 10 11 81 89 1533

11 393 EMİNE ÖZTÜRK 10C 7 8 5,00 8 8 6,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 18 27 11,25 155,522 11 19 101 110 1642

12 47 ESO 10C 7 7 5,25 8 6 6,50 0 1 -0,25 15 14 11,50 153,778 12 20 104 114 1660

13 451 BERAT DEMİR 10C 4 9 1,75 6 9 3,75 4 6 2,50 2 11 -0,75 16 35 7,25 140,228 13 27 118 129 1791

14 473 ŞÜKRAN KORTAK 10C 3 17 -1,25 7 8 5,00 4 7 2,25 3 6 1,50 17 38 7,50 129,922 14 33 136 148 1899
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN ARTUKLU SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS) 38 168 185 2350

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 8,22 7,04 6,47 3,41 2,12 2,88 2,49 2,40 1,90 0,97 1,55 0,58 1,53 1,03 1,27 5,44 4,48 4,32 2,41 2,56 1,77 1,24 1,99 0,74 1,56 2,15 1,02 27,27 25,32 20,95 194,570

İl Ortalaması 7,43 7,12 5,65 3,08 2,10 2,55 2,26 2,49 1,64 0,97 1,45 0,61 1,47 1,09 1,20 4,20 3,75 3,26 1,85 1,98 1,35 0,86 1,57 0,47 1,29 1,64 0,88 23,41 23,19 17,61 182,530

İlçe Ortalaması 7,46 7,01 5,71 3,11 2,02 2,60 2,28 2,43 1,67 0,98 1,45 0,62 1,48 1,10 1,20 4,26 3,81 3,30 1,87 1,92 1,39 0,88 1,60 0,48 1,32 1,61 0,92 23,64 22,95 17,89 183,280

Okul Ortalaması 5,76 7,71 3,84 3,82 1,89 3,34 1,87 3,45 1,01 0,74 1,58 0,34 1,32 1,34 0,98 3,03 4,53 1,89 0,95 2,58 0,30 0,47 1,47 0,11 0,68 1,71 0,26 18,64 26,26 12,07 157,210

KATILIMLAR

1
MARDİN / ARTUKLU
SAVUR ÇINGILLIOGLU
ANADOLU LİSESİ

10C 14 8,07 7,93 6,09 4,00 1,79 3,55 2,29 3,07 1,52 0,93 1,50 0,55 2,00 0,79 1,80 4,14 4,07 3,12 1,00 3,14 0,21 0,57 1,79 0,12 0,71 1,93 0,23 23,71 26,01 17,19 188,010

2
MARDİN / ARTUKLU
SAVUR ÇINGILLIOGLU
ANADOLU LİSESİ

10B 14 4,64 7,00 2,89 4,36 1,29 4,04 1,43 3,64 0,52 0,50 1,71 0,07 1,14 1,50 0,77 2,71 4,79 1,52 0,93 2,14 0,39 0,36 1,29 0,04 0,71 1,71 0,29 16,78 25,07 10,53 149,580

3
MARDİN / ARTUKLU
SAVUR ÇINGILLIOGLU
ANADOLU LİSESİ

10A 10 4,10 8,40 2,00 2,80 2,90 2,08 1,90 3,70 0,98 0,80 1,50 0,42 0,60 1,90 0,12 1,90 4,80 0,70 0,90 2,40 0,30 0,50 1,30 0,18 0,60 1,40 0,25 14,10 28,30 7,03 124,790
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADİR TEPEBAŞI 532 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,722 194,570 4 26 117 128 1785

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 10 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 5 2,75 14 2,00 3,84 6,47

Tarih-1 7 6 1 5,75 82 2,08 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 2 4 1,00 14 0,98 1,01 1,90

Felsefe 3 0 2 -0,50 -17 0,42 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 1 1 0,75 25 0,12 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 3,60 5,67 6,65

Matematik-1 20 1 3 0,25 1 0,70 1,89 4,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,30 0,30 1,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,18 0,11 0,74

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,26 1,02

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,72 0,66 3,55

Toplam: 80 14 18 9,50 12 7,02 12,07 20,60

TYT Türkçe  b D aA Ca c      dB

Cevap Anahtarı A CDDDADACCDCAEBCCBCEB

TYT Sosyal BbACEEDadc DEce a dE

Cevap Anahtarı A BDACEEDCCEBDEBBDBCAE

TYT Matematik b   A       a     b 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDBEEEEDCDBCDA

TYT Fen    d c              

Cevap Anahtarı A CEDCADBDBECDABEDDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 1 0 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE DEĞİRMENCİOĞLU 627 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,394 194,570 2 14 90 98 1573

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 10 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 6 4,50 23 2,00 3,84 6,47

Tarih-1 7 2 5 0,75 11 2,08 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 3 2 2,50 36 0,98 1,01 1,90

Felsefe 3 1 1 0,75 25 0,42 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 1 2 0,50 17 0,12 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 3,60 5,67 6,65

Matematik-1 20 1 1 0,75 4 0,70 1,89 4,32

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,30 0,30 1,77

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,18 0,11 0,74

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,25 0,26 1,02

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 0,72 0,66 3,55

Toplam: 80 19 20 14,00 18 7,02 12,07 20,60

TYT Türkçe  A aDb e cCe AE d B 

Cevap Anahtarı B CACDDDDAEBCDCAEBCCBC

TYT Sosyal dEDdbdbEa  EBaD eAda

Cevap Anahtarı B EEDBDACEBCCEBDDBBAEC

TYT Matematik      c A            

Cevap Anahtarı B CDADDBAACBDBEEEEDCDB

TYT Fen   Ec A  B   d b A C 

Cevap Anahtarı B BCEDCADABDBECDDDABCE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 0 2 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 0 33
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZ CAN 510 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,000 194,570 8 36 148 161 1982

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 10 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 0,00 0 2,00 3,84 6,47

Tarih-1 7 2 5 0,75 11 2,08 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 3 4 2,00 29 0,98 1,01 1,90

Felsefe 3 3 0 3,00 100 0,42 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 1 2 0,50 17 0,12 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 3,60 5,67 6,65

Matematik-1 20 5 15 1,25 6 0,70 1,89 4,32

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,30 0,30 1,77

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,18 0,11 0,74

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,25 0,26 1,02

TYT Fen 20 1 19 -3,75 -19 0,72 0,66 3,55

Toplam: 80 19 61 3,75 5 7,02 12,07 20,60

TYT Türkçe baeDeceaeDdcbcddedEB

Cevap Anahtarı A CDDDADACCDCAEBCCBCEB

TYT Sosyal BeAddccaCEdaEcBDBCdd

Cevap Anahtarı A BDACEEDCCEBDEBBDBCAE

TYT Matematik caBdeadbcEacbeCeBCbd

Cevap Anahtarı A DDBAACBDBEEEEDCDBCDA

TYT Fen bdcbeaeaBdbcbccbebad

Cevap Anahtarı A CEDCADBDBECDABEDDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 1 1 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 2 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 3 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 1 1 50
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 1 2 33
Mol Kavramı 2 0 2 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 3 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZ KESKİN 592 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,791 194,570 5 28 121 132 1797

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 10 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 8 4,00 20 2,00 3,84 6,47

Tarih-1 7 2 1 1,75 25 2,08 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 4 2 3,50 50 0,98 1,01 1,90

Felsefe 3 1 2 0,50 17 0,42 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 1 1 0,75 25 0,12 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 3,60 5,67 6,65

Matematik-1 20 1 8 -1,00 -5 0,70 1,89 4,32

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,30 0,30 1,77

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,18 0,11 0,74

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,25 0,26 1,02

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 0,72 0,66 3,55

Toplam: 80 18 33 9,75 12 7,02 12,07 20,60

TYT Türkçe CaDD  e e bAE  edCbc

Cevap Anahtarı A CDDDADACCDCAEBCCBCEB

TYT Sosyal d A   DCCcBeE eDaa E

Cevap Anahtarı A BDACEEDCCEBDEBBDBCAE

TYT Matematik D  ccae  *   c  ae  

Cevap Anahtarı A DDBAACBDBEEEEDCDBCDA

TYT Fen db  e aca aDc b aAeC

Cevap Anahtarı A CEDCADBDBECDABEDDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 1 1 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 2 0
Mol Kavramı 2 1 1 50
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ÖNKOL 9 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 10 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 16 -2,00 -10 2,00 3,84 6,47

Tarih-1 7 0 6 -1,50 -21 2,08 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 0 7 -1,75 -25 0,98 1,01 1,90

Felsefe 3 0 3 -0,75 -25 0,42 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 0 3 -0,75 -25 0,12 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 0 19 -4,75 -24 3,60 5,67 6,65

Toplam: 80 2 35 -6,75 -8 7,02 12,07 20,60

TYT Türkçe bcaDebbdac D bdebade

Cevap Anahtarı B CACDDDDAEBCDCAEBCCBC

TYT Sosyal caca debdabdceacacab

Cevap Anahtarı B EEDBDACEBCCEBDDBBAEC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 0 2 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KHABİB SALTO   MENCO 555 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,275 194,570 7 34 146 159 1943

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 10 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 10 1,50 8 2,00 3,84 6,47

Tarih-1 7 4 1 3,75 54 2,08 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 0 5 -1,25 -18 0,98 1,01 1,90

Felsefe 3 1 1 0,75 25 0,42 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 2 1 1,75 58 0,12 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 3,60 5,67 6,65

Matematik-1 20 0 4 -1,00 -5 0,70 1,89 4,32

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,30 0,30 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,18 0,11 0,74

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,26 1,02

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,72 0,66 3,55

Toplam: 80 14 26 7,50 9 7,02 12,07 20,60

TYT Türkçe  cceADc bDbea  ad  B

Cevap Anahtarı A CDDDADACCDCAEBCCBCEB

TYT Sosyal B A EaDd deac d BCAd

Cevap Anahtarı A BDACEEDCCEBDEBBDBCAE

TYT Matematik bac d               

Cevap Anahtarı A DDBAACBDBEEEEDCDBCDA

TYT Fen bbaCA d B           

Cevap Anahtarı A CEDCADBDBECDABEDDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 1 1 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 0 67
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 1 0 33
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEVLÜT GÜMÜŞ 559 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,553 194,570 6 32 134 146 1894

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 10 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 4 2,00 10 2,00 3,84 6,47

Tarih-1 7 2 3 1,25 18 2,08 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 1 3 0,25 4 0,98 1,01 1,90

Felsefe 3 0 2 -0,50 -17 0,42 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 0 2 -0,50 -17 0,12 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 3 10 0,50 3 3,60 5,67 6,65

Matematik-1 20 3 4 2,00 10 0,70 1,89 4,32

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,30 0,30 1,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,18 0,11 0,74

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,26 1,02

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,72 0,66 3,55

Toplam: 80 10 21 4,75 6 7,02 12,07 20,60

TYT Türkçe  bcD aA C     d     

Cevap Anahtarı A CDDDADACCDCAEBCCBCEB

TYT Sosyal BaAd  ab c e Bec ad 

Cevap Anahtarı A BDACEEDCCEBDEBBDBCAE

TYT Matematik D   A   cbcEa       

Cevap Anahtarı A DDBAACBDBEEEEDCDBCDA

TYT Fen Cbcd                

Cevap Anahtarı A CEDCADBDBECDABEDDABC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KAYA 557 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
110,622 194,570 9 37 154 170 2042

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 10 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 8 1,00 5 2,00 3,84 6,47

Tarih-1 7 0 3 -0,75 -11 2,08 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 2 4 1,00 14 0,98 1,01 1,90

Felsefe 3 0 0 0,00 0 0,42 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 0 3 -0,75 -25 0,12 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 2 10 -0,50 -3 3,60 5,67 6,65

Matematik-1 20 1 5 -0,25 -1 0,70 1,89 4,32

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,30 0,30 1,77

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,18 0,11 0,74

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,25 0,26 1,02

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 0,72 0,66 3,55

Toplam: 80 10 29 2,75 3 7,02 12,07 20,60

TYT Türkçe Ced aD   a  Ccbe d  

Cevap Anahtarı B CACDDDDAEBCDCAEBCCBC

TYT Sosyal     bbdEaC dcb   dba

Cevap Anahtarı B EEDBDACEBCCEBDDBBAEC

TYT Matematik d  Daed     d       

Cevap Anahtarı B CDADDBAACBDBEEEEDCDB

TYT Fen d b CA   eB  b  e Cc

Cevap Anahtarı B BCEDCADABDBECDDDABCE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 0 2 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 0 67
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 1 1 33
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 2 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE TURAN 608 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,041 194,570 3 24 111 121 1718

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 10 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 5 2,75 14 2,00 3,84 6,47

Tarih-1 7 4 3 3,25 46 2,08 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 2 2 1,50 21 0,98 1,01 1,90

Felsefe 3 1 2 0,50 17 0,42 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 0 2 -0,50 -17 0,12 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 3,60 5,67 6,65

Matematik-1 20 2 2 1,50 8 0,70 1,89 4,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,30 0,30 1,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,18 0,11 0,74

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,25 0,26 1,02

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,72 0,66 3,55

Toplam: 80 15 19 10,25 13 7,02 12,07 20,60

TYT Türkçe  aa   A  D AE ed   a

Cevap Anahtarı A CDDDADACCDCAEBCCBCEB

TYT Sosyal dbdCEED  c DEaaDcdd 

Cevap Anahtarı A BDACEEDCCEBDEBBDBCAE

TYT Matematik D   A  b c          

Cevap Anahtarı A DDBAACBDBEEEEDCDBCDA

TYT Fen    d D         e A a

Cevap Anahtarı A CEDCADBDBECDABEDDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TEVFİKA YAĞDIRAN 461 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,531 194,570 1 7 75 81 1431

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 10 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 6 3,50 18 2,00 3,84 6,47

Tarih-1 7 6 1 5,75 82 2,08 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 2 4 1,00 14 0,98 1,01 1,90

Felsefe 3 1 2 0,50 17 0,42 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 0 2 -0,50 -17 0,12 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 3,60 5,67 6,65

Matematik-1 20 5 6 3,50 18 0,70 1,89 4,32

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,30 0,30 1,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,18 0,11 0,74

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,26 1,02

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,72 0,66 3,55

Toplam: 80 20 21 14,75 18 7,02 12,07 20,60

TYT Türkçe  bcD aA CaCc      dB

Cevap Anahtarı A CDDDADACCDCAEBCCBCEB

TYT Sosyal BbACEEDadc DEceDa dd

Cevap Anahtarı A BDACEEDCCEBDEBBDBCAE

TYT Matematik D c A dDcc Ea b   D 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDBEEEEDCDBCDA

TYT Fen  E                  

Cevap Anahtarı A CEDCADBDBECDABEDDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 1 1 50
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 2 1 67
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 2 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞ* 453 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,038 194,570 10 25 113 124 1736

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 7 2,25 11 2,89 3,84 6,47

Tarih-1 7 3 1 2,75 39 4,04 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 2 1 1,75 25 0,52 1,01 1,90

Felsefe 3 0 2 -0,50 -17 0,07 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 2 1 1,75 58 0,77 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 5,39 5,67 6,65

Matematik-1 20 2 4 1,00 5 1,52 1,89 4,32

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,39 0,30 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,04 0,11 0,74

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,29 0,26 1,02

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 0,71 0,66 3,55

Toplam: 80 16 22 10,50 13 10,52 12,07 20,60

TYT Türkçe   dbbD   aC aAd dC  

Cevap Anahtarı B CACDDDDAEBCDCAEBCCBC

TYT Sosyal E DB  dE    Bb eecEC

Cevap Anahtarı B EEDBDACEBCCEBDDBBAEC

TYT Matematik  e Dae A    b       

Cevap Anahtarı B CDADDBAACBDBEEEEDCDB

TYT Fen a b aA  B     beA  c

Cevap Anahtarı B BCEDCADABDBECDDDABCE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 2 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN KARADAĞ 529 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,200 194,570 12 30 126 138 1824

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 2 2,50 13 2,89 3,84 6,47

Tarih-1 7 2 0 2,00 29 4,04 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 0 2 -0,50 -7 0,52 1,01 1,90

Felsefe 3 0 0 0,00 0 0,07 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 0 2 -0,50 -17 0,77 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 2 4 1,00 5 5,39 5,67 6,65

Matematik-1 20 3 3 2,25 11 1,52 1,89 4,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,39 0,30 1,77

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,11 0,74

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,29 0,26 1,02

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,71 0,66 3,55

Toplam: 80 9 12 6,00 8 10,52 12,07 20,60

TYT Türkçe   DD       A  e   b 

Cevap Anahtarı A CDDDADACCDCAEBCCBCEB

TYT Sosyal   A   D    a a    bc

Cevap Anahtarı A BDACEEDCCEBDEBBDBCAE

TYT Matematik D  bA   cd E        

Cevap Anahtarı A DDBAACBDBEEEEDCDBCDA

TYT Fen      c       cc  A  

Cevap Anahtarı A CEDCADBDBECDABEDDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZ 597 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,956 194,570 9 23 107 117 1684

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 7 3,25 16 2,89 3,84 6,47

Tarih-1 7 3 2 2,50 36 4,04 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 1 2 0,50 7 0,52 1,01 1,90

Felsefe 3 0 3 -0,75 -25 0,07 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 1 1 0,75 25 0,77 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 5,39 5,67 6,65

Matematik-1 20 3 2 2,50 13 1,52 1,89 4,32

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,39 0,30 1,77

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,11 0,74

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,29 0,26 1,02

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,71 0,66 3,55

Toplam: 80 15 23 9,25 12 10,52 12,07 20,60

TYT Türkçe CceDe   e  A BbC d c

Cevap Anahtarı A CDDDADACCDCAEBCCBCEB

TYT Sosyal Ba bE DC   ea eaaC d

Cevap Anahtarı A BDACEEDCCEBDEBBDBCAE

TYT Matematik D   A    d Ea       

Cevap Anahtarı A DDBAACBDBEEEEDCDBCDA

TYT Fen Cb d cB      ca  d  

Cevap Anahtarı A CEDCADBDBECDABEDDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 1 1 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 0 33
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 2 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE KAVAK 624 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,744 194,570 7 21 105 115 1661

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 1,50 8 2,89 3,84 6,47

Tarih-1 7 5 2 4,50 64 4,04 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,52 1,01 1,90

Felsefe 3 1 1 0,75 25 0,07 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 2 1 1,75 58 0,77 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 5,39 5,67 6,65

Matematik-1 20 2 2 1,50 8 1,52 1,89 4,32

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,39 0,30 1,77

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,04 0,11 0,74

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,29 0,26 1,02

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 0,71 0,66 3,55

Toplam: 80 23 38 13,50 17 10,52 12,07 20,60

TYT Türkçe acbcceAadedca eCBCEa

Cevap Anahtarı A CDDDADACCDCAEBCCBCEB

TYT Sosyal BbAdEEDaddaaEaeD CdE

Cevap Anahtarı A BDACEEDCCEBDEBBDBCAE

TYT Matematik D  e     b        D 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDBEEEEDCDBCDA

TYT Fen CEcd DaDebCeeeEeeAed

Cevap Anahtarı A CEDCADBDBECDABEDDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 2 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 0 33
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 2 0 100
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 1 2 33
Mol Kavramı 2 1 1 50
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 2 1 67
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKAR 981 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,372 194,570 5 17 95 104 1611

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 7 1,25 6 2,89 3,84 6,47

Tarih-1 7 4 1 3,75 54 4,04 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 2 4 1,00 14 0,52 1,01 1,90

Felsefe 3 1 1 0,75 25 0,07 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 1 0 1,00 33 0,77 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 5,39 5,67 6,65

Matematik-1 20 4 4 3,00 15 1,52 1,89 4,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,39 0,30 1,77

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,04 0,11 0,74

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,29 0,26 1,02

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 0,71 0,66 3,55

Toplam: 80 19 24 13,00 16 10,52 12,07 20,60

TYT Türkçe d   cD  dB  dA   adb

Cevap Anahtarı B CACDDDDAEBCDCAEBCCBC

TYT Sosyal E D DAbEad EeeD d E 

Cevap Anahtarı B EEDBDACEBCCEBDDBBAEC

TYT Matematik Cb DDe A    a    d  

Cevap Anahtarı B CDADDBAACBDBEEEEDCDB

TYT Fen aCaad   B B d e Ad  

Cevap Anahtarı B BCEDCADABDBECDDDABCE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 1 0 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 1 0 33
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ÖZKAN 479 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,434 194,570 1 12 86 94 1553

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 6 4,50 23 2,89 3,84 6,47

Tarih-1 7 6 1 5,75 82 4,04 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 0 4 -1,00 -14 0,52 1,01 1,90

Felsefe 3 0 3 -0,75 -25 0,07 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 1 1 0,75 25 0,77 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 5,39 5,67 6,65

Matematik-1 20 3 1 2,75 14 1,52 1,89 4,32

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,39 0,30 1,77

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,11 0,74

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,29 0,26 1,02

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 0,71 0,66 3,55

Toplam: 80 17 22 11,50 14 10,52 12,07 20,60

TYT Türkçe  cDDe e e  AEBbC   c

Cevap Anahtarı A CDDDADACCDCAEBCCBCEB

TYT Sosyal BaACEEDadc  a eaaC d

Cevap Anahtarı A BDACEEDCCEBDEBBDBCAE

TYT Matematik D   A      Ea       

Cevap Anahtarı A DDBAACBDBEEEEDCDBCDA

TYT Fen Cb d c       ca  d  

Cevap Anahtarı A CEDCADBDBECDABEDDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 1 1 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 0 33
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 2 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KABBK 462 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,856 194,570 6 18 99 108 1633

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 9 4,75 24 2,89 3,84 6,47

Tarih-1 7 6 1 5,75 82 4,04 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 0,52 1,01 1,90

Felsefe 3 1 2 0,50 17 0,07 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 1 2 0,50 17 0,77 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 5,39 5,67 6,65

Matematik-1 20 3 10 0,50 3 1,52 1,89 4,32

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,39 0,30 1,77

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,04 0,11 0,74

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,29 0,26 1,02

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 0,71 0,66 3,55

Toplam: 80 22 39 12,25 15 10,52 12,07 20,60

TYT Türkçe Cb bDDaAdBCaCc eab  

Cevap Anahtarı B CACDDDDAEBCDCAEBCCBC

TYT Sosyal EEDBbACEcadcdDDaedEa

Cevap Anahtarı B EEDBDACEBCCEBDDBBAEC

TYT Matematik  bADac Ae e dada b  

Cevap Anahtarı B CDADDBAACBDBEEEEDCDB

TYT Fen adaed* c e   *eDA   

Cevap Anahtarı B BCEDCADABDBECDDDABCE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 1 1 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 2 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 2 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 1 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL AKGÜL 459 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,584 194,570 4 16 93 101 1580

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 6 4,50 23 2,89 3,84 6,47

Tarih-1 7 6 1 5,75 82 4,04 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 1 4 0,00 0 0,52 1,01 1,90

Felsefe 3 1 2 0,50 17 0,07 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 1 2 0,50 17 0,77 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 5,39 5,67 6,65

Matematik-1 20 2 5 0,75 4 1,52 1,89 4,32

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,39 0,30 1,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 0,11 0,74

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,29 0,26 1,02

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,71 0,66 3,55

Toplam: 80 19 22 13,50 17 10,52 12,07 20,60

TYT Türkçe CDDb  A dD c cd  e B

Cevap Anahtarı A CDDDADACCDCAEBCCBCEB

TYT Sosyal BcACEEDad  cEceDcCbd

Cevap Anahtarı A BDACEEDCCEBDEBBDBCAE

TYT Matematik D e   d  daE      b 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDBEEEEDCDBCDA

TYT Fen Ca e             A  

Cevap Anahtarı A CEDCADBDBECDABEDDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 1 1 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK DEĞİRMENCİOĞLU 499 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
121,250 194,570 14 35 147 160 1965

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 10 -0,50 -3 2,89 3,84 6,47

Tarih-1 7 6 1 5,75 82 4,04 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 2 3 1,25 18 0,52 1,01 1,90

Felsefe 3 1 2 0,50 17 0,07 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 0 3 -0,75 -25 0,77 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 5,39 5,67 6,65

Matematik-1 20 2 6 0,50 3 1,52 1,89 4,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,39 0,30 1,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 0,11 0,74

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,29 0,26 1,02

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,71 0,66 3,55

Toplam: 80 13 27 6,25 8 10,52 12,07 20,60

TYT Türkçe e ae Deb cec bE d   

Cevap Anahtarı B CACDDDDAEBCDCAEBCCBC

TYT Sosyal EEDBbACEcad  DDaedde

Cevap Anahtarı B EEDBDACEBCCEBDDBBAEC

TYT Matematik  b b c A d  daE     

Cevap Anahtarı B CDADDBAACBDBEEEEDCDB

TYT Fen     d              a

Cevap Anahtarı B BCEDCADABDBECDDDABCE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 0 2 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE SALMAN 601 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,131 194,570 2 13 87 95 1556

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 7 4,25 21 2,89 3,84 6,47

Tarih-1 7 6 1 5,75 82 4,04 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 1 4 0,00 0 0,52 1,01 1,90

Felsefe 3 1 2 0,50 17 0,07 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 2 1 1,75 58 0,77 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 5,39 5,67 6,65

Matematik-1 20 3 7 1,25 6 1,52 1,89 4,32

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,39 0,30 1,77

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,04 0,11 0,74

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,29 0,26 1,02

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 0,71 0,66 3,55

Toplam: 80 21 29 13,75 17 10,52 12,07 20,60

TYT Türkçe eeCDDb AbB Dac c    

Cevap Anahtarı B CACDDDDAEBCDCAEBCCBC

TYT Sosyal EEDBbACEcad  cDceAdC

Cevap Anahtarı B EEDBDACEBCCEBDDBBAEC

TYT Matematik ec D a A  a daE    c

Cevap Anahtarı B CDADDBAACBDBEEEEDCDB

TYT Fen  e D A   b b c b e a

Cevap Anahtarı B BCEDCADABDBECDDDABCE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 1 1 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 0 33
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 2 0
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 2 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA NUR TAŞDELEN 482 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,641 194,570 8 22 106 116 1664

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 9 3,75 19 2,89 3,84 6,47

Tarih-1 7 6 1 5,75 82 4,04 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 0,52 1,01 1,90

Felsefe 3 1 2 0,50 17 0,07 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 0 3 -0,75 -25 0,77 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 5,39 5,67 6,65

Matematik-1 20 3 7 1,25 6 1,52 1,89 4,32

Toplam: 80 18 27 11,25 14 10,52 12,07 20,60

TYT Türkçe e abcDaAdBCaCcE d   

Cevap Anahtarı B CACDDDDAEBCDCAEBCCBC

TYT Sosyal EEDBbACEcadcdDDaedde

Cevap Anahtarı B EEDBDACEBCCEBDDBBAEC

TYT Matematik  b Dac A d  caE  b  

Cevap Anahtarı B CDADDBAACBDBEEEEDCDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 0 2 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ARSLAN 509 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,906 194,570 3 15 92 100 1578

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 5 4,75 24 2,89 3,84 6,47

Tarih-1 7 2 2 1,50 21 4,04 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 3 3 2,25 32 0,52 1,01 1,90

Felsefe 3 0 0 0,00 0 0,07 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 2 1 1,75 58 0,77 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 5,39 5,67 6,65

Matematik-1 20 2 2 1,50 8 1,52 1,89 4,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,39 0,30 1,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 0,11 0,74

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,29 0,26 1,02

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,71 0,66 3,55

Toplam: 80 16 15 12,25 15 10,52 12,07 20,60

TYT Türkçe a cD  A  D AE be Cb 

Cevap Anahtarı A CDDDADACCDCAEBCCBCEB

TYT Sosyal   A ccDeCa DEa   CAd

Cevap Anahtarı A BDACEEDCCEBDEBBDBCAE

TYT Matematik D   A   cd          

Cevap Anahtarı A DDBAACBDBEEEEDCDBCDA

TYT Fen               c  A a

Cevap Anahtarı A CEDCADBDBECDABEDDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 1 1 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRİYE OĞUZ 805 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,769 194,570 13 31 133 145 1892

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 6 2,50 13 2,89 3,84 6,47

Tarih-1 7 4 2 3,50 50 4,04 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 2 4 1,00 14 0,52 1,01 1,90

Felsefe 3 0 3 -0,75 -25 0,07 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 1 2 0,50 17 0,77 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 5,39 5,67 6,65

Matematik-1 20 3 10 0,50 3 1,52 1,89 4,32

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,39 0,30 1,77

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,04 0,11 0,74

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,29 0,26 1,02

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 0,71 0,66 3,55

Toplam: 80 15 35 6,25 8 10,52 12,07 20,60

TYT Türkçe  caD cb C  AE b    c

Cevap Anahtarı A CDDDADACCDCAEBCCBCEB

TYT Sosyal B ACEacCd cDacecaCdd

Cevap Anahtarı A BDACEEDCCEBDEBBDBCAE

TYT Matematik D c Add cdaEab c a  

Cevap Anahtarı A DDBAACBDBEEEEDCDBCDA

TYT Fen   Dd c  c da  a a  e

Cevap Anahtarı A CEDCADBDBECDABEDDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 1 1 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 2 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP ALPAY 87 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,178 194,570 11 29 124 135 1809

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 3 1,25 6 2,89 3,84 6,47

Tarih-1 7 2 2 1,50 21 4,04 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 1 4 0,00 0 0,52 1,01 1,90

Felsefe 3 0 1 -0,25 -8 0,07 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 2 1 1,75 58 0,77 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 5,39 5,67 6,65

Matematik-1 20 3 4 2,00 10 1,52 1,89 4,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,39 0,30 1,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 0,11 0,74

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,29 0,26 1,02

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,71 0,66 3,55

Toplam: 80 12 16 8,00 10 10,52 12,07 20,60

TYT Türkçe   b DD  d          e

Cevap Anahtarı B CACDDDDAEBCDCAEBCCBC

TYT Sosyal   De Ab Bb ccb  eAdC

Cevap Anahtarı B EEDBDACEBCCEBDDBBAEC

TYT Matematik    D a A   cb Ea    

Cevap Anahtarı B CDADDBAACBDBEEEEDCDB

TYT Fen   E d           A   

Cevap Anahtarı B BCEDCADABDBECDDDABCE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 1 1 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 1 0 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GENÇ 445 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,956 194,570 9 10 80 87 1491

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 7,25 36 6,09 3,84 6,47

Tarih-1 7 3 3 2,25 32 3,55 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 2 4 1,00 14 1,52 1,01 1,90

Felsefe 3 1 2 0,50 17 0,55 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 3 0 3,00 100 1,80 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,43 5,67 6,65

Toplam: 80 18 16 14,00 18 17,21 12,07 20,60

TYT Türkçe C DDA A eDbAEBa dbbd

Cevap Anahtarı A CDDDADACCDCAEBCCBCEB

TYT Sosyal  aAdEEeCec cEaeDeCAE

Cevap Anahtarı A BDACEEDCCEBDEBBDBCAE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 2 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT DEMİR 451 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,228 194,570 13 27 118 129 1791

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 9 1,75 9 6,09 3,84 6,47

Tarih-1 7 3 3 2,25 32 3,55 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 2 4 1,00 14 1,52 1,01 1,90

Felsefe 3 1 1 0,75 25 0,55 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 0 1 -0,25 -8 1,80 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 7,43 5,67 6,65

Matematik-1 20 4 6 2,50 13 3,12 1,89 4,32

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,21 0,30 1,77

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,12 0,11 0,74

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,23 0,26 1,02

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 0,57 0,66 3,55

Toplam: 80 16 35 7,25 9 17,21 12,07 20,60

TYT Türkçe CcaDcbAd   b   bae B

Cevap Anahtarı A CDDDADACCDCAEBCCBCEB

TYT Sosyal dbA EbDd aBeEceD b  

Cevap Anahtarı A BDACEEDCCEBDEBBDBCAE

TYT Matematik D eeA  D   E    daed

Cevap Anahtarı A DDBAACBDBEEEEDCDBCDA

TYT Fen abeb aab     aEb Aeb

Cevap Anahtarı A CEDCADBDBECDABEDDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 0 1 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 2 1 67
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMİLE ADIGÜ EL 435 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,706 194,570 6 6 74 80 1428

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 6 5,50 28 6,09 3,84 6,47

Tarih-1 7 3 4 2,00 29 3,55 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 3 3 2,25 32 1,52 1,01 1,90

Felsefe 3 1 2 0,50 17 0,55 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 3 0 3,00 100 1,80 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,43 5,67 6,65

Matematik-1 20 3 4 2,00 10 3,12 1,89 4,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,21 0,30 1,77

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,12 0,11 0,74

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,23 0,26 1,02

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 0,57 0,66 3,55

Toplam: 80 22 29 14,75 18 17,21 12,07 20,60

TYT Türkçe aaDD  b CeaAE dCB   

Cevap Anahtarı A CDDDADACCDCAEBCCBCEB

TYT Sosyal acAbEdDC EaaEaeDcCAE

Cevap Anahtarı A BDACEEDCCEBDEBBDBCAE

TYT Matematik D   c B ab E  b     

Cevap Anahtarı A DDBAACBDBEEEEDCDBCDA

TYT Fen Cbed c  a b  ea ce C

Cevap Anahtarı A CEDCADBDBECDABEDDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 2 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 2 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE ÖZGÜL 213 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,878 194,570 2 2 29 30 493

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 3 11,25 56 6,09 3,84 6,47

Tarih-1 7 6 1 5,75 82 3,55 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 2 3 1,25 18 1,52 1,01 1,90

Felsefe 3 0 1 -0,25 -8 0,55 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 2 1 1,75 58 1,80 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,43 5,67 6,65

Matematik-1 20 10 4 9,00 45 3,12 1,89 4,32

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,21 0,30 1,77

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,12 0,11 0,74

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,23 0,26 1,02

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 0,57 0,66 3,55

Toplam: 80 35 22 29,50 37 17,21 12,07 20,60

TYT Türkçe CcDD  A CDCAE CCBbb 

Cevap Anahtarı A CDDDADACCDCAEBCCBCEB

TYT Sosyal BeACEEDC dBaa d  aAE

Cevap Anahtarı A BDACEEDCCEBDEBBDBCAE

TYT Matematik b c ACBDaEEE  C BCb 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDBEEEEDCDBCDA

TYT Fen dcDCA aeca   da  b  

Cevap Anahtarı A CEDCADBDBECDABEDDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 1 1 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 2 2 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 2 33
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 1 0 50
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 2 0 67
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 3 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 2 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLAN GENÇ 289 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,931 194,570 5 5 62 68 1293

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 7,00 35 6,09 3,84 6,47

Tarih-1 7 4 1 3,75 54 3,55 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 1 4 0,00 0 1,52 1,01 1,90

Felsefe 3 1 1 0,75 25 0,55 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 2 1 1,75 58 1,80 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,43 5,67 6,65

Matematik-1 20 4 4 3,00 15 3,12 1,89 4,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,21 0,30 1,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,12 0,11 0,74

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,26 1,02

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,57 0,66 3,55

Toplam: 80 21 21 15,75 20 17,21 12,07 20,60

TYT Türkçe dcC aDecb CDCAEc eBC

Cevap Anahtarı B CACDDDDAEBCDCAEBCCBC

TYT Sosyal dED DA  ea dBaD ebEC

Cevap Anahtarı B EEDBDACEBCCEBDDBBAEC

TYT Matematik d  Dc  ACB a     b  

Cevap Anahtarı B CDADDBAACBDBEEEEDCDB

TYT Fen ad                  

Cevap Anahtarı B BCEDCADABDBECDDDABCE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 2 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR AYAZ 474 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,241 194,570 7 8 77 84 1449

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 6,50 33 6,09 3,84 6,47

Tarih-1 7 5 1 4,75 68 3,55 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 3 3 2,25 32 1,52 1,01 1,90

Felsefe 3 1 2 0,50 17 0,55 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 2 1 1,75 58 1,80 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,43 5,67 6,65

Matematik-1 20 0 1 -0,25 -1 3,12 1,89 4,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,21 0,30 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,12 0,11 0,74

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,26 1,02

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,57 0,66 3,55

Toplam: 80 22 22 16,50 21 17,21 12,07 20,60

TYT Türkçe  AbDcbbAdBCDbAEdbdBe

Cevap Anahtarı B CACDDDDAEBCDCAEBCCBC

TYT Sosyal EaD DACEBaeE ebcBAdC

Cevap Anahtarı B EEDBDACEBCCEBDDBBAEC

TYT Matematik    b                

Cevap Anahtarı B CDADDBAACBDBEEEEDCDB

TYT Fen aCb bc  B           

Cevap Anahtarı B BCEDCADABDBECDDDABCE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 1 1 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ÖZTÜRK 393 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,522 194,570 11 19 101 110 1642

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 8 5,00 25 6,09 3,84 6,47

Tarih-1 7 4 1 3,75 54 3,55 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 2 4 1,00 14 1,52 1,01 1,90

Felsefe 3 1 2 0,50 17 0,55 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 1 1 0,75 25 1,80 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 7,43 5,67 6,65

Matematik-1 20 2 5 0,75 4 3,12 1,89 4,32

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,21 0,30 1,77

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,12 0,11 0,74

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,23 0,26 1,02

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 0,57 0,66 3,55

Toplam: 80 18 27 11,25 14 17,21 12,07 20,60

TYT Türkçe  AaaDD cdaCeaAd  CB 

Cevap Anahtarı B CACDDDDAEBCDCAEBCCBC

TYT Sosyal EED c CEae EaaDce Ea

Cevap Anahtarı B EEDBDACEBCCEBDDBBAEC

TYT Matematik  D D   d c ad    b  

Cevap Anahtarı B CDADDBAACBDBEEEEDCDB

TYT Fen   bed   B a     e  a

Cevap Anahtarı B BCEDCADABDBECDDDABCE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 1 1 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 1 33
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 2 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESO 47 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,778 194,570 12 20 104 114 1660

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 7 5,25 26 6,09 3,84 6,47

Tarih-1 7 2 3 1,25 18 3,55 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 2 2 1,50 21 1,52 1,01 1,90

Felsefe 3 1 1 0,75 25 0,55 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 3 0 3,00 100 1,80 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,43 5,67 6,65

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,30 1,77

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,12 0,11 0,74

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,26 1,02

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,57 0,66 3,55

Toplam: 80 15 14 11,50 14 17,21 12,07 20,60

TYT Türkçe  eCbDba cBCD AE  e d

Cevap Anahtarı B CACDDDDAEBCDCAEBCCBC

TYT Sosyal cED b aEa  E cD dAEC

Cevap Anahtarı B EEDBDACEBCCEBDDBBAEC

TYT Fen    e                

Cevap Anahtarı B BCEDCADABDBECDDDABCE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 2 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA DEMİRTAŞ 477 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,825 194,570 8 9 78 85 1463

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,75 44 6,09 3,84 6,47

Tarih-1 7 5 2 4,50 64 3,55 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 1,52 1,01 1,90

Felsefe 3 1 2 0,50 17 0,55 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 3 0 3,00 100 1,80 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,43 5,67 6,65

Matematik-1 20 0 10 -2,50 -13 3,12 1,89 4,32

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,21 0,30 1,77

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,12 0,11 0,74

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,23 0,26 1,02

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 0,57 0,66 3,55

Toplam: 80 27 40 17,00 21 17,21 12,07 20,60

TYT Türkçe deCbDDaAdceDeAEBCCBd

Cevap Anahtarı B CACDDDDAEBCDCAEBCCBC

TYT Sosyal EEaBDbCacaCaBbbBeAEC

Cevap Anahtarı B EEDBDACEBCCEBDDBBAEC

TYT Matematik eecbbeccbd          

Cevap Anahtarı B CDADDBAACBDBEEEEDCDB

TYT Fen aCacddcAe dcdDeaA C 

Cevap Anahtarı B BCEDCADABDBECDDDABCE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 2 0 100
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 0 1 0
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 1 1 50
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 3 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 2 0
Mol Kavramı 2 1 1 50
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 0 33
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR ÇINAR 145 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,131 194,570 4 4 38 40 774

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 8 5,00 25 6,09 3,84 6,47

Tarih-1 7 5 1 4,75 68 3,55 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 3 2 2,50 36 1,52 1,01 1,90

Felsefe 3 2 1 1,75 58 0,55 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 2 1 1,75 58 1,80 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,43 5,67 6,65

Matematik-1 20 10 2 9,50 48 3,12 1,89 4,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,21 0,30 1,77

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,12 0,11 0,74

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,23 0,26 1,02

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 0,57 0,66 3,55

Toplam: 80 32 27 25,25 32 17,21 12,07 20,60

TYT Türkçe CcDDbDe eD bE C dbc 

Cevap Anahtarı A CDDDADACCDCAEBCCBCEB

TYT Sosyal e ACEEDC a aEBBDeCAd

Cevap Anahtarı A BDACEEDCCEBDEBBDBCAE

TYT Matematik D   AC DBdE  DC B De

Cevap Anahtarı A DDBAACBDBEEEEDCDBCDA

TYT Fen bab Ab e b  AebbeAda

Cevap Anahtarı A CEDCADBDBECDABEDDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 1 1 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 2 0 67
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 1 0 50
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 2 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 2 33
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M SEFA TEKİN 121 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,106 194,570 1 1 28 29 491

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 3 11,25 56 6,09 3,84 6,47

Tarih-1 7 6 1 5,75 82 3,55 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 2 4 1,00 14 1,52 1,01 1,90

Felsefe 3 0 1 -0,25 -8 0,55 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 2 1 1,75 58 1,80 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,43 5,67 6,65

Matematik-1 20 10 5 8,75 44 3,12 1,89 4,32

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,21 0,30 1,77

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,12 0,11 0,74

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,23 0,26 1,02

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 0,57 0,66 3,55

Toplam: 80 36 24 30,00 38 17,21 12,07 20,60

TYT Türkçe CcDD  A CDCAE CCBbb 

Cevap Anahtarı A CDDDADACCDCAEBCCBCEB

TYT Sosyal BeACEEDC dBcaac  CAd

Cevap Anahtarı A BDACEEDCCEBDEBBDBCAE

TYT Matematik b c ACBDaEEE  C BCbe

Cevap Anahtarı A DDBAACBDBEEEEDCDBCDA

TYT Fen dcDCADaeca   da  b  

Cevap Anahtarı A CEDCADBDBECDABEDDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 1 1 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 2 2 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 1 2 33
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 1 0 50
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 2 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 3 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 3 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 2 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MSALİH ULAŞ 412 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,981 194,570 3 3 37 39 737

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 6,50 33 6,09 3,84 6,47

Tarih-1 7 5 1 4,75 68 3,55 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 4 1 3,75 54 1,52 1,01 1,90

Felsefe 3 1 2 0,50 17 0,55 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 2 1 1,75 58 1,80 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,43 5,67 6,65

Matematik-1 20 9 5 7,75 39 3,12 1,89 4,32

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,21 0,30 1,77

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,12 0,11 0,74

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,23 0,26 1,02

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 0,57 0,66 3,55

Toplam: 80 34 27 27,25 34 17,21 12,07 20,60

TYT Türkçe  cabaDedbaCDCAEcCeBC

Cevap Anahtarı B CACDDDDAEBCDCAEBCCBC

TYT Sosyal dED DACE a EBDDeeAdC

Cevap Anahtarı B EEDBDACEBCCEBDDBBAEC

TYT Matematik CbeDc  ACB aEEaE C  

Cevap Anahtarı B CDADDBAACBDBEEEEDCDB

TYT Fen ad DC aABaca    b   

Cevap Anahtarı B BCEDCADABDBECDDDABCE

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 1 1 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 3 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 2 0 100
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 3 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 1 0 100
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİHALS 466 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,866 194,570 10 11 81 89 1533

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 6 5,50 28 6,09 3,84 6,47

Tarih-1 7 3 2 2,50 36 3,55 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 1 1 0,75 11 1,52 1,01 1,90

Felsefe 3 1 1 0,75 25 0,55 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 2 1 1,75 58 1,80 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 7,43 5,67 6,65

Matematik-1 20 2 4 1,00 5 3,12 1,89 4,32

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,21 0,30 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,12 0,11 0,74

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,23 0,26 1,02

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 0,57 0,66 3,55

Toplam: 80 19 22 13,50 17 17,21 12,07 20,60

TYT Türkçe CbaD  b CDaAE dC d  

Cevap Anahtarı A CDDDADACCDCAEBCCBCEB

TYT Sosyal B  dEaD  d  E eD CAd

Cevap Anahtarı A BDACEEDCCEBDEBBDBCAE

TYT Matematik Da  A   eb  b       

Cevap Anahtarı A DDBAACBDBEEEEDCDBCDA

TYT Fen  b aA a      BcbeA e

Cevap Anahtarı A CEDCADBDBECDABEDDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 1 1 50
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 1 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 1 1 33
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 0 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 1 1 33
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SINAVI (ÖDS)

MARDİN / ARTUKLU / SAVUR ÇINGILLIOGLU ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRAN KORTAK 473 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
129,922 194,570 14 33 136 148 1899

Puanı Hesaplanan: 37 158 175 2123

Katılımlar: 14 38 168 185 2350

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -1,25 -6 6,09 3,84 6,47

Tarih-1 7 2 1 1,75 25 3,55 3,34 2,88

Coğrafya-1 7 3 3 2,25 32 1,52 1,01 1,90

Felsefe 3 1 2 0,50 17 0,55 0,34 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 3 1 2 0,50 17 1,80 0,98 1,27

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,43 5,67 6,65

Matematik-1 20 4 7 2,25 11 3,12 1,89 4,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,21 0,30 1,77

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,12 0,11 0,74

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,23 0,26 1,02

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 0,57 0,66 3,55

Toplam: 80 17 38 7,50 9 17,21 12,07 20,60

TYT Türkçe daaDeDcbeeabdaCaeeca

Cevap Anahtarı A CDDDADACCDCAEBCCBCEB

TYT Sosyal     EbDd EBaEceDeeAb

Cevap Anahtarı A BDACEEDCCEBDEBBDBCAE

TYT Matematik DcceAdcD   b  C d   

Cevap Anahtarı A DDBAACBDBEEEEDCDBCDA

TYT Fen    b a a      EDeAae

Cevap Anahtarı A CEDCADBDBECDABEDDABC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0
Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Destan Dönemi Türk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Beyliği   nin devletleşme sürecini Bizans   la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0
Rumeli   deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 2 0 2 0
İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0
Pascal üçgenini açıklar. 1 1 0 100
Binom açılımını yapar. 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 2 1 1 50
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 3 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2 1 0 50
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 2 0 0 0
Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 2 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Temel Kanunları 3 0 1 0
Mol Kavramı 2 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 1 0 0 0
Homojen ve Heterojen Karışımlar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 3 2 1 67
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
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